
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GAZİANTEP ŞAHİNBEY EMİRE MUSTAFA TEZEL ORTAOKULU 8. SINIF 2.DENEME 159 1183 1664 42188

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 7 9,80 5 4 3,98 5 5 3,06 5 4 3,57 7 7 4,45 9 8 6,26 43 35 31,12 229,060

Okul Ortalaması 12 7 9,13 5 4 3,88 4 5 2,55 5 4 3,77 5 9 2,37 8 10 4,95 40 40 26,65 207,290

KATILIMLAR

1 1389 ECE YILDIRIM 8F 18 2 17,33 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 14 2 13,33 13 4 11,67 73 10 69,66 391,477 1 1 72 77 3671
% 8,70

2 640 EMİNE YAMAN 8F 15 5 13,33 9 1 8,67 5 5 3,33 10 0 10,00 17 2 16,33 14 5 12,33 70 18 63,99 385,827 2 2 80 85 3950
% 9,36

3 741 NİSAGÜL BAYRAMOĞLU8F 18 2 17,33 8 2 7,33 4 6 2,00 8 2 7,33 15 3 14,00 13 7 10,67 66 22 58,66 370,713 3 3 95 103 4766
% 11

4 907 FERİDE SUDE DEMİR 8F 18 2 17,33 8 2 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 12 1 11,67 11 7 8,67 66 15 61,00 356,023 4 4 115 126 5653
% 13

5 1826 TUANA ASLAN 8A 18 2 17,33 8 0 8,00 7 3 6,00 9 1 8,67 12 4 10,67 12 8 9,33 66 18 60,00 352,107 1 5 119 132 5935
% 14

6 1406 HANIM DİLA DEVECİ 8A 17 3 16,00 9 1 8,67 7 3 6,00 8 2 7,33 9 5 7,33 16 4 14,67 66 18 60,00 351,767 2 6 120 133 5958
% 14

7 3 MÜSLÜM KUŞAKSIZ 8F 17 3 16,00 9 1 8,67 7 3 6,00 7 3 6,00 13 5 11,33 12 7 9,67 65 22 57,67 347,237 5 7 132 149 6262
% 15

8 1909 YAĞMUR ASLA 8F 18 2 17,33 8 2 7,33 8 2 7,33 8 2 7,33 9 6 7,00 14 5 12,33 65 19 58,65 343,000 6 8 137 157 6578
% 16

9 1563 ALİ AKSOY 8F 13 7 10,67 8 2 7,33 6 4 4,67 8 1 7,67 15 2 14,33 12 7 9,67 62 23 54,34 339,277 7 9 142 164 6878
% 16

10 98 BAYRAM CAN BOZAN 8A 18 2 17,33 8 2 7,33 6 4 4,67 10 0 10,00 6 4 4,67 15 4 13,67 63 16 57,67 336,250 3 10 146 168 7099
% 17

11 308 BURÇİN UÇAR 8 16 4 14,67 8 1 7,67 6 3 5,00 3 0 3,00 11 1 10,67 11 3 10,00 55 12 51,01 328,170 1 11 159 184 7702
% 18

12 1484 İLYAS EFE KARAKUZULU8F 16 4 14,67 8 2 7,33 5 5 3,33 7 2 6,33 9 7 6,67 15 5 13,33 60 25 51,66 324,177 8 12 164 189 7998
% 19

13 0 RUKİYE KARAÇA 8C 18 1 17,67 10 0 10,00 7 3 6,00 9 1 8,67 5 5 3,33 14 6 12,00 63 16 57,67 324,003 1 13 165 190 8016
% 19

14 954 GÜL EBRAR ÇAM 8F 17 2 16,33 8 2 7,33 8 2 7,33 8 1 7,67 7 7 4,67 13 6 11,00 61 20 54,33 315,863 9 14 181 210 8693
% 21

15 1633 MUHAMMET BERKAY KURT8E 20 0 20,00 9 1 8,67 2 4 0,67 6 1 5,67 6 2 5,33 11 9 8,00 54 17 48,34 308,530 1 15 190 224 9339
% 22

16 68 AYŞENAZ YALÇINDAL 8F 15 5 13,33 9 1 8,67 6 4 4,67 6 4 4,67 7 5 5,33 14 5 12,33 57 24 49,00 304,243 10 16 196 233 9727
% 23

17 1746 NİSANUR BULUR 8F 16 4 14,67 7 3 6,00 5 5 3,33 8 2 7,33 10 6 8,00 11 9 8,00 57 29 47,33 302,773 11 17 199 236 9850
% 23

18 1022 GÜLAY KAR 8H 15 5 13,33 8 1 7,67 4 6 2,00 3 0 3,00 10 2 9,33 9 5 7,33 49 19 42,66 292,670 1 18 216 260 10793
% 26

19 1800 İSMAİL YILDIZ 8A 14 6 12,00 9 1 8,67 5 4 3,67 9 1 8,67 7 13 2,67 15 5 13,33 59 30 49,01 292,447 4 19 217 261 10812
% 26

20 1397 GÜRCÜ NUR ŞİMŞEK 8H 18 2 17,33 8 2 7,33 6 4 4,67 8 2 7,33 3 7 0,67 13 5 11,33 56 22 48,66 291,120 2 20 218 264 10948
% 26

21 4170 BETÜL MUSTAFA 8G 15 5 13,33 7 3 6,00 6 4 4,67 9 1 8,67 9 6 7,00 10 8 7,33 56 27 47,00 290,897 1 21 219 265 10969
% 26

22 707 ESRANUR YILMAZ 8G 14 5 12,33 7 3 6,00 5 5 3,33 9 1 8,67 8 7 5,67 12 7 9,67 55 28 45,67 287,943 2 22 222 269 11277
% 27

23 1545 KEVSERHOROZ 8F 17 3 16,00 8 2 7,33 8 2 7,33 8 2 7,33 7 11 3,33 11 9 8,00 59 29 49,32 287,873 12 23 224 271 11284
% 27

24 1562 ARDA TAŞÇ I 8F 9 11 5,33 8 1 7,67 6 4 4,67 7 2 6,33 13 5 11,33 11 7 8,67 54 30 44,00 285,043 13 24 229 279 11556
% 27

25 145 ELİF İLAYDA YILDIRIM 8G 17 3 16,00 8 2 7,33 7 3 6,00 9 1 8,67 6 5 4,33 9 9 6,00 56 23 48,33 283,817 3 25 235 286 11682
% 28

26 1642 MUHAMMET EREN CANPOL8A 19 1 18,67 8 2 7,33 6 4 4,67 10 0 10,00 2 5 0,33 11 9 8,00 56 21 49,00 282,557 5 26 238 291 11807
% 28

27 1494 İREM ÇALIŞKAN 8F 17 3 16,00 8 1 7,67 7 3 6,00 4 5 2,33 7 5 5,33 9 8 6,33 52 25 43,66 279,387 14 27 242 296 12130
% 29

28 1839 SULTAN HOROZ 8H 16 4 14,67 8 2 7,33 7 2 6,33 8 2 7,33 3 7 0,67 13 6 11,00 55 23 47,33 278,777 3 28 244 299 12198
% 29

29 1593 MELİSA ERTUĞRUL 8G 16 3 15,00 7 3 6,00 7 3 6,00 9 1 8,67 6 5 4,33 9 9 6,00 54 24 46,00 276,427 4 29 247 304 12467
% 30

30 284 BİLAL KAHRAMAN 8F 15 5 13,33 8 2 7,33 4 6 2,00 7 3 6,00 10 10 6,67 9 11 5,33 53 37 40,66 269,667 15 30 267 328 13213
% 31

31 1632 BERAT DEMİRKIRAN 8E 14 6 12,00 7 3 6,00 6 4 4,67 9 0 9,00 2 2 1,33 13 6 11,00 51 21 44,00 268,180 2 31 268 330 13372
% 32

32 1963 HASAN GÜZEL 8H 17 3 16,00 6 3 5,00 5 5 3,33 7 3 6,00 8 12 4,00 9 10 5,67 52 36 40,00 265,337 4 32 276 342 13706
% 32

33 1474 İIAYDA BOZKURT 8F 12 8 9,33 4 4 2,67 6 4 4,67 5 4 3,67 7 8 4,33 14 6 12,00 48 34 36,67 262,893 16 33 281 350 14003
% 33
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Genel Ortalama 12 7 9,80 5 4 3,98 5 5 3,06 5 4 3,57 7 7 4,45 9 8 6,26 43 35 31,12 229,060

Okul Ortalaması 12 7 9,13 5 4 3,88 4 5 2,55 5 4 3,77 5 9 2,37 8 10 4,95 40 40 26,65 207,290

KATILIMLAR

34 1755 OKTAY SAMET ŞAHAN 8E 16 4 14,67 9 1 8,67 6 4 4,67 4 4 2,67 4 5 2,33 11 9 8,00 50 27 41,01 262,557 3 34 284 353 14037
% 33

35 1806 KEVSER KURTOĞLU 8F 14 6 12,00 7 2 6,33 6 4 4,67 3 3 2,00 4 7 1,67 14 6 12,00 48 28 38,67 261,677 17 35 286 356 14144
% 34

36 605 ABDUL SAMET POLAT 8E 17 2 16,33 8 2 7,33 4 5 2,33 1 0 1,00 1 0 1,00 12 7 9,67 43 16 37,66 261,520 4 36 287 357 14160
% 34

37 1170 AYLİN YILMAZ 8E 13 6 11,00 8 2 7,33 4 5 2,33 6 4 4,67 6 5 4,33 11 6 9,00 48 28 38,66 260,943 5 37 290 360 14233
% 34

38 1502 İREM ZEYNEP KARAHAN8G 14 6 12,00 6 4 4,67 7 3 6,00 8 2 7,33 7 8 4,33 10 10 6,67 52 33 41,00 259,957 5 38 292 363 14364
% 34

39 1864 YUSUF EMRE ERDOĞAN8F 12 7 9,67 7 3 6,00 7 3 6,00 6 2 5,33 9 3 8,00 8 10 4,67 49 28 39,67 259,397 18 39 294 366 14431
% 34

40 950 AHMET YELTEKİN 8F 13 7 10,67 9 1 8,67 5 5 3,33 7 3 6,00 7 13 2,67 12 8 9,33 53 37 40,67 257,107 19 40 304 378 14704
% 35

41 847 ELA GÖZLER 8H 13 7 10,67 6 4 4,67 5 4 3,67 5 3 4,00 8 2 7,33 9 10 5,67 46 30 36,01 256,397 5 41 307 382 14789
% 35

42 167 B EYLÜL YILDIRIM 8H 18 2 17,33 3 7 0,67 3 7 0,67 7 3 6,00 8 12 4,00 8 10 4,67 47 41 33,34 254,047 6 42 311 389 15072
% 36

43 542 EKREM SÜLLÜOĞLU 8D 17 3 16,00 7 3 6,00 6 4 4,67 2 7 -0,33 7 13 2,67 10 10 6,67 49 40 35,68 252,737 1 43 318 397 15216
% 36

44 1910 YAĞMUR AKTÜRK 8H 14 4 12,67 6 4 4,67 8 2 7,33 6 2 5,33 4 3 3,00 10 10 6,67 48 25 39,67 252,503 7 44 319 398 15254
% 36

45 60 AYŞE SENA ALICI 8F 14 6 12,00 7 2 6,33 5 4 3,67 8 1 7,67 8 5 6,33 7 13 2,67 49 31 38,67 250,440 20 45 329 412 15502
% 37

46 1204 AHMET ŞAHAN 8A 14 6 12,00 9 1 8,67 6 4 4,67 9 1 8,67 3 15 -2,00 13 6 11,00 54 33 43,01 250,303 6 46 332 415 15514
% 37

47 1711 MUSTAFA ŞAHAN 8G 14 6 12,00 9 1 8,67 6 4 4,67 9 1 8,67 3 16 -2,33 13 6 11,00 54 34 42,68 248,107 6 47 340 425 15781
% 37

48 1103 NURSENA  PALTA 8C 12 8 9,33 8 2 7,33 6 4 4,67 5 5 3,33 5 3 4,00 11 8 8,33 47 30 36,99 247,817 2 48 341 427 15809
% 37

49 1737 NİSA GÜL BOZGEYİK 8F 10 7 7,67 6 2 5,33 6 3 5,00 8 1 7,67 7 9 4,00 11 7 8,67 48 29 38,34 247,567 21 49 342 428 15844
% 38

50 174 BEHİYE İMRAN ARSLAN8F 13 7 10,67 6 2 5,33 5 4 3,67 7 2 6,33 6 10 2,67 10 7 7,67 47 32 36,34 243,033 22 50 360 452 16478
% 39

51 1723 NAZLI NUR UÇAR 8G 12 6 10,00 6 4 4,67 3 7 0,67 7 3 6,00 7 2 6,33 8 9 5,00 43 31 32,67 241,900 7 51 365 460 16627
% 39

52 1558 MARAM ELHUSİN 8E 16 4 14,67 9 1 8,67 7 3 6,00 3 3 2,00 5 11 1,33 8 8 5,33 48 30 38,00 241,853 6 52 366 461 16640
% 39

53 1762 ÖKKEŞ KARTAL 8F 11 7 8,67 7 3 6,00 5 5 3,33 3 3 2,00 8 5 6,33 9 8 6,33 43 31 32,66 241,140 23 53 370 465 16737
% 40

54 936 SEVİM SAVCILI 8A 13 7 10,67 6 4 4,67 6 4 4,67 10 0 10,00 5 3 4,00 7 9 4,00 47 27 38,01 239,560 7 54 374 473 16938
% 40

55 1833 ŞEVVAL SAYIL 8E 17 3 16,00 6 4 4,67 6 4 4,67 3 7 0,67 4 10 0,67 10 10 6,67 46 38 33,35 239,287 7 55 377 477 16962
% 40

56 1544 KEREM YILDIRIM 8D 15 5 13,33 3 7 0,67 3 7 0,67 3 2 2,33 5 5 3,33 10 10 6,67 39 36 27,00 233,103 2 56 399 508 17817
% 42

57 418 CEREN KÜÇÜKOLU 8H 15 5 13,33 6 4 4,67 5 5 3,33 7 3 6,00 3 4 1,67 7 8 4,33 43 29 33,33 228,573 8 57 416 532 18442
% 44

58 4026 L E N E  Ş A H R U L 8E 11 9 8,00 6 4 4,67 6 4 4,67 10 0 10,00 9 11 5,33 7 13 2,67 49 41 35,34 227,560 8 58 422 540 18578
% 44

59 1519 KADER İBİŞ 8H 9 6 7,00 7 2 6,33 4 5 2,33 1 2 0,33 2 2 1,33 14 6 12,00 37 23 29,32 227,013 9 59 423 543 18660
% 44

60 569 ELİF KEKLİKÇİ 8C 12 8 9,33 4 3 3,00 5 5 3,33 4 6 2,00 8 10 4,67 9 9 6,00 42 41 28,33 226,213 3 60 427 547 18768
% 44

61 1483 İLHAN ARDA KARAKOÇ8D 17 3 16,00 2 8 -0,67 3 6 1,00 2 3 1,00 4 6 2,00 9 11 5,33 37 37 24,66 225,470 3 61 432 553 18873
% 45

62 1847 SUDENAZ BAL 8D 10 10 6,67 5 3 4,00 2 7 -0,33 7 3 6,00 7 11 3,33 11 6 9,00 42 40 28,67 225,037 4 62 434 556 18935
% 45

63 1102 ÖZLEM TAKTAK 8A 14 2 13,33 4 4 2,67 3 5 1,33 8 2 7,33 4 8 1,33 7 7 4,67 40 28 30,66 224,087 8 63 438 563 19068
% 45

64 218 BERAT KIYANÇİÇEK 8D 16 4 14,67 5 5 3,33 4 6 2,00 7 3 6,00 2 7 -0,33 7 5 5,33 41 30 31,00 222,990 5 64 445 573 19210
% 46

65 1173 AYŞE YATMAZ 8D 11 8 8,33 5 4 3,67 3 7 0,67 1 2 0,33 9 5 7,33 7 9 4,00 36 35 24,33 220,693 6 65 455 587 19529
% 46

66 1614 MUAZZEZ KINALI 8E 15 5 13,33 7 3 6,00 5 5 3,33 5 2 4,33 1 8 -1,67 10 9 7,00 43 32 32,32 220,417 9 66 458 590 19580
% 46
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67 1448 HÜLYA ÇAKAR 8F 11 8 8,33 8 2 7,33 3 6 1,00 6 2 5,33 6 8 3,33 8 9 5,00 42 35 30,32 217,760 24 67 469 605 19961
% 47

68 1838 SÜMEYYE TÜRKMEN 8B 15 4 13,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 6 3 5,00 4 16 -1,33 11 9 8,00 42 46 26,67 217,040 1 68 471 608 20062
% 48

69 1816 ZEKİYE SELİN BURÇ 8H 12 7 9,67 5 5 3,33 6 3 5,00 4 5 2,33 10 10 6,67 37 30 27,00 215,413 10 69 478 619 20289
% 48

70 194 BAHAR ALTUNBAŞ 8A 12 6 10,00 4 5 2,33 5 4 3,67 9 0 9,00 5 11 1,33 8 10 4,67 43 36 31,00 214,370 9 70 485 628 20450
% 48

71 992 İBRAHİM H ÇETİNKAYA8A 13 7 10,67 7 3 6,00 5 5 3,33 8 2 7,33 3 3 2,00 7 13 2,67 43 33 32,00 213,353 10 71 492 638 20608
% 49

72 696 ESRA DOĞAN 8D 13 7 10,67 6 4 4,67 1 9 -2,00 4 5 2,33 7 13 2,67 9 11 5,33 40 49 23,67 210,590 7 72 505 656 21019
% 50

73 462 ŞEVVAL DAĞDEVİREN 8G 12 6 10,00 7 3 6,00 2 8 -0,67 8 2 7,33 6 10 2,67 7 12 3,00 42 41 28,33 209,490 8 73 514 667 21189
% 50

74 325 CANER PALTACI 8H 12 8 9,33 8 2 7,33 6 4 4,67 6 3 5,00 3 5 1,33 8 12 4,00 43 34 31,66 209,483 11 74 515 668 21191
% 50

75 865 ZEYNEP GÖKTÜRK 8A 14 6 12,00 6 4 4,67 6 4 4,67 6 4 4,67 5 4 3,67 4 13 -0,33 41 35 29,35 208,347 11 75 517 672 21383
% 51

76 1834 ŞERİFE KOCA 8D 10 10 6,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 7 3 6,00 5 15 0,00 13 7 10,67 41 49 24,67 207,987 8 76 520 675 21435
% 51

77 1754 NURGÜL ŞEMSİ YILDIZ 8B 14 6 12,00 7 3 6,00 4 6 2,00 6 4 4,67 6 14 1,33 7 13 2,67 44 46 28,67 207,667 2 77 524 680 21477
% 51

78 1560 * R  M U*  M K* *  K 8H 12 5 10,33 6 4 4,67 3 7 0,67 7 2 6,33 2 1 1,67 6 9 3,00 36 28 26,67 202,300 12 78 541 712 22300
% 53

79 588 ELİF TOZ 8C 11 9 8,00 3 7 0,67 0 10 -3,33 4 6 2,00 7 13 2,67 11 9 8,00 36 54 18,01 202,067 4 79 544 715 22344
% 53

80 688 ESMANUR GÜRLER 8D 11 8 8,33 7 2 6,33 7 3 6,00 2 5 0,33 4 10 0,67 9 9 6,00 40 37 27,66 201,847 9 80 545 717 22388
% 53

81 1365 MANSUR UMUT KÜÇÜK8E 14 6 12,00 4 6 2,00 3 7 0,67 2 2 1,33 4 11 0,33 9 10 5,67 36 42 22,00 201,340 10 81 548 722 22463
% 53

82 693 ESMANUR ÖZAYĞIR 8D 14 5 12,33 8 2 7,33 3 7 0,67 2 3 1,00 7 11 3,33 34 28 24,66 201,067 10 82 549 723 22508
% 53

83 574 ZEHRA PAKSOY 8C 11 5 9,33 8 2 7,33 3 3 2,00 3 7 0,67 3 2 2,33 7 10 3,67 35 29 25,33 200,440 5 83 552 728 22617
% 54

84 1835 ŞENGÜL DEMİR 8A 9 6 7,00 5 5 3,33 5 2 4,33 2 5 0,33 4 9 1,00 9 4 7,67 34 31 23,66 198,507 12 84 563 743 22935
% 54

85 286 MEHMET TAŞ 8B 11 9 8,00 3 7 0,67 4 6 2,00 2 4 0,67 9 11 5,33 7 13 2,67 36 50 19,34 195,947 3 85 574 759 23317
% 55

86 914 FERİDE YALÇINDAL 8E 12 8 9,33 5 5 3,33 7 2 6,33 2 3 1,00 3 7 0,67 7 7 4,67 36 32 25,33 195,943 11 86 575 760 23318
% 55

87 901 FERİDE KORKMAZ 8E 13 6 11,00 6 4 4,67 7 3 6,00 5 4 3,67 2 9 -1,00 6 7 3,67 39 33 28,01 195,180 12 87 582 770 23429
% 56

88 1478 İLAYDA POLAT 8G 13 7 10,67 4 5 2,33 4 6 2,00 8 2 7,33 3 13 -1,33 8 10 4,67 40 43 25,67 193,740 9 88 589 779 23651
% 56

89 1761 ÖK KEŞ K*AHAN 8C 10 8 7,33 5 3 4,00 4 6 2,00 4 6 2,00 2 6 0,00 10 9 7,00 35 38 22,33 190,623 6 89 604 800 24131
% 57

90 591 ELMAS BUDAK 8F 12 5 10,33 3 6 1,00 3 6 1,00 2 6 0,00 7 10 3,67 6 12 2,00 33 45 18,00 190,347 25 90 606 802 24173
% 57

91 1635 MUHAMMET ÇELİK 8H 6 12 2,00 6 4 4,67 6 4 4,67 7 3 6,00 8 6 6,00 6 12 2,00 39 41 25,34 189,753 13 91 609 805 24268
% 58

92 1740 NİSA NUR ATICI 8C 11 7 8,67 8 2 7,33 4 5 2,33 7 3 6,00 2 12 -2,00 8 10 4,67 40 39 27,00 186,093 7 92 622 824 24861
% 59

93 1322 ALPEREN ŞAHAN 8D 10 10 6,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 7 3 6,00 4 16 -1,33 11 9 8,00 38 52 20,67 184,240 11 93 632 842 25158
% 60

94 264 İREMSU BOZGEYİK 8B 11 9 8,00 1 4 -0,33 3 7 0,67 4 6 2,00 6 11 2,33 7 9 4,00 32 46 16,67 182,430 4 94 642 855 25460
% 60

95 128 RÜMEYSA DÜZ 8C 10 9 7,00 5 4 3,67 4 6 2,00 4 5 2,33 2 11 -1,67 10 8 7,33 35 43 20,66 179,957 8 95 658 874 25891
% 61

96 464 *A P*       * 8G 11 9 8,00 5 4 3,67 5 5 3,33 4 6 2,00 4 15 -1,00 9 11 5,33 38 50 21,33 179,677 10 96 663 880 25933
% 61

97 1586 MELEK ÇİÇEK 8C 13 5 11,33 7 1 6,67 2 1 1,67 3 0 3,00 25 7 22,67 177,677 9 97 677 897 26284
% 62

98 4305 NASİM ELCUMA 8B 12 8 9,33 3 5 1,33 3 7 0,67 5 5 3,33 1 4 -0,33 8 12 4,00 32 41 18,33 177,350 5 98 680 903 26339
% 62

99 687 ERGÜN ŞİMŞEK 8D 13 7 10,67 7 3 6,00 5 4 3,67 3 7 0,67 3 8 0,33 31 29 21,34 176,423 12 99 687 915 26482
% 63
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Genel Ortalama 12 7 9,80 5 4 3,98 5 5 3,06 5 4 3,57 7 7 4,45 9 8 6,26 43 35 31,12 229,060

Okul Ortalaması 12 7 9,13 5 4 3,88 4 5 2,55 5 4 3,77 5 9 2,37 8 10 4,95 40 40 26,65 207,290
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100 179 GALYE ELHÜSEYİN 8B 10 10 6,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 7 13 2,67 9 11 5,33 31 59 11,33 174,640 6 100 695 927 26781
% 63

101 296 EGE K* ABAŞLIK 8D 8 10 4,67 5 5 3,33 4 6 2,00 2 4 0,67 10 10 6,67 29 35 17,34 174,380 13 101 696 928 26819
% 64

102 67 IRMAK DOĞANYILMAZ 8B 13 6 11,00 4 6 2,00 5 5 3,33 6 4 4,67 5 15 0,00 5 15 0,00 38 51 21,00 173,997 7 102 697 930 26894
% 64

103 1596 MERT DÖNMEZ 8F 6 14 1,33 2 7 -0,33 0 10 -3,33 5 5 3,33 9 11 5,33 9 11 5,33 31 58 11,66 172,453 26 103 703 940 27174
% 64

104 1904 YAĞMUR ESMA TAŞDEMİR8F 10 8 7,33 4 6 2,00 3 7 0,67 4 4 2,67 5 6 3,00 5 12 1,00 31 43 16,67 172,287 27 104 704 942 27212
% 65

105 1301 KEVSER ASL* 8C 7 13 2,67 4 6 2,00 4 6 2,00 6 4 4,67 7 13 2,67 8 12 4,00 36 54 18,01 170,160 10 105 711 955 27577
% 65

106 0 **** 8H 5 7 2,67 3 2 2,33 4 5 2,33 3 4 1,67 10 10 6,67 25 28 15,67 169,757 14 106 714 959 27638
% 66

107 1409 HASAN CİHAN BEŞOĞLU8H 16 4 14,67 3 7 0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 5 15 0,00 4 16 -1,33 34 56 15,35 169,360 15 107 716 962 27687
% 66

108 656 ABDULKADİR ÖKTEN 8C 10 7 7,67 1 3 0,00 4 4 2,67 2 3 1,00 4 8 1,33 6 10 2,67 27 35 15,34 168,567 11 108 725 975 27825
% 66

109 725 EYÜP CAN ÖZALTIN  I 8E 7 13 2,67 4 6 2,00 3 7 0,67 5 4 3,67 3 10 -0,33 11 9 8,00 33 49 16,68 168,433 13 109 726 978 27852
% 66

110 1388 GİZEM KARTAL 8E 12 8 9,33 6 4 4,67 3 7 0,67 2 3 1,00 0 2 -0,67 6 11 2,33 29 35 17,33 166,833 14 110 732 988 28138
% 67

111 479 DERYA KALKAN 8C 10 10 6,67 5 5 3,33 5 5 3,33 1 0 1,00 2 9 -1,00 8 10 4,67 31 39 18,00 166,553 12 111 734 992 28175
% 67

112 1412 HASAN EREN ACAR 8G 8 12 4,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 6 14 1,33 9 11 5,33 33 57 13,99 165,293 11 112 741 1001 28407
% 67

113 1813 ZEYNEP DOĞAN 8F 11 9 8,00 6 4 4,67 3 7 0,67 5 5 3,33 6 14 1,33 5 15 0,00 36 54 18,00 165,240 28 113 742 1002 28414
% 67

114 401 CEMRE CAN 8B 9 11 5,33 5 2 4,33 4 3 3,00 5 4 3,67 5 15 0,00 7 12 3,00 35 47 19,33 164,053 8 114 750 1012 28646
% 68

115 0 BATUHANERENPOLAT 8E 9 9 6,00 4 6 2,00 4 5 2,33 6 14 1,33 7 13 2,67 30 47 14,33 161,153 15 115 768 1038 29165
% 69

116 1413 HASANHÜSEYİNPO LT 8C 10 7 7,67 2 8 -0,67 1 8 -1,67 6 13 1,67 7 13 2,67 26 49 9,67 160,067 13 116 779 1054 29357
% 70

117 1162 ZEYNEP YAREN DEMİR 8B 11 9 8,00 3 7 0,67 5 5 3,33 7 3 6,00 5 15 0,00 31 39 18,00 159,467 9 117 782 1059 29483
% 70

118 1385 SEMANUR KANLI 8 10 10 6,67 6 4 4,67 3 7 0,67 3 3 2,00 4 11 0,33 6 14 1,33 32 49 15,67 156,637 2 118 793 1080 29966
% 71

119 1794 SAMET DEMİREL 8C 7 13 2,67 0 10 -3,33 1 9 -2,00 3 7 0,67 8 12 4,00 8 12 4,00 27 63 6,01 154,027 14 119 803 1093 30395
% 72

120 769 ALEYNA YÜCEL 8F 10 9 7,00 3 6 1,00 3 6 1,00 5 4 3,67 6 12 2,00 4 15 -1,00 31 52 13,67 153,710 29 120 805 1097 30462
% 72

121 453 DERVİŞ KOCA 8H 5 15 0,00 7 3 6,00 3 7 0,67 3 7 0,67 9 11 5,33 5 13 0,67 32 56 13,34 152,140 16 121 812 1108 30760
% 73

122 1791 SABRİCAN ERDAĞ 8C 8 9 5,00 3 5 1,33 2 5 0,33 2 4 0,67 3 7 0,67 6 9 3,00 24 39 11,00 150,460 15 122 825 1124 31053
% 74

123 1386 G ZEM KALAK 8 7 8 4,33 3 3 2,00 6 3 5,00 1 2 0,33 1 2 0,33 6 11 2,33 24 29 14,32 149,620 3 123 829 1129 31218
% 74

124 870 FATMANUR KEKLİKÇİ 8E 13 7 10,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 4 6 2,00 3 17 -2,67 6 14 1,33 31 59 11,33 147,227 16 124 845 1147 31637
% 75

125 1698 MUHARREM POLAT 8G 9 11 5,33 3 7 0,67 3 7 0,67 4 6 2,00 7 13 2,67 4 16 -1,33 30 60 10,01 143,200 12 125 868 1190 32380
% 77

126 819 FATMA EMRE 8H 5 11 1,33 0 7 -2,33 3 5 1,33 3 12 -1,00 11 9 8,00 22 44 7,33 142,910 17 126 870 1194 32436
% 77

127 1416 AYŞEKOCA 8G 5 9 2,00 5 5 3,33 2 7 -0,33 5 5 3,33 9 11 5,33 3 17 -2,67 29 54 10,99 142,600 13 127 873 1198 32496
% 77

128 1395 GÜRAY KURT 8E 7 8 4,33 2 7 -0,33 1 2 0,33 7 10 3,67 17 27 8,00 142,060 17 128 876 1203 32593
% 77

129 1543 KEMAL  YILDIRIM 8H 8 12 4,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 2 5 0,33 4 11 0,33 7 10 3,67 24 55 5,66 138,737 18 129 888 1219 33188
% 79

130 1733 NEHİRKARTAL 8G 2 18 -4,00 3 7 0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 7 13 2,67 10 10 6,67 28 62 7,34 138,093 14 130 894 1227 33310
% 79

131 274 ARDA KILIÇ 8B 9 11 5,33 3 7 0,67 3 7 0,67 5 5 3,33 5 15 0,00 5 15 0,00 30 60 10,00 135,947 10 131 909 1248 33660
% 80

132 498 DÖNE NURÖZ DEMİR 8C 10 10 6,67 4 6 2,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 3 17 -2,67 7 13 2,67 28 62 7,34 131,027 16 132 930 1283 34520
% 82
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GAZİANTEP ŞAHİNBEY EMİRE MUSTAFA TEZEL ORTAOKULU 8. SINIF 2.DENEME 159 1183 1664 42188

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 7 9,80 5 4 3,98 5 5 3,06 5 4 3,57 7 7 4,45 9 8 6,26 43 35 31,12 229,060

Okul Ortalaması 12 7 9,13 5 4 3,88 4 5 2,55 5 4 3,77 5 9 2,37 8 10 4,95 40 40 26,65 207,290

KATILIMLAR

133 4018 İBRAHİM İBRAHİM 8C 7 7 4,67 2 4 0,67 0 8 -2,67 1 3 0,00 5 11 1,33 4 11 0,33 19 44 4,33 130,510 17 133 931 1285 34606
% 82

134 443 DAMLA PORSUK 8D 6 14 1,33 1 9 -2,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 7 13 2,67 6 14 1,33 26 64 4,66 129,987 14 134 935 1293 34687
% 82

135 1727 NAZLINUR TURGUT 8D 6 13 1,67 5 2 4,33 3 6 1,00 1 2 0,33 4 11 0,33 3 5 1,33 22 39 8,99 128,103 15 135 942 1304 34986
% 83

136 536 EFECAN ATMACA 8C 7 9 4,00 7 3 6,00 6 2 5,33 4 2 3,33 3 12 -1,00 1 11 -2,67 28 39 14,99 125,277 18 136 961 1334 35464
% 84

137 516 DURAN ŞAHAN 8C 9 11 5,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 2 17 -3,67 8 12 4,00 26 63 4,99 123,437 19 137 970 1347 35798
% 85

138 324 CANAN YANAR 8C 8 9 5,00 0 9 -3,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 4 16 -1,33 7 13 2,67 23 63 2,00 123,070 20 138 972 1350 35864
% 85

139 1710 MUSTAFA PEKMEZCİ 8E 12 8 9,33 6 4 4,67 5 5 3,33 1 9 -2,00 2 18 -4,00 4 16 -1,33 30 60 10,00 122,440 18 139 978 1359 35981
% 85

140 708 EYÜP BURAK 8C 6 11 2,33 3 7 0,67 3 6 1,00 2 4 0,67 3 12 -1,00 6 11 2,33 23 51 6,00 122,363 21 140 980 1361 35996
% 85

141 1923 BURAK ETHEM KEKLİK 8E 7 13 2,67 4 6 2,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 5 15 0,00 6 14 1,33 26 64 4,67 121,160 19 141 986 1368 36192
% 86

142 1455 HÜSEYİN YILMAZ 8G 8 12 4,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 3 17 -2,67 7 12 3,00 26 63 4,99 121,043 15 142 988 1370 36218
% 86

143 1159 DİCLE NUR KIRAN 8G 9 11 5,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 9 1 8,67 3 17 -2,67 4 16 -1,33 30 60 10,00 119,853 16 143 995 1379 36407
% 86

144 403 CENGİZ BOZKURT 8C 7 8 4,33 3 4 1,67 1 6 -1,00 1 6 -1,00 3 7 0,67 3 13 -1,33 18 44 3,34 117,607 22 144 1000 1388 36765
% 87

145 0 * 8C 8 11 4,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 4 16 -1,33 5 15 0,00 25 64 3,67 114,090 23 145 1016 1415 37367
% 89

146 4321 RAŞİD ELCUMA 8D 7 13 2,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 1 9 -2,00 3 10 -0,33 6 14 1,33 22 61 1,67 114,030 16 146 1017 1416 37375
% 89

147 955 AHMET ERAY ÖZTÜRK 8A 5 5 3,33 4 5 2,33 3 4 1,67 2 5 0,33 1 6 -1,00 1 6 -1,00 16 31 5,66 112,077 13 147 1025 1433 37693
% 89

148 1848 SUDE YILDIRIM 8C 6 12 2,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 5 15 0,00 5 15 0,00 23 65 1,33 108,393 24 148 1039 1452 38199
% 91

149 487 DİLEK TAŞ 8E 4 15 -1,00 2 5 0,33 4 4 2,67 1 0 1,00 2 5 0,33 5 13 0,67 18 42 4,00 108,110 20 149 1042 1458 38239
% 91

150 1869 YUNUSEMRE ALBAYRAM8C 10 10 6,67 4 6 2,00 4 6 2,00 3 7 0,67 2 18 -4,00 4 16 -1,33 27 63 6,01 107,747 25 150 1048 1465 38298
% 91

151 1747 NİSANUR GÜRLER 8C 8 12 4,00 3 7 0,67 4 6 2,00 4 6 2,00 5 15 0,00 1 19 -5,33 25 65 3,34 98,800 26 151 1089 1526 39508
% 94

152 1859 SENA SEZEN BİLİM 8G 6 14 1,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 8 2 7,33 4 16 -1,33 2 18 -4,00 27 63 5,99 95,813 17 152 1101 1550 39855
% 94

153 1599 MERT KEKLİKÇİ 8C 2 6 0,00 2 4 0,67 2 4 0,67 1 4 -0,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 11 34 -0,33 93,390 27 153 1106 1557 40098
% 95

154 210 BERAT GEÇER 8B 8 12 4,00 6 4 4,67 5 5 3,33 3 7 0,67 3 17 -2,67 1 19 -5,33 26 64 4,67 87,853 11 154 1120 1576 40631
% 96

155 1831 ŞEYMA APAL 8B 3 17 -2,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 1 9 -2,00 5 15 0,00 5 13 0,67 19 69 -4,00 85,873 12 155 1124 1582 40785
% 97

156 1705 MUSAP SAVUN 8G 7 13 2,67 3 7 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 5 15 0,00 1 19 -5,33 21 69 -1,99 84,200 18 156 1125 1584 40898
% 97

157 1814 ZEMZEM KUMRUOĞLU8A 9 11 5,33 5 5 3,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 2 18 -4,00 2 18 -4,00 23 67 0,66 83,427 14 157 1129 1589 40953
% 97

158 858 MUSTAFA BUDAK 8C 5 15 0,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 0 10 -3,33 2 18 -4,00 7 13 2,67 19 71 -4,66 81,333 28 158 1132 1595 41085
% 97

159 0 MUR*AT RE 8H 6 14 1,33 1 9 -2,00 1 9 -2,00 1 9 -2,00 2 18 -4,00 6 14 1,33 17 73 -7,34 76,413 19 159 1139 1604 41370
% 98

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GAZİANTEP ŞAHİNBEY EMİRE MUSTAFA TEZEL ORTAOKULU 8. SINIF 2.DENEME 159 1183 1664 42188

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 7 9,80 5 4 3,98 5 5 3,06 5 4 3,57 7 7 4,45 9 8 6,26 43 35 31,12 229,060

Okul Ortalaması 12 7 9,13 5 4 3,88 4 5 2,55 5 4 3,77 5 9 2,37 8 10 4,95 40 40 26,65 207,290

KATILIMLAR
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GAZİANTEP ŞAHİNBEY EMİRE MUSTAFA TEZEL ORTAOKULU 7. SINIF 2.DENEME 183 1166 1657 38927

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜR SOS DİN İNG MAT FEN

Türkçe Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 8 8,89 5 4 3,91 6 4 5,03 4 5 2,42 7 10 3,90 9 10 5,58 43 39 29,73 221,460

Okul Ortalaması 11 9 7,42 5 5 3,24 6 4 4,27 4 6 1,86 6 13 1,49 8 12 4,12 39 49 22,40 186,920

KATILIMLAR

1 1127 DENİZ ERMEÇ 7E 18 2 17,33 8 2 7,33 10 0 10,00 8 2 7,33 14 6 12,00 16 4 14,67 74 16 68,66 393,573 1 1 34 40 2472
% 6,35

2 1096 RAMAZAN KAYAKIRAN 7İ 18 2 17,33 7 3 6,00 10 0 10,00 8 2 7,33 12 6 10,00 14 5 12,33 69 18 62,99 364,903 1 2 50 64 4037
% 10

3 154 MELİHA GÜL 7A 17 3 16,00 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 11 7 8,67 15 4 13,67 71 16 65,68 364,583 1 3 51 65 4060
% 10

4 668 İREM YILDIRIM 7D 18 2 17,33 9 1 8,67 9 1 8,67 7 2 6,33 11 4 9,67 14 5 12,33 68 15 63,00 363,110 1 4 56 70 4148
% 11

5 362 İSRA EYLÜL ÇOLAK 7 18 1 17,67 9 1 8,67 9 1 8,67 7 2 6,33 10 6 8,00 15 5 13,33 68 16 62,67 359,400 1 5 59 76 4376
% 11

6 697 EMRULLAH YILMAZ 7İ 17 3 16,00 9 1 8,67 8 2 7,33 7 3 6,00 11 9 8,00 16 4 14,67 68 22 60,67 355,587 2 6 63 83 4600
% 12

7 1326 KÜBRA NUR AĞCABAY 7G 15 5 13,33 8 2 7,33 10 0 10,00 8 2 7,33 9 8 6,33 17 3 16,00 67 20 60,32 343,750 1 7 74 103 5380
% 14

8 1879 OĞUZHAN GÖGGÜN 7A 16 4 14,67 9 1 8,67 8 2 7,33 7 2 6,33 8 11 4,33 18 2 17,33 66 22 58,66 340,440 2 8 80 110 5603
% 14

9 1926 DORUKHAN KOLUKISA 7E 14 6 12,00 7 3 6,00 6 4 4,67 6 4 4,67 12 8 9,33 15 5 13,33 60 30 50,00 324,760 2 9 101 142 6691
% 17

10 1363 MUHAMMETTOLGA KAPLAN7F 15 5 13,33 7 3 6,00 8 1 7,67 6 4 4,67 10 9 7,00 15 5 13,33 61 27 52,00 321,137 1 10 108 149 6961
% 18

11 1552 SELVER BALAN 7F 15 5 13,33 9 1 8,67 9 1 8,67 4 6 2,00 12 8 9,33 12 8 9,33 61 29 51,33 314,893 2 11 121 167 7455
% 19

12 1343 EZEL KUŞ 7D 10 10 6,67 6 4 4,67 7 1 6,67 5 5 3,33 13 7 10,67 16 4 14,67 57 31 46,68 312,573 2 12 126 173 7645
% 20

13 588 GÜLLÜ İNCİRLİ 7D 12 8 9,33 7 3 6,00 9 1 8,67 6 4 4,67 11 9 8,00 15 5 13,33 60 30 50,00 309,467 3 13 129 179 7881
% 20

14 844 BÜNYAMİN KORKMAZ 7F 14 6 12,00 7 3 6,00 8 1 7,67 5 5 3,33 10 10 6,67 15 5 13,33 59 30 49,00 309,447 3 14 130 180 7884
% 20

15 1151 NADİR ÖZDEMİR 7 16 4 14,67 7 3 6,00 10 0 10,00 6 4 4,67 10 7 7,67 11 8 8,33 60 26 51,34 308,100 2 15 133 184 7995
% 21

16 374 İREM  YILMAZ 7A 17 3 16,00 6 4 4,67 10 0 10,00 7 3 6,00 4 16 -1,33 18 2 17,33 62 28 52,67 306,373 3 16 139 190 8146
% 21

17 526 HALİL YALÇIN 7F 14 6 12,00 6 4 4,67 8 2 7,33 6 4 4,67 9 10 5,67 15 5 13,33 58 31 47,67 302,730 4 17 144 195 8475
% 22

18 845 BUSENAZ YETER 7F 15 5 13,33 8 2 7,33 7 3 6,00 5 5 3,33 11 9 8,00 12 8 9,33 58 32 47,32 302,013 5 18 147 199 8538
% 22

19 1459 HÜSEYİN  KUŞ 7 13 5 11,33 8 1 7,67 8 0 8,00 6 1 5,67 12 6 10,00 9 6 7,00 56 19 49,67 301,093 3 19 149 202 8632
% 22

20 1140 ENES ÖZER 7G 16 4 14,67 8 2 7,33 7 3 6,00 4 6 2,00 3 6 1,00 17 3 16,00 55 24 47,00 297,097 2 20 153 207 8968
% 23

21 1217 BEYZA GÜL POLAT 7F 15 5 13,33 10 0 10,00 6 4 4,67 7 3 6,00 7 4 5,67 12 8 9,33 57 24 49,00 294,850 6 21 161 216 9183
% 24

22 442 DESTE KARAHANLI 7F 15 5 13,33 9 1 8,67 6 3 5,00 7 3 6,00 7 4 5,67 12 8 9,33 56 24 48,00 293,017 7 22 163 219 9365
% 24

23 1292 İBRAHİM GÜL 7H 14 6 12,00 9 1 8,67 9 1 8,67 5 5 3,33 12 8 9,33 9 10 5,67 58 31 47,67 290,510 1 23 170 228 9591
% 25

24 1328 MEHMET SERT 7H 14 6 12,00 7 3 6,00 8 2 7,33 6 4 4,67 9 11 5,33 13 7 10,67 57 33 46,00 287,973 2 24 174 233 9831
% 25

25 377 MUHSİN KURT 7D 12 8 9,33 9 1 8,67 7 3 6,00 1 9 -2,00 9 10 5,67 16 4 14,67 54 35 42,34 287,637 4 25 175 234 9863
% 25

26 4085 TESLİM DİBİLİ 7F 15 5 13,33 10 0 10,00 6 4 4,67 7 3 6,00 7 12 3,00 13 7 10,67 58 31 47,67 284,757 8 26 182 245 10129
% 26

27 1327 M ENES KAHRAMAN 7G 16 4 14,67 10 0 10,00 8 2 7,33 5 5 3,33 6 12 2,00 13 7 10,67 58 30 48,00 283,673 3 27 184 247 10232
% 26

28 476 HATİCE KÜBRA DUMAN7İ 13 7 10,67 5 5 3,33 9 1 8,67 6 4 4,67 8 11 4,33 14 6 12,00 55 34 43,67 279,677 3 28 191 263 10619
% 27

29 1508 NİSANURDEMİRKIRAN 7 14 6 12,00 8 2 7,33 9 1 8,67 6 4 4,67 8 12 4,00 12 8 9,33 57 33 46,00 276,373 4 29 198 275 10951
% 28

30 144 MELİKE GÜRPINAR 7H 15 5 13,33 7 3 6,00 7 3 6,00 3 5 1,33 8 12 4,00 12 5 10,33 52 33 40,99 274,603 3 30 201 278 11129
% 29

31 682 ÇİĞDEM ZEYBEK 7C 18 1 17,67 6 2 5,33 8 1 7,67 8 2 7,33 5 1 4,67 4 3 3,00 49 10 45,67 273,893 1 31 202 280 11198
% 29

32 1915 GÜL RABİA YANAR 7B 18 2 17,33 8 2 7,33 9 1 8,67 2 8 -0,67 5 15 0,00 13 7 10,67 55 35 43,33 272,747 1 32 203 282 11324
% 29

33 1132 BERAT KAYA 7H 11 9 8,00 7 3 6,00 7 3 6,00 5 5 3,33 11 9 8,00 11 7 8,67 52 36 40,00 269,260 4 33 210 295 11662
% 30
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GAZİANTEP ŞAHİNBEY EMİRE MUSTAFA TEZEL ORTAOKULU 7. SINIF 2.DENEME 183 1166 1657 38927

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜR SOS DİN İNG MAT FEN

Türkçe Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 8 8,89 5 4 3,91 6 4 5,03 4 5 2,42 7 10 3,90 9 10 5,58 43 39 29,73 221,460

Okul Ortalaması 11 9 7,42 5 5 3,24 6 4 4,27 4 6 1,86 6 13 1,49 8 12 4,12 39 49 22,40 186,920

KATILIMLAR

34 1144 ZEYNEP ÖZER 7G 16 4 14,67 5 5 3,33 6 4 4,67 5 5 3,33 4 5 2,33 12 8 9,33 48 31 37,66 261,857 4 34 222 313 12407
% 32

35 1342 YASEMİN ŞAHİN 7F 11 9 8,00 8 2 7,33 7 3 6,00 5 5 3,33 11 9 8,00 10 10 6,67 52 38 39,33 260,440 9 35 227 318 12539
% 32

36 938 AYSUN MERGEN 7A 15 5 13,33 5 5 3,33 8 2 7,33 2 8 -0,67 6 14 1,33 14 6 12,00 50 40 36,65 259,587 4 36 229 321 12631
% 32

37 893 BAŞAK KİREÇCİ 7F 12 8 9,33 10 0 10,00 6 4 4,67 7 3 6,00 6 10 2,67 12 8 9,33 53 33 42,00 255,120 10 37 238 337 13116
% 34

38 589 MUSTAFA YUSUF DOĞAN7 15 5 13,33 8 2 7,33 7 3 6,00 3 7 0,67 8 12 4,00 10 10 6,67 51 39 38,00 255,013 5 38 240 339 13124
% 34

39 4312 ÖMER İBRAHİM 7F 13 7 10,67 8 2 7,33 9 1 8,67 5 5 3,33 10 10 6,67 8 12 4,00 53 37 40,67 254,533 11 39 241 340 13170
% 34

40 730 EMİNE EROL 7D 13 7 10,67 6 4 4,67 7 2 6,33 5 3 4,00 8 12 4,00 11 8 8,33 50 36 38,00 253,923 5 40 245 344 13232
% 34

41 1371 YASMİN OĞUR 7G 11 8 8,33 6 4 4,67 6 4 4,67 3 7 0,67 7 13 2,67 14 5 12,33 47 41 33,34 246,000 5 41 267 374 14086
% 36

42 761 EDNUR TOZ 7F 13 7 10,67 6 4 4,67 7 3 6,00 3 7 0,67 4 15 -1,00 15 5 13,33 48 41 34,34 241,357 12 42 277 390 14641
% 38

43 1566 SEVGİ KARADUMAN 7H 12 8 9,33 4 6 2,00 5 5 3,33 4 6 2,00 10 10 6,67 10 10 6,67 45 45 30,00 241,333 5 43 278 391 14647
% 38

44 630 EYLÜL KÖÇE 7G 17 2 16,33 6 4 4,67 8 2 7,33 4 5 2,33 5 15 0,00 9 9 6,00 49 37 36,66 240,900 6 44 279 393 14696
% 38

45 285 7H 14 6 12,00 6 4 4,67 6 4 4,67 6 1 5,67 7 8 4,33 6 6 4,00 45 29 35,34 239,180 6 45 280 397 14881
% 38

46 1088 MUHAMMET EMİN GÜL7D 13 7 10,67 6 4 4,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 9 11 5,33 11 9 8,00 43 47 27,34 238,427 6 46 285 403 14978
% 38

47 1089 MEHMET TAHA SÜLE 7D 13 7 10,67 10 0 10,00 7 3 6,00 4 6 2,00 6 13 1,67 10 8 7,33 50 37 37,67 237,710 7 47 287 405 15077
% 39

48 0 *Z AK* N R KN K*  M 7A 14 5 12,33 8 1 7,67 8 2 7,33 1 8 -1,67 5 15 0,00 12 8 9,33 48 39 34,99 236,520 5 48 292 411 15216
% 39

49 90 EYLÜL NİSA MERT 7İ 7 13 2,67 4 6 2,00 6 4 4,67 6 4 4,67 8 12 4,00 15 5 13,33 46 44 31,34 235,840 4 49 296 417 15305
% 39

50 4021 İBRAHİM HALİL ELALİ 7C 15 5 13,33 4 6 2,00 7 3 6,00 3 7 0,67 4 16 -1,33 13 7 10,67 46 44 31,34 232,707 2 50 306 429 15703
% 40

51 1560 AZİZ ŞAHİN 7 15 5 13,33 3 7 0,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 10 10 6,67 7 13 2,67 42 48 26,00 230,773 6 51 311 439 15925
% 41

52 1121 ARİF ELALİ 7B 17 3 16,00 2 8 -0,67 7 3 6,00 2 7 -0,33 8 12 4,00 7 13 2,67 43 46 27,67 229,350 2 52 317 446 16093
% 41

53 1927 TUĞBA NAZLI KEKLİK 7B 15 5 13,33 7 3 6,00 8 2 7,33 6 4 4,67 3 17 -2,67 11 9 8,00 50 40 36,66 226,947 3 53 325 462 16428
% 42

54 1081 NEVANUR ALGAN 7F 5 15 0,00 7 3 6,00 8 1 7,67 3 7 0,67 8 12 4,00 15 5 13,33 46 43 31,67 226,313 13 54 328 467 16506
% 42

55 451 MUSTAFA ŞAHAN 7A 8 12 4,00 9 1 8,67 8 2 7,33 5 5 3,33 6 14 1,33 13 7 10,67 49 41 35,33 223,653 6 55 334 475 16844
% 43

56 1188 MEHMET EFE ÇELİK 7F 8 12 4,00 10 0 10,00 6 4 4,67 7 3 6,00 9 11 5,33 9 11 5,33 49 41 35,33 223,640 14 56 335 477 16847
% 43

57 1057 SUDE NAZ ÖZBAY 7D 10 10 6,67 6 4 4,67 6 4 4,67 3 7 0,67 9 11 5,33 10 10 6,67 44 46 28,68 223,467 8 57 336 480 16872
% 43

58 1681 ZEYNEPGÜLŞENKAMA 7A 13 7 10,67 9 1 8,67 7 3 6,00 7 3 6,00 6 7 3,67 6 14 1,33 48 35 36,34 223,350 7 58 338 482 16887
% 43

59 0 ***Ü* 7İ 9 11 5,33 3 7 0,67 5 5 3,33 7 3 6,00 12 8 9,33 7 13 2,67 43 47 27,33 222,627 5 59 340 485 16959
% 44

60 1145 CUMAMERTCANBOLAT7 15 5 13,33 6 4 4,67 7 2 6,33 0 1 -0,33 7 13 2,67 7 13 2,67 42 38 29,34 217,423 7 60 356 514 17660
% 45

61 1330 PINAR SUDE YILMAZ 7C 14 6 12,00 3 7 0,67 8 2 7,33 6 4 4,67 5 15 0,00 9 11 5,33 45 45 30,00 213,307 3 61 367 529 18197
% 47

62 1279 FİDAN POLAT 7İ 12 8 9,33 6 4 4,67 4 6 2,00 5 5 3,33 6 14 1,33 10 10 6,67 43 47 27,33 211,560 6 62 376 541 18450
% 47

63 544 HALİL ATMACA 7B 11 9 8,00 6 4 4,67 6 4 4,67 1 9 -2,00 10 10 6,67 7 13 2,67 41 49 24,68 210,787 4 63 379 545 18543
% 48

64 1556 SEMA ÇIRAK 7D 15 5 13,33 3 7 0,67 6 4 4,67 3 7 0,67 6 14 1,33 8 12 4,00 41 49 24,67 208,213 9 64 395 562 18909
% 49

65 606 FATMA ZEHRA KARTAL7E 13 7 10,67 5 5 3,33 5 5 3,33 5 5 3,33 4 16 -1,33 11 9 8,00 43 47 27,33 207,987 3 65 400 568 18942
% 49

66 1269 SİBEL DENİZER 7İ 14 6 12,00 7 3 6,00 8 2 7,33 3 5 1,33 4 16 -1,33 9 11 5,33 45 43 30,66 207,020 7 66 403 571 19072
% 49
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GAZİANTEP ŞAHİNBEY EMİRE MUSTAFA TEZEL ORTAOKULU 7. SINIF 2.DENEME 183 1166 1657 38927

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜR SOS DİN İNG MAT FEN

Türkçe Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 8 8,89 5 4 3,91 6 4 5,03 4 5 2,42 7 10 3,90 9 10 5,58 43 39 29,73 221,460

Okul Ortalaması 11 9 7,42 5 5 3,24 6 4 4,27 4 6 1,86 6 13 1,49 8 12 4,12 39 49 22,40 186,920

KATILIMLAR

67 92 BARIŞ ARDA  *Ş 7C 12 6 10,00 4 4 2,67 7 3 6,00 3 7 0,67 6 14 1,33 9 11 5,33 41 45 26,00 204,927 4 67 415 589 19385
% 50

68 1464 AHMET DUMAN 7F 8 12 4,00 6 4 4,67 8 2 7,33 7 3 6,00 9 11 5,33 7 13 2,67 45 45 30,00 203,613 15 68 418 595 19565
% 50

69 1034 TARIK  ARALAR 7G 10 10 6,67 7 3 6,00 5 5 3,33 5 5 3,33 5 15 0,00 11 8 8,33 43 46 27,66 203,483 7 69 419 596 19586
% 50

70 343 KERİM MAVİTAŞ 7C 9 11 5,33 4 6 2,00 9 1 8,67 2 8 -0,67 4 16 -1,33 14 6 12,00 42 48 26,00 201,960 5 70 422 601 19768
% 51

71 848 BİLGE ŞAHAN 7H 11 9 8,00 4 6 2,00 8 2 7,33 3 7 0,67 10 10 6,67 5 15 0,00 41 49 24,67 201,240 7 71 424 604 19867
% 51

72 1536 RAMAZAN UTK  KEÇEL 7G 11 9 8,00 5 5 3,33 3 7 0,67 6 4 4,67 10 10 6,67 5 15 0,00 40 50 23,34 200,827 8 72 426 607 19928
% 51

73 1215 TESLİME NAZ KIRGIL 7A 11 9 8,00 7 3 6,00 7 3 6,00 6 4 4,67 4 16 -1,33 10 10 6,67 45 45 30,01 199,373 8 73 433 616 20138
% 52

74 419 SAİT BİLGİN 7F 6 14 1,33 10 0 10,00 6 4 4,67 7 3 6,00 10 10 6,67 6 14 1,33 45 45 30,00 196,680 16 74 440 630 20520
% 53

75 173 FİRDEVS POLAT 7B 13 7 10,67 7 3 6,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 7 13 2,67 7 13 2,67 39 51 22,01 196,173 5 75 444 635 20598
% 53

76 1366 ŞÜHEDA SUBAŞI 7B 13 7 10,67 4 6 2,00 8 2 7,33 4 6 2,00 5 15 0,00 8 12 4,00 42 48 26,00 195,893 6 76 445 638 20639
% 53

77 1041 MUHA M*T EMRE DALGIN7D 12 8 9,33 2 8 -0,67 8 2 7,33 4 6 2,00 8 12 4,00 6 14 1,33 40 50 23,32 195,840 10 77 446 639 20643
% 53

78 1070 HÜSEYİN SAMET DENİZ7D 13 7 10,67 7 3 6,00 7 3 6,00 3 7 0,67 3 17 -2,67 10 10 6,67 43 47 27,34 195,373 11 78 450 645 20715
% 53

79 122 EMİNE YILDIRIM 7B 11 8 8,33 5 5 3,33 7 3 6,00 5 5 3,33 5 15 0,00 9 11 5,33 42 47 26,32 194,703 7 79 455 651 20815
% 53

80 0 NAZLICAN ŞEKERO LU 7 15 5 13,33 5 4 3,67 4 6 2,00 4 6 2,00 3 17 -2,67 9 11 5,33 40 49 23,66 193,040 8 80 463 661 21075
% 54

81 722 EMİNE SUDE GÜR 7B 11 9 8,00 4 6 2,00 8 2 7,33 4 6 2,00 6 14 1,33 8 12 4,00 41 49 24,66 191,373 8 81 469 671 21334
% 55

82 4009 HATİCE ELALİ 7B 11 9 8,00 8 2 7,33 7 3 6,00 4 6 2,00 6 14 1,33 7 13 2,67 43 47 27,33 191,227 9 82 472 675 21357
% 55

83 1338 LEYLA KORKMAZ 7F 12 8 9,33 4 6 2,00 8 2 7,33 6 4 4,67 6 14 1,33 6 13 1,67 42 47 26,33 190,617 17 83 478 683 21450
% 55

84 822 CEMAL TURAN YÜKSEK7C 12 8 9,33 9 1 8,67 4 5 2,33 4 6 2,00 8 12 4,00 4 16 -1,33 41 48 25,00 189,180 6 84 483 691 21657
% 56

85 1167 NİS ANURDÖŞ 7C 12 8 9,33 2 8 -0,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 8 12 4,00 6 12 2,00 35 53 17,32 187,100 7 85 486 699 21974
% 56

86 388 İLAYDA YAZIN 7İ 13 7 10,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 0 10 -3,33 4 16 -1,33 11 9 8,00 35 55 16,67 186,587 8 86 488 702 22072
% 57

87 0 7* 12 8 9,33 3 7 0,67 5 5 3,33 3 7 0,67 6 14 1,33 8 12 4,00 37 53 19,33 185,987 1 87 492 707 22168
% 57

88 1629 YAĞMUR ÖZTÜRK 7C 8 12 4,00 3 7 0,67 6 4 4,67 4 6 2,00 5 15 0,00 12 8 9,33 38 52 20,67 185,613 8 88 496 715 22239
% 57

89 1991 YUSUFCANÇELİ K 7G 7 13 2,67 7 3 6,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 6 14 1,33 12 8 9,33 37 53 19,33 184,867 9 89 506 725 22353
% 57

90 1595 SUDENAZ SEYHAN 7A 11 9 8,00 9 1 8,67 8 2 7,33 6 4 4,67 3 17 -2,67 8 11 4,33 45 44 30,33 184,563 9 90 509 730 22399
% 58

91 1192 MELİKE ŞİMŞEK 7B 9 11 5,33 3 7 0,67 7 3 6,00 6 4 4,67 7 12 3,00 7 13 2,67 39 50 22,34 182,583 10 91 521 746 22697
% 58

92 191 AZRA ÖZDEĞER 7A 16 4 14,67 8 2 7,33 10 0 10,00 6 4 4,67 2 18 -4,00 4 16 -1,33 46 44 31,34 179,387 10 92 538 772 23182
% 60

93 739 ELİFNAZ KARA 7G 10 10 6,67 7 3 6,00 4 6 2,00 4 6 2,00 9 11 5,33 4 16 -1,33 38 52 20,67 179,293 10 93 539 774 23190
% 60

94 168 MELEK GOCUK 7A 10 10 6,67 6 4 4,67 8 2 7,33 5 5 3,33 5 15 0,00 7 13 2,67 41 49 24,67 176,093 11 94 555 801 23665
% 61

95 4064 REZAN MEMO 7E 12 8 9,33 5 5 3,33 8 2 7,33 3 7 0,67 5 14 0,33 6 14 1,33 39 50 22,32 176,037 4 95 556 802 23674
% 61

96 755 ELANUR ÇEVİK 7F 9 11 5,33 6 4 4,67 7 2 6,33 7 3 6,00 6 14 1,33 6 14 1,33 41 48 24,99 174,727 18 96 560 807 23850
% 61

97 4019 İBRAHİM MEMO 7E 9 11 5,33 5 5 3,33 10 0 10,00 3 7 0,67 6 14 1,33 7 13 2,67 40 50 23,33 174,680 5 97 561 808 23853
% 61

98 839 BÜŞRA HAYKIR 7C 15 5 13,33 6 4 4,67 5 5 3,33 4 6 2,00 3 17 -2,67 6 14 1,33 39 51 21,99 174,667 9 98 562 809 23855
% 61

99 1437 AUNAY  AKDAĞ 7C 14 6 12,00 4 6 2,00 4 6 2,00 3 7 0,67 4 16 -1,33 7 13 2,67 36 54 18,01 174,373 10 99 564 812 23901
% 61
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İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜR SOS DİN İNG MAT FEN

Türkçe Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 8 8,89 5 4 3,91 6 4 5,03 4 5 2,42 7 10 3,90 9 10 5,58 43 39 29,73 221,460

Okul Ortalaması 11 9 7,42 5 5 3,24 6 4 4,27 4 6 1,86 6 13 1,49 8 12 4,12 39 49 22,40 186,920

KATILIMLAR

100 862 BETÜLYATMAZ 7C 10 10 6,67 3 7 0,67 6 4 4,67 4 6 2,00 5 15 0,00 8 12 4,00 36 54 18,01 169,000 11 100 591 849 24751
% 64

101 0 AHMFT SEFA ACAR 7E 9 11 5,33 5 5 3,33 4 6 2,00 3 7 0,67 7 13 2,67 6 13 1,67 34 55 15,67 164,257 6 101 617 888 25478
% 65

102 332 KEVSER CAN 7C 7 13 2,67 1 9 -2,00 5 5 3,33 5 5 3,33 8 12 4,00 7 13 2,67 33 57 14,00 163,693 12 102 625 897 25566
% 66

103 1917 SULTAN TAŞÇI 7A 7 13 2,67 4 6 2,00 5 5 3,33 1 9 -2,00 5 15 0,00 11 9 8,00 33 57 14,00 163,093 12 103 630 903 25670
% 66

104 1266 SONGÜL BOZKURT 7F 12 8 9,33 5 5 3,33 3 7 0,67 1 2 0,33 0 3 -1,00 7 13 2,67 28 38 15,33 162,687 19 104 632 905 25743
% 66

105 151 MELİHANUR    ALTIN 7E 9 11 5,33 6 4 4,67 5 5 3,33 3 7 0,67 6 14 1,33 6 14 1,33 35 55 16,66 158,267 7 105 659 943 26461
% 68

106 813 YUNUSBERATPOLAT 7A 11 9 8,00 2 6 0,00 4 6 2,00 4 5 2,33 3 10 -0,33 5 9 2,00 29 45 14,00 157,213 13 106 663 948 26629
% 68

107 926 AYŞE ŞAHAN 7 11 9 8,00 3 7 0,67 5 5 3,33 3 7 0,67 6 14 1,33 5 15 0,00 33 57 14,00 156,893 9 107 664 951 26702
% 69

108 537 HALİL DEMİRELLER 7 12 8 9,33 3 7 0,67 4 6 2,00 6 4 4,67 4 16 -1,33 5 15 0,00 34 56 15,34 152,227 10 108 684 984 27448
% 71

109 1110 KEVSER KARAMAN 7E 12 8 9,33 4 6 2,00 6 4 4,67 1 9 -2,00 3 17 -2,67 7 13 2,67 33 57 14,00 151,133 8 109 694 997 27618
% 71

110 764 EDA DEMİRKIRAN 7E 10 10 6,67 8 2 7,33 6 4 4,67 4 6 2,00 5 15 0,00 4 16 -1,33 37 53 19,34 151,080 9 110 695 998 27625
% 71

111 1255 KEREMCANYÜRÜK 7 7 12 3,00 3 7 0,67 8 2 7,33 4 6 2,00 7 13 2,67 5 15 0,00 34 55 15,67 150,370 11 111 700 1004 27747
% 71

112 1428 FURKAN ALBAYRAK 7G 10 10 6,67 3 7 0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 2 18 -4,00 10 10 6,67 32 58 12,68 150,227 11 112 702 1006 27773
% 71

113 0 ASLI DUMAN 7H 5 11 1,33 3 6 1,00 4 6 2,00 3 5 1,33 9 11 5,33 5 15 0,00 29 54 10,99 149,740 8 113 704 1010 27859
% 72

114 0 * K *   E 7B 11 9 8,00 3 7 0,67 5 5 3,33 3 7 0,67 6 14 1,33 4 16 -1,33 32 58 12,67 149,413 11 114 707 1014 27919
% 72

115 375 İREM KIYANÇİÇEK 7E 12 8 9,33 5 5 3,33 6 4 4,67 2 8 -0,67 3 17 -2,67 6 14 1,33 34 56 15,32 148,893 10 115 712 1022 28007
% 72

116 1420 ENES BOZKURT 7İ 7 13 2,67 4 6 2,00 5 5 3,33 3 7 0,67 6 14 1,33 7 13 2,67 32 58 12,67 147,640 9 116 717 1031 28201
% 72

117 518 MUSTAFAYİĞİTCİHAN 7E 11 9 8,00 5 5 3,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 16 -1,33 6 14 1,33 32 58 12,66 146,493 11 117 724 1041 28398
% 73

118 156 ***E*MD M E 7A 7 11 3,33 5 5 3,33 6 4 4,67 4 6 2,00 6 13 1,67 5 15 0,00 33 54 15,00 145,710 14 118 727 1048 28541
% 73

119 1341 SERVETŞAHİN 7C 11 9 8,00 2 8 -0,67 7 3 6,00 2 8 -0,67 3 17 -2,67 7 13 2,67 32 58 12,66 144,787 13 119 737 1061 28695
% 74

120 2227 AYNUR SU KAYA 7H 9 11 5,33 9 1 8,67 5 5 3,33 5 5 3,33 2 18 -4,00 7 13 2,67 37 53 19,33 143,480 9 120 742 1066 28917
% 74

121 1872 ÖZLEM NUR ŞİMŞ K 7 5 15 0,00 4 6 2,00 4 6 2,00 3 7 0,67 8 12 4,00 6 14 1,33 30 60 10,00 142,160 12 121 754 1080 29132
% 75

122 0 MEHMET ALİ ÖZTÜRK 7C 9 11 5,33 1 9 -2,00 6 4 4,67 1 9 -2,00 5 15 0,00 7 13 2,67 29 61 8,67 141,547 14 122 763 1090 29244
% 75

123 972 D A M L A Ü R K M EZ 7 11 9 8,00 1 9 -2,00 5 5 3,33 1 9 -2,00 7 13 2,67 3 17 -2,67 28 62 7,33 140,240 13 123 774 1108 29482
% 76

124 1158 CA SU KAR T Ş 7C 9 11 5,33 7 3 6,00 6 4 4,67 2 8 -0,67 7 13 2,67 2 18 -4,00 33 57 14,00 138,960 15 124 778 1117 29700
% 76

125 4140 AZİZE ŞEVVAK 7G 8 12 4,00 4 6 2,00 8 2 7,33 4 6 2,00 4 16 -1,33 6 14 1,33 34 56 15,33 138,880 12 125 779 1118 29713
% 76

126 500 YUNUS ARICA 7E 11 9 8,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 6 14 1,33 0 1 -0,33 21 50 4,33 137,743 12 126 787 1131 29899
% 77

127 1521 ÖKKEŞ CAN SÜMER 7F 8 12 4,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 4 14 -0,67 8 12 4,00 27 61 6,66 136,420 20 127 794 1140 30113
% 77

128 0 **A 7C 8 12 4,00 2 8 -0,67 5 5 3,33 4 6 2,00 5 15 0,00 6 14 1,33 30 60 9,99 136,067 16 128 796 1146 30173
% 78

129 334 MUHAMMEDÖMERDOĞAN7D 10 10 6,67 0 10 -3,33 3 7 0,67 4 6 2,00 5 14 0,33 5 15 0,00 27 62 6,34 134,757 12 129 806 1160 30366
% 78

130 515 ZEYD KİŞİRO 7C 10 10 6,67 4 6 2,00 9 1 8,67 0 10 -3,33 2 18 -4,00 7 13 2,67 32 58 12,68 133,000 17 130 811 1170 30656
% 79

131 867 BERA  YILMAZ DAŞÇI 7H 6 14 1,33 5 5 3,33 4 6 2,00 5 5 3,33 5 15 0,00 6 14 1,33 31 59 11,32 130,533 10 131 834 1198 31066
% 80

132 100 MERVE KÖSE 7A 9 11 5,33 6 4 4,67 7 3 6,00 3 7 0,67 4 16 -1,33 4 16 -1,33 33 57 14,01 130,267 15 132 837 1203 31116
% 80
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜR SOS DİN İNG MAT FEN

Türkçe Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 8 8,89 5 4 3,91 6 4 5,03 4 5 2,42 7 10 3,90 9 10 5,58 43 39 29,73 221,460

Okul Ortalaması 11 9 7,42 5 5 3,24 6 4 4,27 4 6 1,86 6 13 1,49 8 12 4,12 39 49 22,40 186,920

KATILIMLAR

133 4066 RİHAMHUZAM 7G 7 13 2,67 2 8 -0,67 9 1 8,67 2 8 -0,67 3 17 -2,67 8 12 4,00 31 59 11,33 130,187 13 133 838 1205 31134
% 80

134 186 MEHMET NA *M YILMAZ7E 8 11 4,33 1 9 -2,00 1 9 -2,00 5 5 3,33 5 15 0,00 6 14 1,33 26 63 4,99 129,103 13 134 847 1216 31311
% 80

135 4025 LEMİS ELCUMA 7 7 12 3,00 0 10 -3,33 4 6 2,00 5 5 3,33 5 15 0,00 6 14 1,33 27 62 6,33 126,850 14 135 861 1234 31713
% 81

136 447 SÜLEYMANSAMETÇAYIR7 7 13 2,67 5 5 3,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 5 15 0,00 6 14 1,33 28 62 7,33 126,400 15 136 864 1238 31788
% 82

137 1294 ADİL EREN ÖZDEMİR 7G 4 16 -1,33 1 9 -2,00 5 5 3,33 5 5 3,33 6 14 1,33 7 13 2,67 28 62 7,33 126,160 14 137 865 1241 31826
% 82

138 192 MEHMET GÜNAY 7İ 8 12 4,00 5 5 3,33 4 6 2,00 4 6 2,00 5 15 0,00 4 16 -1,33 30 60 10,00 126,040 10 138 866 1242 31840
% 82

139 694 E *  **   * 7B 10 10 6,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 3 7 0,67 4 16 -1,33 5 15 0,00 27 63 6,01 125,600 12 139 870 1246 31921
% 82

140 4314 R A Ğ A T   Ö M E R 7B 5 15 0,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 6 14 1,33 7 13 2,67 26 64 4,67 125,000 13 140 871 1248 32027
% 82

141 1130 BERRA SULTAN KOÇ 7E 10 10 6,67 3 7 0,67 6 4 4,67 3 7 0,67 2 18 -4,00 6 14 1,33 30 60 10,01 124,840 14 141 872 1249 32057
% 82

142 4003 GANİM TAHA 7İ 9 11 5,33 3 7 0,67 7 3 6,00 3 7 0,67 5 15 0,00 3 17 -2,67 30 60 10,00 124,373 11 142 874 1252 32132
% 83

143 0 ES*A Ü*  *N   İ 7C 11 9 8,00 4 6 2,00 4 6 2,00 4 6 2,00 1 19 -5,33 6 14 1,33 30 60 10,00 123,413 18 143 883 1261 32305
% 83

144 1938 ARDA ÖRÜNCÜ 7F 8 12 4,00 1 9 -2,00 5 5 3,33 3 7 0,67 5 15 0,00 5 15 0,00 27 63 6,00 123,347 21 144 884 1262 32317
% 83

145 141 YAŞASALPERENKAPISIZ7 12 7 9,67 0 4 -1,33 4 6 2,00 1 5 -0,67 2 12 -2,00 3 15 -2,00 22 49 5,67 123,317 16 145 885 1263 32323
% 83

146 534 HALİLİBRAHİMAVCI 7A 7 13 2,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 7 13 2,67 4 16 -1,33 25 65 3,34 121,240 16 146 894 1276 32662
% 84

147 0 * *E  AYBİ MA*    L 7A 5 15 0,00 2 8 -0,67 6 4 4,67 4 6 2,00 7 13 2,67 4 16 -1,33 28 62 7,34 120,987 17 147 895 1277 32706
% 84

148 0 *    *         * 7C 5 15 0,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 5 15 0,00 8 12 4,00 25 65 3,33 120,987 19 147 895 1277 32706
% 84

149 1354 GÜLCAN DEMİREL 7E 11 9 8,00 3 7 0,67 7 3 6,00 6 4 4,67 2 18 -4,00 3 17 -2,67 32 58 12,67 119,840 15 149 902 1287 32897
% 85

150 0 GÜ * GLL *  L* 7 9 11 5,33 4 6 2,00 6 4 4,67 4 6 2,00 4 16 -1,33 3 17 -2,67 30 60 10,00 118,560 17 150 910 1295 33102
% 85

151 556 GÜLTEN BICKICI 7İ 11 9 8,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 2 17 -3,67 5 15 0,00 26 63 5,00 117,143 12 151 925 1314 33366
% 86

152 499 MİKAİL YILDIRIM 7C 9 11 5,33 3 7 0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 2 18 -4,00 6 14 1,33 26 64 4,66 110,813 20 152 960 1365 34295
% 88

153 291 MEDİNE BAYRAMOĞLU7İ 6 14 1,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 6 14 1,33 3 17 -2,67 26 64 4,65 109,507 13 153 964 1373 34477
% 89

154 150 MELİKE ÇAM 7H 8 12 4,00 4 6 2,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 3 17 -2,67 5 15 0,00 24 66 2,00 102,760 11 154 1005 1425 35374
% 91

155 899 BARAN BUDAK 7 7 13 2,67 4 6 2,00 3 7 0,67 5 5 3,33 5 15 0,00 2 18 -4,00 26 64 4,67 102,600 18 155 1008 1428 35394
% 91

156 587 FERHAT KAYA 7B 5 15 0,00 3 7 0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 16 -1,33 6 14 1,33 24 66 2,00 101,773 14 156 1014 1436 35519
% 91

157 1526 ÖZGE DEMİR 7B 8 12 4,00 2 8 -0,67 7 3 6,00 4 6 2,00 2 17 -3,67 4 16 -1,33 27 62 6,33 101,477 15 157 1015 1437 35560
% 91

158 1049 EMİNE NUR GÜLERYÜZ7E 6 14 1,33 2 8 -0,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 3 17 -2,67 7 13 2,67 22 68 -0,67 100,760 16 158 1024 1447 35659
% 92

159 4160 BETÜL KÜRDİYE 7B 4 16 -1,33 1 9 -2,00 2 8 -0,67 0 10 -3,33 6 14 1,33 6 14 1,33 19 71 -4,67 97,680 16 159 1038 1472 36059
% 93

160 467 HATİCE NUR ÇELİK 7C 4 16 -1,33 1 9 -2,00 4 6 2,00 1 9 -2,00 6 14 1,33 5 15 0,00 21 69 -2,00 97,573 21 160 1041 1475 36074
% 93

161 104 MİRAÇ AKGÜNLER 7B 2 18 -4,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 4 16 -1,33 9 11 5,33 21 69 -2,00 96,747 17 161 1044 1481 36175
% 93

162 1659 YUSUF KARTAL 7İ 11 9 8,00 5 5 3,33 5 5 3,33 1 9 -2,00 0 20 -6,67 4 16 -1,33 26 64 4,66 95,813 14 162 1047 1484 36280
% 93

163 1 PINAR TAŞ 7H 10 8 7,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 1 19 -5,33 4 16 -1,33 23 65 1,33 94,913 12 163 1050 1489 36384
% 93

164 0 FATMA ASLAN 7F 4 16 -1,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 5 15 0,00 5 15 0,00 22 68 -0,67 94,027 22 164 1057 1497 36482
% 94

165 1129 RIDV NYÜKSELOĞLU 7 5 15 0,00 0 10 -3,33 5 5 3,33 1 9 -2,00 4 16 -1,33 6 14 1,33 21 69 -2,00 94,000 19 165 1058 1499 36489
% 94
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GAZİANTEP ŞAHİNBEY EMİRE MUSTAFA TEZEL ORTAOKULU 7. SINIF 2.DENEME 183 1166 1657 38927

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜR SOS DİN İNG MAT FEN

Türkçe Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 8 8,89 5 4 3,91 6 4 5,03 4 5 2,42 7 10 3,90 9 10 5,58 43 39 29,73 221,460

Okul Ortalaması 11 9 7,42 5 5 3,24 6 4 4,27 4 6 1,86 6 13 1,49 8 12 4,12 39 49 22,40 186,920

KATILIMLAR

166 318 IRMAK ERDOĞAN 7A 6 14 1,33 3 7 0,67 0 10 -3,33 5 5 3,33 4 16 -1,33 4 16 -1,33 22 68 -0,66 92,920 18 166 1062 1506 36601
% 94

167 1678 İKR*URÇELİK 7E 5 15 0,00 5 5 3,33 3 7 0,67 3 7 0,67 4 16 -1,33 4 16 -1,33 24 66 2,01 92,187 17 167 1067 1513 36682
% 94

168 0 ALİOSMANÇELİK 7E 3 17 -2,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 4 6 2,00 5 15 0,00 5 15 0,00 22 68 -0,67 91,053 18 168 1073 1522 36812
% 95

169 801 CUMAEREEN 7 4 16 -1,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 6 14 1,33 4 16 -1,33 20 70 -3,33 90,360 20 169 1079 1528 36883
% 95

170 0 A E S    M YN İ 7F 9 11 5,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 1 19 -5,33 5 15 0,00 22 68 -0,67 90,013 23 170 1082 1531 36921
% 95

171 0 KIYMET ÇETİN 7B 5 15 0,00 3 7 0,67 0 10 -3,33 3 7 0,67 3 17 -2,67 6 14 1,33 20 70 -3,33 86,760 18 171 1091 1546 37189
% 96

172 757 EFE MUSABEYIİOGIU 7G 7 13 2,67 1 7 -1,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 17 -2,67 4 16 -1,33 20 68 -2,66 86,040 15 172 1094 1552 37267
% 96

173 1117 MERVE YARSIZ 7G 4 16 -1,33 1 9 -2,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 3 17 -2,67 6 14 1,33 20 70 -3,34 82,680 16 173 1102 1565 37538
% 96

174 0 T  YE ILME* IM 7C 5 15 0,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 5 15 0,00 2 17 -3,67 19 70 -4,34 77,537 22 174 1114 1584 37879
% 97

175 4320 RAŞİD CUMA 7E 4 16 -1,33 4 6 2,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 5 15 0,00 3 17 -2,67 19 71 -4,67 77,067 19 175 1115 1585 37906
% 97

176 671 ERENDURANKİREÇCİ 7H 7 13 2,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 2 18 -4,00 3 17 -2,67 21 69 -2,00 76,213 13 176 1117 1587 37956
% 98

177 450 NİHATCAN YILM*Z 7B 5 15 0,00 3 7 0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 4 16 -1,33 2 18 -4,00 20 70 -3,32 72,427 19 177 1124 1597 38140
% 98

178 775 DİLBERGÜL ARSLAN 7İ 5 13 0,67 6 4 4,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 4 16 -1,33 1 19 -5,33 20 68 -2,65 70,940 15 178 1130 1603 38200
% 98

179 681 ENES TOZ 7B 7 13 2,67 3 7 0,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 4 16 -1,33 0 20 -6,67 18 72 -5,99 65,093 20 179 1137 1610 38401
% 99

180 1324 CUMA YASİN PARLAK 7E 5 15 0,00 2 8 -0,67 6 4 4,67 4 6 2,00 2 18 -4,00 2 18 -4,00 21 69 -2,00 62,093 20 180 1141 1614 38476
% 99

181 625 EYÜP ENES YALÇIN 7İ 5 15 0,00 1 9 -2,00 5 5 3,33 5 5 3,33 1 19 -5,33 3 17 -2,67 20 70 -3,34 58,960 16 181 1144 1618 38546
% 99

182 1668 ***MEF NNN       İ 7B 4 16 -1,33 1 9 -2,00 1 9 -2,00 0 10 -3,33 2 18 -4,00 5 15 0,00 13 77 -12,66 52,787 21 182 1147 1622 38660
% 99

183 4180 *EE    L*  NA 7A 6 14 1,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 3 17 -2,67 0 20 -6,67 15 75 -10,02 47,827 19 183 1150 1625 38715
% 99
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GAZİANTEP ŞAHİNBEY EMİRE MUSTAFA TEZEL ORTAOKULU 6. SINIF 2.DENEME 256 1315 1845 36791

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜR SOS DİN İNG MAT FEN

Türkçe Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 7 5,60 5 5 3,50 6 4 4,22 5 4 4,02 4 8 1,55 5 8 2,52 33 36 21,41 194,050

Okul Ortalaması 7 8 4,08 4 5 2,56 5 5 3,18 5 5 3,31 4 10 0,35 4 10 1,03 29 43 14,51 157,880

KATILIMLAR

1 298 HALİME BÜŞRA YAVUZER6D 10 4 8,67 7 3 6,00 7 3 6,00 10 0 10,00 11 3 10,00 9 6 7,00 54 19 47,67 342,831 1 1 60 70 2477
% 6,73

2 393 CESUR YAMAN 6İ 10 5 8,33 10 0 10,00 9 1 8,67 6 4 4,67 9 6 7,00 11 4 9,67 55 20 48,34 335,065 1 2 66 77 2762
% 7,51

3 457 İSHAK TOPALOĞLU 6İ 8 7 5,67 8 2 7,33 8 2 7,33 5 5 3,33 10 3 9,00 12 3 11,00 51 22 43,66 331,813 2 3 68 79 2891
% 7,86

4 1597 NAZIINUR CELLAT 6D 12 3 11,00 5 4 3,67 8 2 7,33 9 1 8,67 10 5 8,33 8 6 6,00 52 21 45,00 330,452 2 4 70 81 2945
% 8,00

5 216 YAĞMUR KARAKURT 6C 11 4 9,67 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 7 6 5,00 8 3 7,00 53 16 47,67 316,229 1 5 86 102 3576
% 9,72

6 341 BÜŞRA YALÇINDAL 6D 10 4 8,67 7 3 6,00 7 3 6,00 10 0 10,00 9 6 7,00 8 6 6,00 51 22 43,67 310,515 3 6 94 110 3840
% 10

7 137 FATMA İSKEYİF 6C 13 0 13,00 7 3 6,00 9 1 8,67 9 0 9,00 5 9 2,00 9 5 7,33 52 18 46,00 308,679 2 7 98 115 3921
% 11

8 520 MERYEM AZRA GÜNEŞ6 14 1 13,67 7 3 6,00 6 4 4,67 9 1 8,67 5 9 2,00 9 6 7,00 50 24 42,01 300,970 1 8 104 124 4282
% 12

9 437 İLAYDA ÖZÇİÇEK 6İ 12 3 11,00 8 2 7,33 6 4 4,67 8 2 7,33 7 8 4,33 7 8 4,33 48 27 38,99 283,997 3 9 126 153 5313
% 14

10 1013 ZEYNEP DEMİR   R 6A 10 5 8,33 8 2 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 7 8 4,33 6 9 3,00 48 27 38,99 266,919 1 10 145 179 6513
% 18

11 152 LEYLANUR ÇETİN 6C 11 2 10,33 8 0 8,00 8 2 7,33 9 1 8,67 4 7 1,67 5 3 4,00 45 15 40,00 265,922 3 11 149 183 6582
% 18

12 1706 TUBA ÖZTÜRK 6A 14 1 13,67 4 6 2,00 6 4 4,67 9 1 8,67 6 9 3,00 5 9 2,00 44 30 34,01 264,478 2 12 153 187 6707
% 18

13 983 ŞAHİN YILMAZ 6J 12 3 11,00 6 4 4,67 4 6 2,00 9 1 8,67 5 2 4,33 5 8 2,33 41 24 33,00 261,442 1 13 159 193 6938
% 19

14 726 6 11 4 9,67 4 5 2,33 6 4 4,67 8 2 7,33 8 7 5,67 5 8 2,33 42 30 32,00 260,967 2 14 160 194 6975
% 19

15 991 HAZAR LAHMED 6E 9 6 7,00 7 3 6,00 8 2 7,33 10 0 10,00 5 4 3,67 6 6 4,00 45 21 38,00 260,556 1 15 164 198 6999
% 19

16 119 ŞEYDANUR KAPLAN 6B 8 7 5,67 6 4 4,67 8 2 7,33 5 5 3,33 8 7 5,67 8 7 5,67 43 32 32,34 259,635 1 16 166 200 7080
% 19

17 1655 MEHMETERDEMÖZKARAKAŞ6D 9 5 7,33 4 3 3,00 8 2 7,33 8 2 7,33 6 1 5,67 5 6 3,00 40 19 33,66 258,205 4 17 170 205 7187
% 20

18 446 YAĞMUR YAMAN 6H 11 4 9,67 8 2 7,33 6 4 4,67 7 3 6,00 5 7 2,67 7 8 4,33 44 28 34,67 257,924 1 18 172 207 7208
% 20

19 999 MUHAMMET BURAK KAYA6 10 5 8,33 6 4 4,67 7 2 6,33 5 4 3,67 6 5 4,33 7 7 4,67 41 27 32,00 256,987 3 19 176 211 7303
% 20

20 480 AYLİNNERDİM 6İ 8 7 5,67 8 2 7,33 7 3 6,00 5 5 3,33 4 11 0,33 12 3 11,00 44 31 33,66 256,204 4 20 177 212 7383
% 20

21 45500 MERVE ÇINAR 6İ 7 8 4,33 6 4 4,67 5 5 3,33 3 7 0,67 7 8 4,33 11 3 10,00 39 35 27,33 255,036 5 21 180 215 7484
% 20

22 376 EMİNE SARIBAŞ 6 10 4 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 8 2 7,33 0 4 -1,33 8 4 6,67 44 16 38,68 250,005 4 22 193 233 7974
% 22

23 853 HUZEYFE GÖRMEZ 6İ 11 4 9,67 6 4 4,67 8 2 7,33 10 0 10,00 4 11 0,33 7 8 4,33 46 29 36,33 248,855 6 23 196 237 8094
% 22

24 34 CANSU İREM ÖZEL 6E 10 5 8,33 8 2 7,33 7 3 6,00 9 1 8,67 8 7 5,67 3 12 -1,00 45 30 35,00 246,648 2 24 205 249 8324
% 23

25 990 NURİYE ÇAKMAK 6A 8 7 5,67 8 2 7,33 8 2 7,33 8 2 7,33 6 9 3,00 7 8 4,33 45 30 34,99 244,695 3 25 217 263 8528
% 23

26 759 HAMİDE KARTAL 6E 12 3 11,00 2 8 -0,67 6 4 4,67 7 3 6,00 6 9 3,00 6 9 3,00 39 36 27,00 241,333 3 26 219 266 8835
% 24

27 1695 GÜLŞE  YILDIRIM 6A 11 4 9,67 7 3 6,00 8 2 7,33 8 2 7,33 2 9 -1,00 7 6 5,00 43 26 34,33 238,253 4 27 231 281 9162
% 25

28 352 G Ü L Y A L Ç I N 6D 8 6 6,00 6 3 5,00 7 3 6,00 8 2 7,33 7 5 5,33 4 8 1,33 40 27 30,99 236,728 5 28 235 286 9324
% 25

29 1732 BEDİRHAN HEMO 6J 10 4 8,67 7 2 6,33 9 1 8,67 7 3 6,00 5 9 2,00 5 9 2,00 43 28 33,67 235,677 2 29 237 291 9459
% 26

30 915 LEYLA DEMİR 6F 10 3 9,00 3 6 1,00 7 3 6,00 6 1 5,67 3 5 1,33 7 6 5,00 36 24 28,00 234,729 1 30 243 298 9570
% 26

31 1744 MEDİNE YILDIRIM 6J 12 3 11,00 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 4 11 0,33 4 11 0,33 46 29 36,33 234,307 3 31 244 299 9618
% 26

32 1074 BATURALP YILMAZ 6D 10 4 8,67 3 5 1,33 5 5 3,33 7 3 6,00 7 4 5,67 4 10 0,67 36 31 25,67 233,914 6 32 245 300 9652
% 26

33 232 ZEYNEP DAĞ 6C 12 2 11,33 6 4 4,67 7 3 6,00 5 5 3,33 6 9 3,00 4 11 0,33 40 34 28,66 232,282 4 33 248 305 9829
% 27
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GAZİANTEP ŞAHİNBEY EMİRE MUSTAFA TEZEL ORTAOKULU 6. SINIF 2.DENEME 256 1315 1845 36791

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜR SOS DİN İNG MAT FEN

Türkçe Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 7 5,60 5 5 3,50 6 4 4,22 5 4 4,02 4 8 1,55 5 8 2,52 33 36 21,41 194,050

Okul Ortalaması 7 8 4,08 4 5 2,56 5 5 3,18 5 5 3,31 4 10 0,35 4 10 1,03 29 43 14,51 157,880

KATILIMLAR

34 548 RUKİYE BURÇ 6İ 11 4 9,67 8 2 7,33 8 2 7,33 7 3 6,00 3 9 0,00 6 9 3,00 43 29 33,33 231,798 7 34 251 308 9883
% 27

35 736 EL  ** *H 6 12 0 12,00 7 3 6,00 7 1 6,67 5 4 3,67 2 5 0,33 4 6 2,00 37 19 30,67 231,450 5 35 252 309 9927
% 27

36 400 ELİF TANRISEVER 6İ 11 3 10,00 6 4 4,67 6 4 4,67 8 1 7,67 3 10 -0,33 6 8 3,33 40 30 30,01 226,134 8 36 275 337 10542
% 29

37 985 DÖNDÜ PEKMEZCİ 6B 8 6 6,00 7 3 6,00 7 3 6,00 8 2 7,33 7 8 4,33 4 11 0,33 41 33 29,99 223,486 2 37 282 348 10849
% 29

38 148 HİLA NAZ PANC R 6 11 1 10,67 5 3 4,00 7 2 6,33 8 2 7,33 3 9 0,00 5 10 1,67 39 27 30,00 222,439 6 38 285 352 10984
% 30

39 1236 GİZ EMKARAKUŞ 6A 10 5 8,33 5 5 3,33 6 4 4,67 6 4 4,67 6 9 3,00 5 10 1,67 38 37 25,67 220,417 5 39 292 363 11279
% 31

40 984 İREMSU DAL 6G 8 5 6,33 6 2 5,33 9 1 8,67 8 2 7,33 1 7 -1,33 7 4 5,67 39 21 32,00 220,396 1 40 293 364 11285
% 31

41 19 ARDA YILD *   L 6 10 5 8,33 8 2 7,33 6 4 4,67 7 3 6,00 4 11 0,33 6 9 3,00 41 34 29,66 220,349 7 41 294 365 11291
% 31

42 323 EFEBULUT 6D 5 8 2,33 5 4 3,67 6 3 5,00 4 6 2,00 10 4 8,67 4 10 0,67 34 35 22,34 216,953 7 42 312 386 11735
% 32

43 407 SÜMEYRA KARADERE 6H 10 4 8,67 4 5 2,33 4 3 3,00 4 6 2,00 5 10 1,67 6 6 4,00 33 34 21,67 214,882 2 43 322 405 12043
% 33

44 96 NİSA SERAY ATEŞ 6B 7 8 4,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 9 1 8,67 7 8 4,33 6 9 3,00 35 40 21,66 211,959 3 44 329 422 12471
% 34

45 570 ZEYNEP KARAKAŞ 6İ 11 4 9,67 7 3 6,00 7 3 6,00 7 3 6,00 5 10 1,67 3 12 -1,00 40 35 28,34 211,268 9 45 330 424 12576
% 34

46 937 ÖZGENAZ PEK  ZCI 6J 8 7 5,67 7 3 6,00 5 5 3,33 4 5 2,33 6 9 3,00 6 9 3,00 36 38 23,33 209,895 4 46 337 435 12800
% 35

47 1604 NAZLI İREM GÜNDEMİR6E 10 5 8,33 6 4 4,67 9 1 8,67 7 3 6,00 3 12 -1,00 5 7 2,67 40 32 29,34 209,328 4 47 341 441 12882
% 35

48 172 NASIR KAYA 6C 8 6 6,00 2 8 -0,67 6 3 5,00 4 5 2,33 5 10 1,67 8 7 5,67 33 39 20,00 208,201 5 48 344 447 13036
% 35

49 729 * RZ* *L  * *K    MÜ 6D 7 8 4,33 5 4 3,67 6 4 4,67 7 3 6,00 5 10 1,67 7 8 4,33 37 37 24,67 207,241 8 49 350 455 13196
% 36

50 916 KEMAL EREN ÇETİN 6F 10 5 8,33 7 3 6,00 3 5 1,33 8 2 7,33 3 8 0,33 5 10 1,67 36 33 24,99 204,169 2 50 359 471 13677
% 37

51 742 FADİLE RAVZA YAŞAR 6C 11 3 10,00 8 2 7,33 7 3 6,00 8 2 7,33 3 10 -0,33 3 12 -1,00 40 32 29,33 203,276 6 51 363 477 13835
% 38

52 2058 ENVER AHMET 6J 5 10 1,67 6 4 4,67 6 4 4,67 9 1 8,67 7 8 4,33 5 10 1,67 38 37 25,68 203,149 5 52 364 478 13854
% 38

53 102 SUDENAZ YILMAZ 6B 10 5 8,33 7 3 6,00 7 3 6,00 8 2 7,33 3 12 -1,00 5 10 1,67 40 35 28,33 203,084 4 53 365 479 13867
% 38

54 978 TUĞBA ÇİÇEK 6B 10 5 8,33 7 3 6,00 7 3 6,00 8 2 7,33 3 12 -1,00 5 10 1,67 40 35 28,33 203,084 4 53 365 479 13867
% 38

55 310 AHMETTTALHA K*KTAY6G 11 4 9,67 5 5 3,33 6 4 4,67 5 5 3,33 4 11 0,33 5 10 1,67 36 39 23,00 202,897 2 55 367 481 13909
% 38

56 23 TUBA GENÇ 6F 8 4 6,67 3 7 0,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 8 7 5,67 4 11 0,33 31 41 17,34 202,103 3 56 369 484 14032
% 38

57 885 D E N İ Z A S L A  N 6D 9 5 7,33 2 7 -0,33 7 3 6,00 6 4 4,67 6 8 3,33 3 8 0,33 33 35 21,33 201,819 9 57 371 486 14073
% 38

58 665 EYLÜL SAĞLAM 6İ 10 5 8,33 7 3 6,00 7 3 6,00 6 4 4,67 3 11 -0,67 5 9 2,00 38 35 26,33 201,030 10 58 373 492 14190
% 39

59 49 YAĞMUR FATMA ÜRKMEZ6A 8 7 5,67 7 3 6,00 8 2 7,33 4 5 2,33 6 9 3,00 4 11 0,33 37 37 24,66 199,507 6 59 384 505 14452
% 39

60 0 AR*  S V C  IL  I 6D 9 6 7,00 6 4 4,67 6 4 4,67 8 2 7,33 4 7 1,67 3 10 -0,33 36 33 25,01 196,759 10 60 393 519 14875
% 40

61 91 HİRANURAKDENİZ 6B 11 3 10,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 10 0 10,00 4 11 0,33 4 11 0,33 34 40 20,66 195,913 6 61 398 527 15020
% 41

62 0 İREM KARAGÜLLE 6D 7 5 5,33 3 5 1,33 6 3 5,00 9 0 9,00 4 8 1,33 4 7 1,67 33 28 23,66 195,260 11 62 402 533 15129
% 41

63 1063 ZEHRA KARAMAN 6A 8 7 5,67 6 4 4,67 5 5 3,33 5 5 3,33 7 8 4,33 3 11 -0,67 34 40 20,66 194,548 7 63 407 538 15251
% 41

64 953 MUHAMMED EFE KA* 6D 6 9 3,00 7 3 6,00 9 1 8,67 7 3 6,00 4 11 0,33 6 8 3,33 39 35 27,33 194,446 12 64 408 539 15266
% 41

65 1700 YASİN FURKAN ŞİMŞEK6A 9 6 7,00 3 7 0,67 6 4 4,67 8 2 7,33 3 10 -0,33 5 7 2,67 34 36 22,01 192,238 8 65 414 551 15658
% 43

66 2002 LEMİ  HASAN 6E 9 6 7,00 6 4 4,67 7 3 6,00 5 5 3,33 6 7 3,67 2 13 -2,33 35 38 22,34 191,294 5 66 416 559 15821
% 43
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GAZİANTEP ŞAHİNBEY EMİRE MUSTAFA TEZEL ORTAOKULU 6. SINIF 2.DENEME 256 1315 1845 36791

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜR SOS DİN İNG MAT FEN

Türkçe Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 7 5,60 5 5 3,50 6 4 4,22 5 4 4,02 4 8 1,55 5 8 2,52 33 36 21,41 194,050

Okul Ortalaması 7 8 4,08 4 5 2,56 5 5 3,18 5 5 3,31 4 10 0,35 4 10 1,03 29 43 14,51 157,880

KATILIMLAR

67 73 MERYEM SILA ANAR 6B 7 8 4,33 6 4 4,67 7 3 6,00 8 2 7,33 7 8 4,33 2 13 -2,33 37 38 24,33 190,792 7 67 420 566 15918
% 43

68 1051 TAHAMUST AFAAİZCİ 6 10 3 9,00 7 2 6,33 6 2 5,33 9 0 9,00 2 13 -2,33 4 11 0,33 38 31 27,66 190,449 8 68 423 570 15986
% 43

69 2027 DUVA ŞİHO 6H 10 4 8,67 5 5 3,33 3 7 0,67 5 5 3,33 5 10 1,67 4 11 0,33 32 42 18,00 189,547 3 69 429 578 16155
% 44

70 993 ABİDİNENES KAHYEOĞLU6E 10 5 8,33 2 8 -0,67 5 5 3,33 6 4 4,67 6 9 3,00 3 12 -1,00 32 43 17,66 189,315 6 70 432 581 16199
% 44

71 2023 GUFRAN   DEBİL 6J 7 8 4,33 5 5 3,33 8 2 7,33 9 1 8,67 4 11 0,33 5 10 1,67 38 37 25,66 189,247 6 71 433 582 16213
% 44

72 0 YUSUFEMİR KAHRAMAN6 8 7 5,67 4 6 2,00 9 1 8,67 6 4 4,67 5 10 1,67 4 11 0,33 36 39 23,01 188,365 9 72 440 591 16361
% 44

73 959 YUNUS EMRE GÜRLEK 6G 5 10 1,67 5 5 3,33 3 7 0,67 3 7 0,67 5 10 1,67 9 6 7,00 30 45 15,01 185,457 3 73 462 621 16902
% 46

74 747 FATMANU  TAŞ 6D 9 6 7,00 5 5 3,33 3 7 0,67 8 2 7,33 4 9 1,00 4 11 0,33 33 40 19,66 184,211 13 74 467 628 17107
% 46

75 888 ZUHAL      ÖNDEROĞLU6F 8 5 6,33 4 5 2,33 6 3 5,00 4 5 2,33 3 10 -0,33 6 8 3,33 31 36 18,99 183,746 4 75 473 636 17190
% 47

76 1066 AHMET ARSLAN 6C 9 6 7,00 6 4 4,67 7 3 6,00 8 2 7,33 4 11 0,33 3 12 -1,00 37 38 24,33 183,696 7 76 474 637 17199
% 47

77 1610 ŞEYMA NUR NANE 6D 9 6 7,00 1 8 -1,67 8 2 7,33 7 3 6,00 4 3 3,00 0 6 -2,00 29 28 19,66 183,684 14 77 475 638 17204
% 47

78 363 HİLAL BÜŞRA ŞAHAN 6D 11 4 9,67 5 5 3,33 4 6 2,00 7 3 6,00 3 12 -1,00 4 11 0,33 34 41 20,33 183,644 15 78 476 639 17213
% 47

79 135 BURAK ŞAHİN 6C 5 10 1,67 3 7 0,67 4 6 2,00 5 5 3,33 7 8 4,33 6 9 3,00 30 45 15,00 183,268 8 79 482 646 17287
% 47

80 1702 İBRAHİM CAN 6A 7 8 4,33 7 3 6,00 6 3 5,00 7 3 6,00 4 11 0,33 5 10 1,67 36 38 23,33 183,075 9 80 483 648 17314
% 47

81 1639 İBRAHİM PUSATÜÜRKMEZ6B 7 8 4,33 6 4 4,67 7 3 6,00 4 2 3,33 3 6 1,00 5 9 2,00 32 32 21,33 182,927 8 81 485 650 17340
% 47

82 720 NURSANA EREN 6B 7 8 4,33 6 4 4,67 6 4 4,67 8 2 7,33 3 12 -1,00 6 9 3,00 36 39 23,00 181,249 9 82 492 663 17636
% 48

83 1007 MEVIÜDE NUR DAŞCI 6G 6 7 3,67 5 4 3,67 6 2 5,33 6 1 5,67 3 4 1,67 3 6 1,00 29 24 21,01 179,735 4 83 508 682 17943
% 49

84 1060 MUHAMMET MUSTAFA 6A 10 3 9,00 5 3 4,00 6 4 4,67 6 4 4,67 2 13 -2,33 4 8 1,33 33 35 21,34 179,048 10 84 512 688 18064
% 49

85 26 GÖNÜL KARA 6J 9 6 7,00 7 3 6,00 7 3 6,00 3 7 0,67 4 11 0,33 4 11 0,33 34 41 20,33 178,196 7 85 518 698 18266
% 50

86 2001 EMEL HASAN 6E 9 6 7,00 5 5 3,33 7 3 6,00 8 2 7,33 2 13 -2,33 5 10 1,67 36 39 23,00 177,312 7 86 525 706 18443
% 50

87 900 SONER  KARABURAN 6F 11 2 10,33 6 3 5,00 9 1 8,67 2 6 0,00 1 11 -2,67 29 23 21,33 176,823 5 87 530 711 18555
% 50

88 678 SİBEL DEMİREL 6G 7 8 4,33 7 3 6,00 5 5 3,33 9 1 8,67 3 9 0,00 4 10 0,67 35 36 23,00 176,759 5 88 531 712 18564
% 50

89 456 BEYTULLAH KARADUMA N6J 7 8 4,33 2 8 -0,67 1 9 -2,00 6 4 4,67 8 7 5,67 3 12 -1,00 27 48 11,00 174,728 8 89 541 732 18942
% 51

90 61 ASLI  YİĞİT 6B 8 7 5,67 6 4 4,67 5 5 3,33 9 1 8,67 4 11 0,33 3 12 -1,00 35 40 21,67 173,067 10 90 547 746 19279
% 52

91 312 MEHMET EFE POLAT 6D 7 8 4,33 4 5 2,33 5 4 3,67 5 5 3,33 6 8 3,33 3 11 -0,67 30 41 16,32 173,058 16 91 548 747 19281
% 52

92 1059 SEYDİ KÜL HÇIOĞLU 6 9 6 7,00 8 2 7,33 7 3 6,00 3 7 0,67 3 11 -0,67 4 11 0,33 34 40 20,66 172,861 10 92 549 750 19322
% 53

93 1048 ÖZLEM ÖZBEK 6H 7 8 4,33 7 3 6,00 6 4 4,67 5 5 3,33 3 8 0,33 4 8 1,33 32 36 19,99 172,740 4 93 550 751 19352
% 53

94 97 CANER KOÇYİĞİT 6İ 10 5 8,33 5 5 3,33 7 3 6,00 6 4 4,67 4 11 0,33 2 13 -2,33 34 41 20,33 172,356 11 94 552 753 19426
% 53

95 473 SAMİ YUSUF AY 6İ 8 7 5,67 5 5 3,33 5 5 3,33 3 7 0,67 6 9 3,00 3 12 -1,00 30 45 15,00 170,691 12 95 566 769 19765
% 54

96 344 ELİF DİREK 6D 8 7 5,67 0 10 -3,33 10 0 10,00 7 3 6,00 3 12 -1,00 5 10 1,67 33 42 19,01 169,792 17 96 574 779 19961
% 54

97 642 FURKAN DAĞ 6H 8 6 6,00 6 3 5,00 7 2 6,33 8 1 7,67 1 6 -1,00 3 12 -1,00 33 30 23,00 168,544 5 97 588 797 20216
% 55

98 924 ALİ MİRAN KARTAL 6Ğ 9 4 7,67 6 2 5,33 5 4 3,67 4 4 2,67 2 7 -0,33 2 8 -0,67 28 29 18,34 168,539 1 98 589 798 20217
% 55

99 966 ABDULKADİR POLAT 6 5 10 1,67 5 4 3,67 5 5 3,33 7 3 6,00 5 10 1,67 5 10 1,67 32 42 18,01 168,363 11 99 591 801 20255
% 55
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GAZİANTEP ŞAHİNBEY EMİRE MUSTAFA TEZEL ORTAOKULU 6. SINIF 2.DENEME 256 1315 1845 36791

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜR SOS DİN İNG MAT FEN

Türkçe Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 7 5,60 5 5 3,50 6 4 4,22 5 4 4,02 4 8 1,55 5 8 2,52 33 36 21,41 194,050

Okul Ortalaması 7 8 4,08 4 5 2,56 5 5 3,18 5 5 3,31 4 10 0,35 4 10 1,03 29 43 14,51 157,880

KATILIMLAR

100 672 NAZLIGÜL GÜNDOĞDU6 7 6 5,00 3 5 1,33 7 2 6,33 6 3 5,00 3 6 1,00 3 10 -0,33 29 32 18,33 168,098 12 100 596 807 20320
% 55

101 909 NAZLI YI DIRIM 6F 8 5 6,33 4 6 2,00 6 2 5,33 4 5 2,33 3 10 -0,33 4 9 1,00 29 37 16,66 167,037 6 101 604 819 20533
% 56

102 1715 AYŞENUR * TEKİN 6J 8 7 5,67 4 6 2,00 5 5 3,33 4 6 2,00 3 12 -1,00 6 9 3,00 30 45 15,00 166,259 9 102 610 826 20698
% 56

103 475 İKRA NUR ASLAN 6G 5 10 1,67 6 3 5,00 8 2 7,33 7 3 6,00 2 7 -0,33 4 6 2,00 32 31 21,67 165,678 6 103 613 830 20817
% 57

104 920 BEDİRHAN YARAR 6 6 9 3,00 7 3 6,00 7 3 6,00 7 3 6,00 3 12 -1,00 5 10 1,67 35 40 21,67 165,580 13 104 615 833 20833
% 57

105 56 ALEYNA KARAOĞLAN 6B 7 8 4,33 5 5 3,33 6 4 4,67 7 3 6,00 3 12 -1,00 5 10 1,67 33 42 19,00 165,053 11 105 621 839 20939
% 57

106 2041 MUHAMMED   AYİDİ 6 7 6 5,00 5 4 3,67 5 5 3,33 3 7 0,67 1 2 0,33 5 10 1,67 26 34 14,67 163,891 14 106 627 849 21171
% 58

107 0 YUSUF TEMUR GÜNDOĞDU6F 8 5 6,33 5 3 4,00 3 6 1,00 4 5 2,33 2 10 -1,33 5 8 2,33 27 37 14,66 163,372 7 107 632 857 21280
% 58

108 2046 ŞİFA MUHAMMED 6G 9 6 7,00 7 3 6,00 4 6 2,00 7 3 6,00 3 12 -1,00 3 12 -1,00 33 42 19,00 163,288 7 108 633 858 21299
% 58

109 155 İLKER BAYRAM 6G 6 7 3,67 5 3 4,00 8 2 7,33 9 1 8,67 1 7 -1,33 3 8 0,33 32 28 22,67 163,030 8 109 635 862 21347
% 58

110 2004 ŞEHED ŞEVAH 6 6 9 3,00 4 6 2,00 3 7 0,67 8 2 7,33 6 9 3,00 3 12 -1,00 30 45 15,00 162,997 15 110 636 863 21353
% 58

111 967 ENES POLAT 6C 7 8 4,33 5 5 3,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 11 0,33 6 9 3,00 28 47 12,32 161,912 9 111 642 871 21568
% 59

112 940 HAYRUNNİSA ER 6A 7 7 4,67 4 6 2,00 4 6 2,00 4 6 2,00 5 10 1,67 4 11 0,33 28 46 12,67 160,346 11 112 656 890 21887
% 59

113 81 MEHMETSAİTGÜN 6B 9 6 7,00 5 5 3,33 7 3 6,00 8 2 7,33 3 12 -1,00 2 13 -2,33 34 41 20,33 159,928 12 113 661 897 21972
% 60

114 756 AYSEL NAZ ÖZÇELİK 6H 10 5 8,33 6 4 4,67 6 4 4,67 5 5 3,33 2 12 -2,00 3 12 -1,00 32 42 18,00 158,854 6 114 671 909 22200
% 60

115 0 FERİDE MAMO 6J 5 10 1,67 4 6 2,00 3 7 0,67 4 6 2,00 4 10 0,67 7 8 4,33 27 47 11,34 158,578 10 115 676 914 22265
% 61

116 25 ALPEREN KURT 6C 10 4 8,67 3 7 0,67 7 3 6,00 5 5 3,33 2 13 -2,33 2 7 -0,33 29 39 16,01 156,656 10 116 689 935 22670
% 62

117 23 ABDURRAHMANBE*TAŞ6 8 7 5,67 4 6 2,00 6 4 4,67 5 4 3,67 4 11 0,33 3 12 -1,00 30 44 15,34 156,281 16 117 690 938 22753
% 62

118 354 SUDEEKAYA 6J 7 8 4,33 4 6 2,00 4 6 2,00 3 6 1,00 5 10 1,67 4 11 0,33 27 47 11,33 155,516 11 118 693 944 22903
% 62

119 1299 MUHAMMET ÇEVİK 6A 5 8 2,33 4 5 2,33 5 4 3,67 2 8 -0,67 6 9 3,00 4 11 0,33 26 45 10,99 153,848 12 119 707 965 23260
% 63

120 77 MELİKE ÇINAR 6B 5 10 1,67 0 10 -3,33 4 6 2,00 6 4 4,67 4 11 0,33 7 8 4,33 26 49 9,67 153,676 13 120 709 969 23298
% 63

121 711 MELİKE YILDIZ 6A 8 7 5,67 4 6 2,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 2 11 -1,67 6 9 3,00 27 46 11,66 153,433 13 121 714 975 23350
% 63

122 679 SÜ M EYYE KESİCİ 6G 2 12 -2,00 6 2 5,33 5 3 4,00 2 7 -0,33 6 5 4,33 4 8 1,33 25 37 12,66 153,147 9 122 717 979 23403
% 64

123 1652 MERTEREN KARAH* 6D 8 7 5,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 7 3 6,00 5 10 1,67 3 12 -1,00 26 49 9,67 153,083 18 123 718 980 23412
% 64

124 528 HASAN ÇAKMAK 6 6 9 3,00 4 6 2,00 6 4 4,67 6 4 4,67 4 11 0,33 4 11 0,33 30 45 15,00 151,573 17 124 725 996 23694
% 64

125 180 RAM* A  NA KR*  L 6C 7 8 4,33 7 3 6,00 5 5 3,33 6 4 4,67 0 3 -1,00 0 1 -0,33 25 24 17,00 150,377 11 125 736 1009 23913
% 65

126 1687 HASAN HASİB T* 6C 8 5 6,33 3 7 0,67 8 2 7,33 5 5 3,33 0 12 -4,00 4 5 2,33 28 36 15,99 149,780 12 126 742 1019 24028
% 65

127 932 CELALETTİNPOLAT 6A 8 7 5,67 4 6 2,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 3 12 -1,00 5 10 1,67 27 48 11,00 149,503 14 127 747 1024 24091
% 65

128 578 BEREN SU ÇETİN 6F 9 4 7,67 3 6 1,00 6 4 4,67 4 6 2,00 3 10 -0,33 2 12 -2,00 27 42 13,01 149,440 8 128 748 1025 24098
% 65

129 0 TALHABORANÇİMEN 6F 6 7 3,67 2 6 0,00 6 4 4,67 3 7 0,67 3 12 -1,00 6 9 3,00 26 45 11,01 148,237 9 129 754 1034 24328
% 66

130 1670 MUHAMMET KÜRDİ 6C 8 7 5,67 4 6 2,00 6 3 5,00 9 1 8,67 2 13 -2,33 3 12 -1,00 32 42 18,01 148,187 13 130 757 1037 24335
% 66

131 497 MEHMET ALİ ÇELİK 6G 4 11 0,33 5 4 3,67 6 4 4,67 8 1 7,67 2 7 -0,33 4 8 1,33 29 35 17,34 148,134 10 131 759 1039 24342
% 66

132 2018 LİLES MAMO 6G 5 10 1,67 6 4 4,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 4 10 0,67 6 9 3,00 26 48 10,01 147,934 11 132 762 1042 24393
% 66

                                                4 / 9



OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GAZİANTEP ŞAHİNBEY EMİRE MUSTAFA TEZEL ORTAOKULU 6. SINIF 2.DENEME 256 1315 1845 36791

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜR SOS DİN İNG MAT FEN

Türkçe Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 7 5,60 5 5 3,50 6 4 4,22 5 4 4,02 4 8 1,55 5 8 2,52 33 36 21,41 194,050

Okul Ortalaması 7 8 4,08 4 5 2,56 5 5 3,18 5 5 3,31 4 10 0,35 4 10 1,03 29 43 14,51 157,880

KATILIMLAR

133 1303 MELİKE KARAÇA 6A 10 5 8,33 5 4 3,67 5 5 3,33 5 5 3,33 2 11 -1,67 2 13 -2,33 29 43 14,66 146,949 15 133 768 1053 24559
% 67

134 213 TUĞBA ÇİFT 6C 5 10 1,67 6 4 4,67 6 4 4,67 5 5 3,33 3 11 -0,67 5 10 1,67 30 44 15,34 146,730 14 134 769 1054 24604
% 67

135 717 ALEYNA DURNAOĞLU 6B 8 7 5,67 6 4 4,67 6 4 4,67 4 6 2,00 2 13 -2,33 4 11 0,33 30 45 15,01 145,021 14 135 783 1076 24995
% 68

136 969 EFE YAVUZ 6E 5 10 1,67 7 3 6,00 5 5 3,33 5 5 3,33 3 12 -1,00 5 10 1,67 30 45 15,00 144,103 8 136 786 1085 25192
% 68

137 350 FATMA NUR BOZAN 6D 6 9 3,00 6 4 4,67 3 7 0,67 6 4 4,67 6 9 3,00 1 14 -3,67 28 47 12,34 142,829 19 137 800 1105 25484
% 69

138 0 ŞERİFE SEVER 6İ 7 8 4,33 5 5 3,33 9 1 8,67 1 9 -2,00 3 12 -1,00 4 11 0,33 29 46 13,66 142,493 13 138 802 1108 25548
% 69

139 762 YUSUF EMİN GÖK 6F 4 9 1,00 4 4 2,67 6 3 5,00 6 4 4,67 3 11 -0,67 5 10 1,67 28 41 14,34 142,248 10 139 803 1110 25597
% 70

140 894 TAYYİBE HAZZURİ 6F 5 10 1,67 5 5 3,33 4 6 2,00 9 1 8,67 4 11 0,33 3 12 -1,00 30 45 15,00 141,708 11 140 807 1116 25718
% 70

141 612 ENES LOKMAN 6H 8 7 5,67 1 9 -2,00 5 5 3,33 5 5 3,33 3 12 -1,00 4 11 0,33 26 49 9,66 141,659 7 141 808 1117 25734
% 70

142 2045 MUSTAFA MUSTAFA 6 4 11 0,33 3 7 0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 7 8 4,33 3 11 -0,67 24 50 7,33 141,373 18 142 813 1124 25803
% 70

143 3010 HİLAL DOĞAN 6D 8 7 5,67 3 7 0,67 4 6 2,00 4 6 2,00 3 12 -1,00 4 11 0,33 26 49 9,67 141,268 20 143 817 1128 25832
% 70

144 729 YAĞMUR GEÇER 6B 10 5 8,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 2 13 -2,33 4 11 0,33 25 50 8,33 141,251 15 144 818 1129 25837
% 70

145 294 BİR GL BEYZA GÖREN 6F 7 7 4,67 3 7 0,67 4 6 2,00 4 5 2,33 3 11 -0,67 4 10 0,67 25 46 9,67 140,996 12 145 819 1132 25893
% 70

146 35 ARDAAKYILDRILDIRIM 6 5 10 1,67 3 7 0,67 6 4 4,67 4 6 2,00 3 12 -1,00 6 9 3,00 27 48 11,01 140,673 19 146 821 1134 25985
% 71

147 69900 HASAN EFE KAYA 6A 6 8 3,33 6 4 4,67 5 5 3,33 5 5 3,33 2 13 -2,33 5 10 1,67 29 45 14,00 140,449 16 147 825 1138 26036
% 71

148 2061 BARA İBRAHİM 6E 4 10 0,67 3 7 0,67 4 5 2,33 6 4 4,67 5 10 1,67 4 11 0,33 26 47 10,34 139,828 9 148 828 1141 26142
% 71

149 934 EYLÜLNİSASERTDEMİR6 9 6 7,00 4 6 2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 4 11 0,33 2 13 -2,33 25 50 8,34 138,433 20 149 838 1154 26432
% 72

150 1571 M *AMMED NUR LAHMED6E 4 11 0,33 6 4 4,67 6 4 4,67 8 2 7,33 3 12 -1,00 4 11 0,33 31 44 16,33 136,785 10 150 855 1173 26749
% 73

151 2042 FATIMA MERAY 6 5 8 2,33 4 5 2,33 5 5 3,33 4 6 2,00 3 12 -1,00 5 10 1,67 26 46 10,66 136,319 21 151 857 1179 26863
% 73

152 0 EDANUR ŞİMŞEK 6A 8 7 5,67 3 6 1,00 4 6 2,00 4 6 2,00 4 11 0,33 2 13 -2,33 25 49 8,67 134,172 17 152 866 1196 27326
% 74

153 326 MUHAMMETBİLALSARILAR6D 5 9 2,00 2 8 -0,67 5 5 3,33 8 2 7,33 3 8 0,33 3 12 -1,00 26 44 11,32 133,929 21 153 870 1202 27382
% 74

154 0 **I 6D 4 11 0,33 3 7 0,67 4 6 2,00 6 4 4,67 3 12 -1,00 6 9 3,00 26 49 9,67 133,660 22 154 871 1203 27439
% 75

155 1673 ABDUL SAMET BAHAR 6D 9 6 7,00 1 9 -2,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 4 11 0,33 3 12 -1,00 21 54 3,00 133,016 23 155 878 1214 27563
% 75

156 957 HATİCE MERAL 6B 5 10 1,67 5 5 3,33 5 5 3,33 6 4 4,67 3 12 -1,00 4 11 0,33 28 47 12,33 132,083 16 156 884 1220 27749
% 75

157 0 * B * ALNA     İ P 6G 9 6 7,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 2 13 -2,33 5 10 1,67 22 53 4,34 131,845 12 157 886 1224 27795
% 76

158 42900 HAMİDE NİSA ALBAYRAM6İ 7 8 4,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 4 11 0,33 4 11 0,33 22 53 4,33 131,708 14 158 887 1226 27825
% 76

159 884 DEMET  BOZKURT 6F 8 5 6,33 4 6 2,00 3 5 1,33 0 9 -3,00 4 8 1,33 1 12 -3,00 20 45 4,99 129,326 13 159 913 1260 28296
% 77

160 626 İSMAİL DEMİR    E 6H 5 9 2,00 8 2 7,33 7 3 6,00 5 5 3,33 0 9 -3,00 4 11 0,33 29 39 15,99 128,744 8 160 918 1268 28404
% 77

161 0 ENE  BULUT 6J 6 9 3,00 4 6 2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 2 13 -2,33 6 9 3,00 24 51 7,01 128,737 12 161 919 1269 28407
% 77

162 187 SONER G LTEK*N T 6C 7 8 4,33 3 7 0,67 6 4 4,67 1 9 -2,00 3 12 -1,00 4 11 0,33 24 51 7,00 127,721 15 162 927 1282 28629
% 78

163 0 *E SİT *** 6D 7 7 4,67 3 7 0,67 1 3 0,00 3 7 0,67 3 12 -1,00 4 11 0,33 21 47 5,34 126,968 24 163 934 1290 28774
% 78

164 1693 UFUKC*  KAMALI 6J 7 8 4,33 1 9 -2,00 1 9 -2,00 1 9 -2,00 2 13 -2,33 7 7 4,67 19 55 0,67 126,941 13 164 935 1291 28777
% 78

165 397 MEHMET CAN KARACA6J 6 9 3,00 4 6 2,00 5 5 3,33 3 7 0,67 3 12 -1,00 4 11 0,33 25 50 8,33 126,651 14 165 938 1294 28832
% 78
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GAZİANTEP ŞAHİNBEY EMİRE MUSTAFA TEZEL ORTAOKULU 6. SINIF 2.DENEME 256 1315 1845 36791

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜR SOS DİN İNG MAT FEN

Türkçe Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 7 5,60 5 5 3,50 6 4 4,22 5 4 4,02 4 8 1,55 5 8 2,52 33 36 21,41 194,050

Okul Ortalaması 7 8 4,08 4 5 2,56 5 5 3,18 5 5 3,31 4 10 0,35 4 10 1,03 29 43 14,51 157,880

KATILIMLAR

166 270 NİSA HATİCE GEZER 6 5 9 2,00 3 6 1,00 3 7 0,67 3 6 1,00 3 11 -0,67 5 10 1,67 22 49 5,67 125,456 22 166 942 1303 29047
% 79

167 478 NEHİRNURİ *CL ER 6J 3 12 -1,00 5 5 3,33 1 9 -2,00 3 7 0,67 5 10 1,67 5 10 1,67 22 53 4,34 124,644 15 167 948 1312 29210
% 79

168 796 MENİSA BİLİM 6G 5 10 1,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 6 9 3,00 3 12 -1,00 20 55 1,67 123,661 13 168 955 1319 29382
% 80

169 1674 MUHAMMED MUSTAFA KUŞ6A 7 8 4,33 3 7 0,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 4 11 0,33 3 11 -0,67 21 53 3,33 123,106 18 169 958 1325 29492
% 80

170 195 DÖNENUR YILM* 6J 7 8 4,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 1 14 -3,67 6 9 3,00 23 52 5,66 122,796 16 170 964 1332 29551
% 80

171 1000 RABİA CÜCÜK 6A 4 10 0,67 2 8 -0,67 7 2 6,33 4 5 2,33 5 10 1,67 2 12 -2,00 24 47 8,33 122,437 19 171 966 1339 29620
% 81

172 1742 ABDULSAMBT BULUT 6J 8 7 5,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 12 -1,00 3 12 -1,00 22 53 4,34 122,355 17 172 969 1342 29640
% 81

173 905 ÖMER EREN KARTAL 6F 4 6 2,00 1 1 0,67 2 3 1,00 1 4 -0,33 0 1 -0,33 3 5 1,33 11 20 4,34 122,214 14 173 970 1343 29682
% 81

174 0 * * 6A 0 10 -3,33 3 6 1,00 4 6 2,00 5 5 3,33 6 9 3,00 4 11 0,33 22 47 6,33 122,026 20 174 973 1346 29713
% 81

175 698 *Ü*   *N *     L 6 7 8 4,33 2 7 -0,33 3 7 0,67 2 5 0,33 0 3 -1,00 14 30 4,00 121,964 23 175 974 1348 29724
% 81

176 0 * ÇS * A           A 6İ 5 10 1,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 3 12 -1,00 6 9 3,00 21 54 3,00 121,556 15 176 977 1352 29797
% 81

177 613 MEMETERENDEMİR 6H 6 9 3,00 2 8 -0,67 7 3 6,00 2 8 -0,67 2 13 -2,33 5 10 1,67 24 51 7,00 121,032 9 177 982 1358 29896
% 81

178 502 EMİRHAN YILMAZ 6İ 6 9 3,00 3 7 0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 3 12 -1,00 4 11 0,33 23 52 5,67 120,708 16 178 986 1364 29966
% 81

179 598 YAGMUR TOPRAK 6H 3 12 -1,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 0 10 -3,33 7 8 4,33 4 11 0,33 18 57 -1,00 120,536 10 179 987 1365 29996
% 82

180 1685 HİLAL GÜL 6A 3 11 -0,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 5 10 1,67 5 10 1,67 20 54 2,01 120,311 21 180 989 1368 30038
% 82

181 680 AZRA NUR KAYIŞ 6A 5 9 2,00 4 4 2,67 2 7 -0,33 1 1 0,67 0 1 -0,33 2 5 0,33 14 27 5,01 119,480 22 181 995 1377 30209
% 82

182 912 MEDİNEGULNURGU DOĞDU6F 3 10 -0,33 6 4 4,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 5 9 2,00 3 12 -1,00 22 50 5,34 117,842 15 182 1001 1390 30485
% 83

183 5 ENES ÇINAR 6F 5 9 2,00 2 8 -0,67 6 4 4,67 1 9 -2,00 5 10 1,67 2 12 -2,00 21 52 3,67 115,548 16 183 1016 1415 30920
% 84

184 7460 HASAN DİYAR BAYINDIR6C 7 8 4,33 3 7 0,67 5 5 3,33 1 9 -2,00 3 12 -1,00 3 12 -1,00 22 53 4,33 115,311 16 184 1017 1416 30957
% 84

185 0 İS*U*O** K 6C 5 10 1,67 6 4 4,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 12 -1,00 4 11 0,33 23 52 5,67 114,901 17 185 1019 1419 31024
% 84

186 425 G Ü L F İ D A N 6İ 6 9 3,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 5 5 3,33 1 14 -3,67 5 10 1,67 23 52 5,66 112,032 17 186 1040 1452 31517
% 86

187 164 NİSANUR YALÇIN 6E 6 9 3,00 3 7 0,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 2 12 -2,00 4 11 0,33 22 52 4,66 111,588 11 187 1044 1459 31596
% 86

188 1686 FEVZİ FETTAH TAŞ 6B 4 11 0,33 5 5 3,33 6 3 5,00 2 8 -0,67 2 13 -2,33 5 10 1,67 24 50 7,33 111,091 17 188 1046 1465 31660
% 86

189 851 EYLÜL DEMİR 6J 5 10 1,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 1 9 -2,00 4 11 0,33 4 11 0,33 19 56 0,33 110,588 18 189 1048 1469 31732
% 86

190 948 ÖKKEŞYILDIRIM 6A 3 12 -1,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 5 4 3,67 3 12 -1,00 5 10 1,67 22 52 4,67 110,235 23 190 1051 1474 31796
% 86

191 3 MUSA YALÇIN 6 6 9 3,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 5 5 3,33 0 7 -2,33 4 10 0,67 19 47 3,34 110,134 24 191 1052 1475 31806
% 86

192 28 *** * U Y         EE 6 4 11 0,33 3 7 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 5 10 1,67 3 12 -1,00 20 55 1,67 110,113 25 192 1053 1476 31811
% 86

193 1690 MUHAM ET ENES YILGIN6B 4 11 0,33 5 4 3,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 2 13 -2,33 6 9 3,00 21 53 3,34 109,840 18 193 1055 1479 31850
% 87

194 0 NURSENA Ö*A LAN 6E 4 11 0,33 4 6 2,00 5 5 3,33 5 5 3,33 1 12 -3,00 5 10 1,67 24 49 7,66 109,681 12 194 1058 1483 31884
% 87

195 713 HAKAN DEMİRKIRAN 6B 3 12 -1,00 5 5 3,33 7 3 6,00 6 4 4,67 1 14 -3,67 5 10 1,67 27 48 11,00 108,060 19 195 1070 1500 32140
% 87

196 1720 HANİFİ CAN ERDAĞ 6J 4 11 0,33 3 7 0,67 2 7 -0,33 5 5 3,33 4 11 0,33 3 12 -1,00 21 53 3,33 107,608 19 196 1072 1503 32214
% 88

197 906 NUMAN ALİ BAKIR 6F 6 9 3,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 4 5 2,33 2 12 -2,00 4 10 0,67 19 53 1,33 107,333 17 197 1073 1507 32259
% 88

198 732 TUĞÇE BOZ 6A 5 9 2,00 5 5 3,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 11 -0,67 3 12 -1,00 21 52 3,66 107,236 24 198 1074 1508 32274
% 88
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GAZİANTEP ŞAHİNBEY EMİRE MUSTAFA TEZEL ORTAOKULU 6. SINIF 2.DENEME 256 1315 1845 36791

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜR SOS DİN İNG MAT FEN

Türkçe Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 7 5,60 5 5 3,50 6 4 4,22 5 4 4,02 4 8 1,55 5 8 2,52 33 36 21,41 194,050

Okul Ortalaması 7 8 4,08 4 5 2,56 5 5 3,18 5 5 3,31 4 10 0,35 4 10 1,03 29 43 14,51 157,880

KATILIMLAR

199 1031 MUHAMMETAYTEK* 6D 6 9 3,00 2 8 -0,67 0 10 -3,33 3 6 1,00 3 12 -1,00 4 11 0,33 18 56 -0,67 107,009 25 199 1077 1512 32307
% 88

200 716 MELİKE TAŞ 6B 5 10 1,67 5 5 3,33 3 7 0,67 6 4 4,67 2 13 -2,33 3 12 -1,00 24 51 7,01 105,597 20 200 1089 1532 32555
% 88

201 1618 URKİYE ÇELİK 6C 7 8 4,33 3 7 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 4 11 0,33 1 14 -3,67 20 55 1,66 105,293 18 201 1092 1535 32597
% 89

202 615 ERAY YEŞİLKAYA 6H 2 13 -2,33 6 4 4,67 5 5 3,33 4 6 2,00 4 11 0,33 3 12 -1,00 24 51 7,00 104,155 11 202 1099 1544 32749
% 89

203 752 D DENİZ KILIÇ      Ç 6E 3 12 -1,00 3 7 0,67 5 5 3,33 5 5 3,33 2 13 -2,33 5 10 1,67 23 52 5,67 103,747 13 203 1103 1548 32796
% 89

204 2031 MUHAMMED ELALİ 6G 4 11 0,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 2 13 -2,33 6 9 3,00 19 56 0,33 102,065 14 204 1111 1559 33019
% 90

205 1541 EREN DOĞAN 6A 3 12 -1,00 3 7 0,67 6 4 4,67 3 7 0,67 3 12 -1,00 4 11 0,33 22 53 4,34 101,065 25 205 1116 1566 33144
% 90

206 1714 ZEYNEP GÜL ÇEVİK 6 4 10 0,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 11 0,33 3 12 -1,00 19 55 0,66 100,874 26 206 1119 1571 33171
% 90

207 271 BERAT  RD  Y ZIN 6D 4 10 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 2 13 -2,33 5 9 2,00 19 54 1,01 100,826 26 207 1120 1572 33176
% 90

208 0 Y  U 6A 3 12 -1,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 3 10 -0,33 5 9 2,00 17 55 -1,33 99,786 26 208 1126 1582 33290
% 90

209 0 VİEM HAÇİA* 6J 6 9 3,00 3 7 0,67 3 7 0,67 3 6 1,00 3 12 -1,00 2 13 -2,33 20 54 2,01 99,677 20 209 1128 1584 33306
% 91

210 685 PIN ARTÜZEL 6İ 5 10 1,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 3 12 -1,00 3 12 -1,00 20 55 1,67 99,656 18 210 1129 1585 33308
% 91

211 7703 ŞUAYİP KAÇAR 6J 3 12 -1,00 5 4 3,67 0 10 -3,33 5 5 3,33 4 11 0,33 3 12 -1,00 20 54 2,00 99,517 21 211 1132 1588 33331
% 91

212 702 BÜŞRA GÜLER 6B 2 11 -1,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 7 3 6,00 3 11 -0,67 4 11 0,33 20 52 2,65 99,488 21 212 1133 1589 33335
% 91

213 0 ÜMMÜGÜLSÜMÖZDEM   İR6F 2 12 -2,00 3 6 1,00 2 7 -0,33 4 6 2,00 4 11 0,33 4 11 0,33 19 53 1,33 99,454 18 213 1134 1590 33337
% 91

214 771 TUĞBA DALGIÇ 6F 5 6 3,00 2 6 0,00 5 5 3,33 3 7 0,67 1 11 -2,67 3 12 -1,00 19 47 3,33 98,558 19 214 1140 1600 33443
% 91

215 1697 AYŞENUR TURGUT 6J 5 10 1,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 2 12 -2,00 4 11 0,33 19 55 0,67 98,241 22 215 1143 1603 33488
% 91

216 0 A  YA   İ * L  L  N 6C 5 10 1,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 4 11 0,33 3 12 -1,00 17 58 -2,34 97,839 19 216 1145 1605 33534
% 91

217 458 R*B* AAİS* 6F 4 11 0,33 4 6 2,00 4 6 2,00 4 6 2,00 1 14 -3,67 5 10 1,67 22 53 4,33 97,584 20 217 1151 1611 33581
% 91

218 364 BEYZANUR ÇELİK 6G 5 10 1,67 4 6 2,00 4 5 2,33 6 3 5,00 2 13 -2,33 2 13 -2,33 23 50 6,34 97,530 15 218 1152 1613 33590
% 91

219 1739 MUHAMMED DOĞAN 6J 5 10 1,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 4 6 2,00 3 12 -1,00 3 12 -1,00 19 56 0,34 97,329 23 219 1153 1616 33618
% 91

220 431 İB *HİM SESİGÜZEL 6İ 3 12 -1,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 6 4 4,67 1 14 -3,67 6 9 3,00 21 54 3,00 97,039 19 220 1154 1619 33654
% 91

221 0 BT ŞA U K    R 6 1 2 0,33 0 3 -1,00 1 2 0,33 1 3 0,00 2 3 1,00 0 5 -1,67 5 18 -1,01 97,024 27 221 1155 1620 33655
% 91

222 607 YASİN TAŞ 6G 2 12 -2,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 3 12 -1,00 6 9 3,00 17 57 -2,00 95,710 16 222 1159 1627 33838
% 92

223 1634 YAĞMUR ÖZKABLAN 6G 2 13 -2,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 6 4 4,67 5 10 1,67 2 13 -2,33 20 55 1,68 95,053 17 223 1167 1636 33922
% 92

224 1729 BULUT BEKTAŞOĞLU 6J 4 11 0,33 3 7 0,67 3 7 0,67 4 6 2,00 3 12 -1,00 3 12 -1,00 20 55 1,67 94,969 24 224 1168 1639 33936
% 92

225 114 YAHYA ER 6B 3 12 -1,00 5 5 3,33 3 7 0,67 5 5 3,33 2 13 -2,33 4 11 0,33 22 53 4,33 94,561 22 225 1170 1641 33990
% 92

226 788 HATİCE AKIL 6G 4 11 0,33 3 7 0,67 3 6 1,00 1 9 -2,00 3 12 -1,00 4 11 0,33 18 56 -0,67 94,367 18 226 1171 1642 34008
% 92

227 504 MUHAMETTAHİR EKŞİ 6E 3 12 -1,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 2 13 -2,33 6 9 3,00 18 57 -1,00 94,323 14 227 1172 1643 34017
% 92

228 783 ** 6A 3 10 -0,33 1 7 -1,33 3 7 0,67 2 6 0,00 3 9 0,00 3 10 -0,33 15 49 -1,32 93,878 27 228 1176 1649 34080
% 93

229 235 ZÜBEYDE YETER 6C 3 12 -1,00 4 6 2,00 3 7 0,67 5 5 3,33 3 12 -1,00 3 12 -1,00 21 54 3,00 93,169 20 229 1180 1654 34170
% 93

230 314 MELİKE ÇAĞIN 6D 5 10 1,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 4 6 2,00 2 13 -2,33 3 12 -1,00 20 55 1,67 92,084 27 230 1186 1664 34310
% 93

231 869 BER*ÖKEKEŞYAVUZKUR T6F 4 11 0,33 7 3 6,00 4 6 2,00 1 9 -2,00 3 12 -1,00 2 13 -2,33 21 54 3,00 89,708 21 231 1199 1681 34588
% 94
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GAZİANTEP ŞAHİNBEY EMİRE MUSTAFA TEZEL ORTAOKULU 6. SINIF 2.DENEME 256 1315 1845 36791

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜR SOS DİN İNG MAT FEN

Türkçe Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 7 5,60 5 5 3,50 6 4 4,22 5 4 4,02 4 8 1,55 5 8 2,52 33 36 21,41 194,050

Okul Ortalaması 7 8 4,08 4 5 2,56 5 5 3,18 5 5 3,31 4 10 0,35 4 10 1,03 29 43 14,51 157,880

KATILIMLAR

232 370 MEDİ NEGÜL DAĞLI 6D 5 10 1,67 1 8 -1,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 2 13 -2,33 4 11 0,33 17 57 -2,00 89,197 28 232 1201 1685 34653
% 94

233 78 CANAN KEVSER EMİR 6G 2 11 -1,67 3 6 1,00 0 6 -2,00 2 5 0,33 3 9 0,00 3 9 0,00 13 46 -2,34 88,266 19 233 1206 1692 34748
% 94

234 1738 FEHMİ ŞİHO 6J 4 11 0,33 2 8 -0,67 5 5 3,33 8 2 7,33 0 15 -5,00 4 11 0,33 23 52 5,65 88,111 25 234 1208 1694 34767
% 94

235 0 *ET  ÇUNK  * RB 6C 4 11 0,33 6 4 4,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 12 -1,00 2 13 -2,33 20 55 1,67 88,111 21 234 1208 1694 34767
% 94

236 430 HAVVA UÇ* N 6 3 12 -1,00 2 7 -0,33 1 9 -2,00 4 6 2,00 3 12 -1,00 4 11 0,33 17 57 -2,00 87,956 28 236 1210 1696 34782
% 95

237 506 HATİCEŞ AHAN 6İ 3 12 -1,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 2 13 -2,33 6 9 3,00 16 59 -3,66 86,921 20 237 1213 1700 34861
% 95

238 0 BERAT ÇETİN     N 6 0 3 -1,00 3 6 1,00 1 5 -0,67 2 5 0,33 0 2 -0,67 0 2 -0,67 6 23 -1,68 85,033 29 238 1217 1708 35032
% 95

239 0 HUD*EŞAVAK 6J 6 9 3,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 2 13 -2,33 2 13 -2,33 18 57 -0,99 84,699 26 239 1218 1709 35065
% 95

240 483 AYŞE NAZ POLAT 6İ 3 11 -0,67 4 6 2,00 0 10 -3,33 1 8 -1,67 4 11 0,33 3 12 -1,00 15 58 -4,34 84,255 21 240 1220 1711 35096
% 95

241 2044 LİMAR ELAYİD 6F 3 12 -1,00 4 5 2,33 2 7 -0,33 2 7 -0,33 0 3 -1,00 3 11 -0,67 14 45 -1,00 84,205 22 241 1222 1713 35102
% 95

242 549 MERYEM KİŞİRO 6J 4 11 0,33 4 5 2,33 3 7 0,67 6 4 4,67 1 14 -3,67 3 12 -1,00 21 53 3,33 83,645 27 242 1225 1716 35147
% 96

243 919 İSHAK ÇETİN 6F 4 9 1,00 6 2 5,33 4 4 2,67 0 7 -2,33 2 13 -2,33 2 13 -2,33 18 48 2,01 81,767 23 243 1230 1724 35279
% 96

244 39 DAMLA KIRTA 6F 4 11 0,33 1 9 -2,00 7 3 6,00 2 8 -0,67 1 14 -3,67 4 11 0,33 19 56 0,32 80,320 24 244 1238 1733 35387
% 96

245 879 CEMİL AYTEKİN 6F 4 10 0,67 4 6 2,00 5 5 3,33 0 10 -3,33 2 13 -2,33 3 12 -1,00 18 56 -0,66 80,265 25 245 1239 1734 35390
% 96

246 1713 IRMAK YILMAZ 6A 1 14 -3,67 3 7 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 4 11 0,33 3 12 -1,00 16 59 -3,67 73,509 28 246 1257 1761 35809
% 97

247 0 R*  *N***DN* 6 1 14 -3,67 2 8 -0,67 2 7 -0,33 3 7 0,67 3 11 -0,67 4 11 0,33 15 58 -4,34 73,037 30 247 1258 1763 35830
% 97

248 360 HASAN K URT 6D 3 12 -1,00 0 10 -3,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 12 -1,00 3 12 -1,00 14 61 -6,33 70,827 29 248 1263 1770 35948
% 98

249 175 GÜLS M PEKMEZÇİ 6J 1 13 -3,33 1 8 -1,67 1 4 -0,33 2 7 -0,33 3 12 -1,00 4 11 0,33 12 55 -6,33 67,354 28 249 1268 1779 36075
% 98

250 872 BURAK KAYA 6F 2 13 -2,33 2 8 -0,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 2 13 -2,33 4 11 0,33 14 61 -6,33 63,916 26 250 1273 1786 36196
% 98

251 1725 ERDEM KOCA     K 6J 3 12 -1,00 4 6 2,00 4 6 2,00 3 7 0,67 2 13 -2,33 1 14 -3,67 17 58 -2,33 58,588 29 251 1282 1798 36350
% 99

252 58 EZEL NUR YETER 6H 2 13 -2,33 4 6 2,00 3 7 0,67 0 10 -3,33 3 12 -1,00 2 13 -2,33 14 61 -6,32 57,093 12 252 1283 1800 36382
% 99

253 831 DÖNA  *EMİR 6 0 15 -5,00 0 10 -3,33 1 9 -2,00 4 6 2,00 3 12 -1,00 4 11 0,33 12 63 -9,00 55,664 31 253 1284 1801 36418
% 99

254 636 HAMZA DÖNMEZ 6H 4 11 0,33 0 10 -3,33 2 8 -0,67 0 10 -3,33 2 13 -2,33 2 13 -2,33 10 65 -11,66 47,739 13 254 1289 1807 36565
% 99

255 53 ADNAN FALLAHA 6B 1 14 -3,67 5 5 3,33 5 5 3,33 7 3 6,00 1 14 -3,67 0 15 -5,00 19 56 0,32 41,339 23 255 1290 1809 36609
% 100

256 0 6 0 0 0,00
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GAZİANTEP ŞAHİNBEY EMİRE MUSTAFA TEZEL ORTAOKULU 6. SINIF 2.DENEME 256 1315 1845 36791

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜR SOS DİN İNG MAT FEN

Türkçe Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 7 5,60 5 5 3,50 6 4 4,22 5 4 4,02 4 8 1,55 5 8 2,52 33 36 21,41 194,050

Okul Ortalaması 7 8 4,08 4 5 2,56 5 5 3,18 5 5 3,31 4 10 0,35 4 10 1,03 29 43 14,51 157,880

KATILIMLAR
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GAZİANTEP ŞAHİNBEY EMİRE MUSTAFA TEZEL ORTAOKULU 5. SINIF 2.DENEME 256 1610 2191 37981

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜR SOS DİN İNG MAT FEN

Türkçe Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 8 4,28 5 5 3,53 5 4 3,81 4 5 2,07 4 8 1,68 5 9 2,37 31 39 17,74 179,820

Okul Ortalaması 6 9 2,79 4 6 2,22 5 5 3,72 3 7 0,57 4 10 0,57 4 10 0,63 26 47 10,50 141,650

KATILIMLAR

1 0 * ***BE E     M 5A 14 1 13,67 8 2 7,33 10 0 10,00 6 3 5,00 12 1 11,67 8 7 5,67 58 14 53,34 377,218 1 1 22 23 821
% 2,16

2 1124 PUSAT UZ 5A 9 6 7,00 10 0 10,00 10 0 10,00 7 3 6,00 10 5 8,33 8 7 5,67 54 21 47,00 315,712 2 2 61 65 2624
% 6,91

3 24 MEHMET EFE CİNOĞLU5 9 2 8,33 7 1 6,67 8 0 8,00 5 2 4,33 5 5 3,33 11 4 9,67 45 14 40,33 294,311 1 3 90 97 3651
% 9,61

4 103 SEMA HORŞİD 5A 11 4 9,67 8 2 7,33 10 0 10,00 5 5 3,33 7 8 4,33 8 7 5,67 49 26 40,33 285,748 3 4 103 111 4169
% 11

5 112 HİRANUR CAN 5A 9 6 7,00 5 4 3,67 8 1 7,67 5 5 3,33 6 3 5,00 10 4 8,67 43 23 35,34 282,371 4 5 112 122 4406
% 12

6 1029 YAĞMUR CECELİ 5H 12 3 11,00 7 3 6,00 8 2 7,33 0 10 -3,33 7 8 4,33 9 6 7,00 43 32 32,33 276,835 1 6 121 133 4780
% 13

7 491 BETÜL MUSTAFA 5C 10 5 8,33 7 3 6,00 10 0 10,00 3 7 0,67 10 5 8,33 5 9 2,00 45 29 35,33 274,361 1 7 122 135 4956
% 13

8 89 VEDAT BAKİ DAŞCI 5A 8 7 5,67 6 3 5,00 9 0 9,00 4 6 2,00 8 3 7,00 8 7 5,67 43 26 34,34 271,579 5 8 126 141 5120
% 13

9 939 HA* E ŞERİF 5A 11 4 9,67 6 4 4,67 7 2 6,33 5 4 3,67 6 8 3,33 7 7 4,67 42 29 32,34 257,068 6 9 158 183 6317
% 17

10 359 YAHYA CAN ÖZER 5H 7 8 4,33 8 2 7,33 7 3 6,00 4 6 2,00 8 7 5,67 8 7 5,67 42 33 31,00 250,772 2 10 175 204 6919
% 18

11 496 FURKAN ARİF SERDAL 5 9 6 7,00 7 3 6,00 7 2 6,33 3 7 0,67 7 8 4,33 8 7 5,67 41 33 30,00 250,578 2 11 177 206 6941
% 18

12 316 BÜŞRA GÖKTÜRK 5C 9 6 7,00 6 4 4,67 6 4 4,67 3 7 0,67 9 6 7,00 6 9 3,00 39 36 27,01 247,241 2 12 187 218 7267
% 19

13 4113 REYYAN ŞEYHO 5C 7 8 4,33 6 3 5,00 10 0 10,00 5 5 3,33 7 6 5,00 7 8 4,33 42 30 31,99 242,582 3 13 212 249 7753
% 20

14 925 AYBÜKE YILDIRIM 5A 11 3 10,00 7 2 6,33 9 1 8,67 1 6 -1,00 4 7 1,67 7 7 4,67 39 26 30,34 241,416 7 14 215 254 7879
% 21

15 505 BARIŞ KESKİN 5C 5 10 1,67 7 3 6,00 9 1 8,67 7 3 6,00 8 7 5,67 7 8 4,33 43 32 32,34 237,869 4 15 233 277 8264
% 22

16 559 EFNA YAĞMUR ŞAHAN 5F 10 3 9,00 4 4 2,67 8 1 7,67 4 4 2,67 5 2 4,33 4 6 2,00 35 20 28,34 237,765 1 16 234 278 8277
% 22

17 244 AHMETBA KİGEÇER 5 6 4 4,67 7 3 6,00 9 0 9,00 3 7 0,67 8 3 7,00 5 9 2,00 38 26 29,34 237,710 3 17 235 279 8285
% 22

18 188 FATMAGÜL DEMET BALTA5C 11 4 9,67 6 3 5,00 9 1 8,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 8 7 5,67 39 30 29,01 235,898 5 18 240 290 8467
% 22

19 248 NAZLI GÜL ALICI 5C 11 4 9,67 5 3 4,00 8 1 7,67 1 6 -1,00 7 7 4,67 5 10 1,67 37 31 26,68 235,529 6 19 242 292 8506
% 22

20 300 FATIMA MİYESE KAYA 5İ 9 6 7,00 8 2 7,33 8 2 7,33 5 5 3,33 7 8 4,33 5 10 1,67 42 33 30,99 234,459 1 20 246 297 8626
% 23

21 4011 ABDULLAH ŞİVEHNİ 5G 6 9 3,00 6 4 4,67 8 2 7,33 5 5 3,33 7 8 4,33 8 7 5,67 40 35 28,33 231,503 1 21 256 311 8943
% 24

22 118 ENES KALA 5C 9 6 7,00 6 4 4,67 7 3 6,00 3 7 0,67 9 6 7,00 4 11 0,33 38 37 25,67 231,080 7 22 260 316 8980
% 24

23 185 YAĞMUR NİSA YET* 5A 12 2 11,33 6 4 4,67 5 5 3,33 3 6 1,00 7 6 5,00 3 12 -1,00 36 35 24,33 227,439 8 23 272 332 9399
% 25

24 1105 HAYRUNİSA KIVANÇ 5C 9 6 7,00 8 1 7,67 8 2 7,33 3 7 0,67 6 9 3,00 6 9 3,00 40 34 28,67 226,327 8 24 276 337 9521
% 25

25 552 MEHMETENESZİ REK 5F 7 8 4,33 7 3 6,00 8 2 7,33 5 5 3,33 5 10 1,67 8 7 5,67 40 35 28,33 220,655 2 25 291 360 10136
% 27

26 871 ONURMERT KEKLİKÇİ 5H 8 7 5,67 7 3 6,00 8 2 7,33 7 3 6,00 7 8 4,33 4 11 0,33 41 34 29,66 220,639 3 26 292 361 10139
% 27

27 62 NİSANUR BOZKURT 5C 10 5 8,33 4 3 3,00 8 2 7,33 3 6 1,00 3 6 1,00 7 8 4,33 35 30 24,99 217,749 9 27 302 375 10468
% 28

28 420 YAĞMUR SAVUN 5E 9 6 7,00 5 5 3,33 10 0 10,00 0 10 -3,33 7 7 4,67 5 10 1,67 36 38 23,34 215,781 1 28 308 383 10744
% 28

29 153 BEYEN ŞEYHO 5A 8 6 6,00 7 3 6,00 9 1 8,67 3 6 1,00 4 7 1,67 6 7 3,67 37 30 27,01 213,517 9 29 322 402 11015
% 29

30 330 YUSUF BİLMEZ LR 5C 9 6 7,00 5 5 3,33 8 2 7,33 4 6 2,00 7 8 4,33 4 11 0,33 37 38 24,32 212,151 10 30 327 409 11177
% 29

31 854 MEMİK EFE KARAHAN 5H 9 6 7,00 6 4 4,67 6 4 4,67 3 7 0,67 5 10 1,67 7 8 4,33 36 39 23,01 212,013 4 31 328 410 11197
% 29

32 204 NEH İ IRMAK ŞAHİN 5E 10 2 9,33 6 3 5,00 4 4 2,67 4 6 2,00 3 6 1,00 5 8 2,33 32 29 22,33 207,009 2 32 352 438 11860
% 31

33 1053 HAMZA ALP 5İ 10 5 8,33 6 4 4,67 6 4 4,67 5 5 3,33 4 11 0,33 6 9 3,00 37 38 24,33 207,005 2 33 353 439 11861
% 31
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GAZİANTEP ŞAHİNBEY EMİRE MUSTAFA TEZEL ORTAOKULU 5. SINIF 2.DENEME 256 1610 2191 37981

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜR SOS DİN İNG MAT FEN

Türkçe Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 8 4,28 5 5 3,53 5 4 3,81 4 5 2,07 4 8 1,68 5 9 2,37 31 39 17,74 179,820

Okul Ortalaması 6 9 2,79 4 6 2,22 5 5 3,72 3 7 0,57 4 10 0,57 4 10 0,63 26 47 10,50 141,650

KATILIMLAR

34 0 EMRE ÖZKAYA 5J 10 5 8,33 4 6 2,00 8 2 7,33 1 9 -2,00 4 11 0,33 7 8 4,33 34 41 20,32 201,727 1 34 382 476 12597
% 33

35 74 İKRA YAĞMUR DEMİR 5A 7 8 4,33 4 6 2,00 7 2 6,33 3 7 0,67 4 10 0,67 8 4 6,67 33 37 20,67 200,842 10 35 390 486 12730
% 34

36 0 A**H*TP*N   OA 5A 8 7 5,67 7 3 6,00 7 3 6,00 4 6 2,00 5 10 1,67 4 5 2,33 35 34 23,67 198,814 11 36 403 500 13035
% 34

37 283 YAĞMUR KOCA 5A 9 6 7,00 5 5 3,33 9 1 8,67 8 2 7,33 3 9 0,00 4 10 0,67 38 33 27,00 195,521 12 37 419 522 13554
% 36

38 540 ECRİN BERFİN ÇETİN 5F 10 5 8,33 4 6 2,00 6 4 4,67 3 7 0,67 5 10 1,67 5 10 1,67 33 42 19,01 195,325 3 38 420 524 13576
% 36

39 4112 MEDİNE KOÇEK 5H 9 6 7,00 5 5 3,33 3 6 1,00 2 7 -0,33 7 8 4,33 4 10 0,67 30 42 16,00 194,492 5 39 427 535 13726
% 36

40 989 MÜYYESSER DEMİR 5H 9 6 7,00 7 3 6,00 9 1 8,67 4 6 2,00 2 13 -2,33 7 8 4,33 38 37 25,67 193,781 6 40 433 543 13853
% 36

41 140 E*EZ*      N   Ç 5 7 7 4,67 3 6 1,00 7 3 6,00 0 9 -3,00 5 7 2,67 7 7 4,67 29 39 16,01 192,498 4 41 437 547 14052
% 37

42 99 SAMET ŞAHİN 5 7 8 4,33 7 3 6,00 9 1 8,67 4 6 2,00 4 11 0,33 6 9 3,00 37 38 24,33 189,689 5 42 449 563 14467
% 38

43 189 ABDULKERİM YILMAZ 5C 6 9 3,00 7 3 6,00 6 4 4,67 3 7 0,67 4 11 0,33 8 7 5,67 34 41 20,34 187,989 11 43 461 577 14754
% 39

44 386 HETRTAİ A 5E 5 10 1,67 5 4 3,67 8 2 7,33 3 6 1,00 5 5 3,33 6 9 3,00 32 36 20,00 186,972 3 44 464 582 14903
% 39

45 295 DAMLA NUR SEFİL 5C 11 4 9,67 3 7 0,67 3 7 0,67 4 6 2,00 4 11 0,33 5 10 1,67 30 45 15,01 184,509 12 45 484 607 15311
% 40

46 917 GALYA ŞİHO 5C 4 11 0,33 5 4 3,67 9 1 8,67 3 7 0,67 5 8 2,33 7 7 4,67 33 38 20,34 183,996 13 46 490 613 15390
% 41

47 1313 ŞEYDANUR  AYTEKİN 5C 6 9 3,00 3 7 0,67 4 6 2,00 5 5 3,33 7 8 4,33 5 10 1,67 30 45 15,00 182,216 14 47 498 624 15653
% 41

48 201 SEMA İLBAN 5C 10 5 8,33 5 5 3,33 8 2 7,33 3 7 0,67 3 12 -1,00 5 10 1,67 34 41 20,33 181,779 15 48 499 625 15723
% 41

49 1111 İREMNUR KİREÇCİ 5 7 8 4,33 3 7 0,67 6 4 4,67 5 5 3,33 3 12 -1,00 8 7 5,67 32 43 17,67 180,281 6 49 509 637 15950
% 42

50 109 MEHMET GÜNDÜZALP 5I 6 9 3,00 5 5 3,33 7 3 6,00 5 5 3,33 6 9 3,00 4 10 0,67 33 41 19,33 178,657 1 50 519 649 16250
% 43

51 0 EBRU KEVSERDİKKATLİ5A 7 8 4,33 4 6 2,00 9 1 8,67 2 8 -0,67 6 9 3,00 4 11 0,33 32 43 17,66 176,617 13 51 530 663 16588
% 44

52 0 CENNET*LÇIN 5F 8 7 5,67 5 5 3,33 6 4 4,67 2 8 -0,67 4 5 2,33 4 10 0,67 29 39 16,00 176,272 4 52 533 666 16648
% 44

53 355 HATİCE KARTAL 5F 6 9 3,00 5 5 3,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 4 11 0,33 8 7 5,67 30 45 14,99 175,375 5 53 539 675 16808
% 44

54 4091 EYE DİBİL 5 7 8 4,33 0 10 -3,33 8 2 7,33 3 7 0,67 6 9 3,00 5 10 1,67 29 46 13,67 174,647 7 54 546 683 16962
% 45

55 257 AYŞEGÜL YILDIRIMM 5C 7 8 4,33 4 3 3,00 6 4 4,67 2 8 -0,67 5 8 2,33 5 10 1,67 29 41 15,33 174,179 16 55 551 690 17043
% 45

56 1149 YAKUP SEMİ KURT 5İ 9 6 7,00 5 5 3,33 8 2 7,33 4 6 2,00 6 9 3,00 1 14 -3,67 33 42 18,99 172,391 3 56 561 709 17362
% 46

57 380 GÜLCAN GÜ NDOGDU 5J 9 6 7,00 4 6 2,00 4 5 2,33 2 8 -0,67 5 9 2,00 4 11 0,33 28 45 12,99 171,459 2 57 568 719 17530
% 46

58 821 HALİL İBRAHİM YILDIZ 5H 6 9 3,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 1 9 -2,00 3 12 -1,00 10 5 8,33 27 48 10,99 170,959 7 58 572 726 17617
% 46

59 903 ZEYNEP YILDIRIM 5C 9 6 7,00 4 4 2,67 7 3 6,00 4 6 2,00 6 8 3,33 1 14 -3,67 31 41 17,33 170,773 17 59 574 728 17649
% 46

60 107 ABDULLAH YALÇ IN 5B 6 9 3,00 5 4 3,67 6 4 4,67 2 7 -0,33 4 11 0,33 7 8 4,33 30 43 15,67 170,405 1 60 577 732 17706
% 47

61 219 ARDAK Ç 5 5 10 1,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 3 7 0,67 8 7 5,67 1 1 0,67 24 38 11,34 170,388 8 61 578 733 17711
% 47

62 113 ÖMER FALCI 5A 8 7 5,67 4 6 2,00 7 2 6,33 3 7 0,67 6 7 3,67 2 13 -2,33 30 42 16,01 170,200 14 62 579 734 17740
% 47

63 4132 REVAN GANBUR 5C 7 8 4,33 3 6 1,00 6 4 4,67 6 4 4,67 4 10 0,67 5 10 1,67 31 42 17,01 170,074 18 63 581 736 17770
% 47

64 233 Ş ENEL  NC 5A 8 6 6,00 3 7 0,67 2 5 0,33 3 7 0,67 4 8 1,33 5 8 2,33 25 41 11,33 170,027 15 64 583 738 17778
% 47

65 78 ZEYNEP TAHA 5A 5 9 2,00 3 6 1,00 7 2 6,33 0 10 -3,33 5 9 2,00 7 7 4,67 27 43 12,67 169,778 16 65 587 742 17809
% 47

66 820 İKRA GÜNEŞ 5İ 7 8 4,33 1 9 -2,00 4 6 2,00 1 9 -2,00 6 9 3,00 6 9 3,00 25 50 8,33 168,448 4 66 600 758 18070
% 48
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GAZİANTEP ŞAHİNBEY EMİRE MUSTAFA TEZEL ORTAOKULU 5. SINIF 2.DENEME 256 1610 2191 37981

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜR SOS DİN İNG MAT FEN

Türkçe Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 8 4,28 5 5 3,53 5 4 3,81 4 5 2,07 4 8 1,68 5 9 2,37 31 39 17,74 179,820

Okul Ortalaması 6 9 2,79 4 6 2,22 5 5 3,72 3 7 0,57 4 10 0,57 4 10 0,63 26 47 10,50 141,650

KATILIMLAR

67 1078 FIRAT DEVELİ 5İ 4 11 0,33 5 5 3,33 5 5 3,33 5 5 3,33 3 12 -1,00 9 6 7,00 31 44 16,32 167,615 5 67 606 771 18261
% 48

68 1154 YUNS  DÜNDAR 5E 7 4 5,67 5 5 3,33 7 2 6,33 4 6 2,00 2 12 -2,00 6 9 3,00 31 38 18,33 167,419 4 68 607 772 18294
% 48

69 910 CUDİ ŞİHO 5E 2 13 -2,33 5 5 3,33 5 5 3,33 6 4 4,67 5 4 3,67 6 8 3,33 29 39 16,00 167,254 5 69 609 775 18321
% 48

70 929 MELEKNAZ ÖZAYĞIR 5A 8 6 6,00 6 4 4,67 9 1 8,67 2 7 -0,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 30 33 19,01 165,837 17 70 617 789 18604
% 49

71 426 SONGÜL KARABURAN 5B 10 5 8,33 6 4 4,67 8 2 7,33 6 4 4,67 2 13 -2,33 3 12 -1,00 35 40 21,67 165,447 2 71 621 795 18700
% 49

72 864 MUSTAFA SAYILIR 5H 8 7 5,67 7 3 6,00 4 6 2,00 1 9 -2,00 5 10 1,67 4 11 0,33 29 46 13,67 165,020 8 72 625 800 18775
% 49

73 941 RÜMEMSA TAŞDEMİR 5B 7 8 4,33 3 7 0,67 6 3 5,00 5 5 3,33 4 11 0,33 5 10 1,67 30 44 15,33 163,619 3 73 635 814 19023
% 50

74 106 BERAT ALPER AKGÜNLER5A 8 7 5,67 5 5 3,33 7 3 6,00 3 7 0,67 4 11 0,33 4 11 0,33 31 44 16,33 163,612 18 74 636 815 19027
% 50

75 0 Z**YZ*NRM*İ    LN 5 9 6 7,00 6 4 4,67 5 2 4,33 2 8 -0,67 22 20 15,33 162,738 9 75 642 824 19194
% 51

76 0 A* A H MM *    İ  K 5 7 8 4,33 2 8 -0,67 5 5 3,33 3 7 0,67 6 9 3,00 4 11 0,33 27 48 10,99 162,575 10 76 645 827 19236
% 51

77 122 ŞEYMA KORKMAZ 5A 7 8 4,33 6 4 4,67 6 4 4,67 5 5 3,33 4 11 0,33 4 11 0,33 32 43 17,66 162,541 19 77 646 828 19242
% 51

78 1181 MUHAMMET EMİN ORHAN5F 5 10 1,67 5 5 3,33 6 4 4,67 4 6 2,00 5 4 3,67 0 1 -0,33 25 30 15,01 162,133 6 78 651 834 19313
% 51

79 1321 EMİNE OSMAN 5İ 9 6 7,00 5 5 3,33 6 3 5,00 3 7 0,67 5 10 1,67 2 13 -2,33 30 44 15,34 162,059 6 79 653 836 19331
% 51

80 494 AYŞEÇELİK 5İ 4 8 1,33 1 9 -2,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 7 8 4,33 6 9 3,00 23 49 6,66 162,033 7 80 654 837 19335
% 51

81 1142 TENZİLE ÇELİK 5J 5 10 1,67 4 6 2,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 6 9 3,00 6 9 3,00 26 49 9,67 161,401 3 81 664 850 19460
% 51

82 721 KALENDER   BERKPINAR5Ğ 7 8 4,33 6 4 4,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 4 11 0,33 5 10 1,67 30 45 15,00 161,217 1 82 666 854 19499
% 51

83 86 HİKMET KAPLAN 5B 8 7 5,67 3 7 0,67 8 2 7,33 0 10 -3,33 5 10 1,67 4 11 0,33 28 47 12,34 160,727 4 83 669 860 19591
% 52

84 4207 ABDULKERİM OSMAN 5B 7 8 4,33 3 7 0,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 5 10 1,67 5 10 1,67 27 48 11,00 160,351 5 84 671 862 19677
% 52

85 979 MELİKE NUR ŞAHAN 5A 7 8 4,33 2 5 0,33 6 2 5,33 2 2 1,33 4 9 1,00 4 9 1,00 25 35 13,32 158,985 20 85 677 871 19941
% 53

86 149 MUHAMMETNECCAR 5 4 10 0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 6 9 3,00 7 8 4,33 24 50 7,33 158,459 11 86 680 875 20039
% 53

87 0 *E   *B  GİN İ 5A 8 7 5,67 2 8 -0,67 7 3 6,00 4 6 2,00 5 8 2,33 2 12 -2,00 28 44 13,33 158,175 21 87 681 878 20094
% 53

88 159 MUHAMET SAİT 5E 4 11 0,33 1 8 -1,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 7 8 4,33 6 9 3,00 23 51 5,99 157,172 6 88 693 899 20294
% 53

89 132 MUHAMMET GÜZEL 5A 6 9 3,00 5 5 3,33 6 4 4,67 6 4 4,67 2 11 -1,67 6 9 3,00 31 42 17,00 156,895 22 89 700 907 20358
% 54

90 1030 ZEYNEP KARAHAN 5H 10 5 8,33 6 4 4,67 5 5 3,33 0 10 -3,33 3 12 -1,00 4 11 0,33 28 47 12,33 155,803 9 90 715 924 20591
% 54

91 287 ALİ OSMAN ATAŞ 5F 9 6 7,00 5 5 3,33 6 4 4,67 3 7 0,67 5 9 2,00 1 14 -3,67 29 45 14,00 154,610 7 91 728 941 20821
% 55

92 64 MEHME BERAT   E 5B 7 8 4,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 1 9 -2,00 5 10 1,67 5 10 1,67 25 50 8,33 154,187 6 92 734 951 20905
% 55

93 304 FATMA MİY S 5A 7 8 4,33 8 2 7,33 7 3 6,00 5 5 3,33 3 11 -0,67 3 12 -1,00 33 41 19,32 153,625 23 93 740 959 21023
% 55

94 712 İBRAHİM EFE AYDOĞAN5 6 9 3,00 6 4 4,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 4 11 0,33 5 10 1,67 29 46 13,67 152,745 12 94 748 969 21169
% 56

95 614 FURKANGOCUK 5C 6 9 3,00 3 7 0,67 7 3 6,00 1 9 -2,00 4 11 0,33 6 9 3,00 27 48 11,00 152,372 19 95 754 976 21261
% 56

96 2510 MUHAMMED TALHA ÇELİK5D 6 9 3,00 1 9 -2,00 6 4 4,67 3 7 0,67 4 11 0,33 6 9 3,00 26 49 9,67 150,605 1 96 764 995 21634
% 57

97 42 *AAN*Ç*Uİ K 5A 8 7 5,67 4 6 2,00 7 3 6,00 5 4 3,67 4 11 0,33 2 13 -2,33 30 44 15,34 149,644 24 97 781 1012 21857
% 58

98 1094 MEHMET MERT ALTINTAŞ5E 6 9 3,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 12 -1,00 8 7 5,67 24 51 7,00 149,245 7 98 788 1025 21958
% 58

99 125 MUH *METENESBOZAN5B 5 10 1,67 3 7 0,67 7 3 6,00 2 8 -0,67 3 12 -1,00 7 8 4,33 27 48 11,00 145,852 7 99 814 1072 22636
% 60
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GAZİANTEP ŞAHİNBEY EMİRE MUSTAFA TEZEL ORTAOKULU 5. SINIF 2.DENEME 256 1610 2191 37981

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜR SOS DİN İNG MAT FEN

Türkçe Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 8 4,28 5 5 3,53 5 4 3,81 4 5 2,07 4 8 1,68 5 9 2,37 31 39 17,74 179,820

Okul Ortalaması 6 9 2,79 4 6 2,22 5 5 3,72 3 7 0,57 4 10 0,57 4 10 0,63 26 47 10,50 141,650

KATILIMLAR

100 1311 RU *S A ASLA N 5 7 8 4,33 2 3 1,00 2 8 -0,67 3 6 1,00 4 11 0,33 5 10 1,67 23 46 7,66 145,787 13 100 815 1073 22647
% 60

101 527 YUSUF EREN ÇINAR 5 6 9 3,00 7 3 6,00 4 6 2,00 3 7 0,67 3 11 -0,67 5 10 1,67 28 46 12,67 145,253 14 101 822 1084 22770
% 60

102 481 BERAT ÇIN R DEN* 5C 3 12 -1,00 7 3 6,00 8 2 7,33 5 5 3,33 3 9 0,00 5 10 1,67 31 41 17,33 144,210 20 102 831 1096 22988
% 61

103 0 HİIMİKARAHAN 5 4 11 0,33 3 7 0,67 7 2 6,33 4 6 2,00 3 9 0,00 6 9 3,00 27 44 12,33 144,201 15 103 832 1097 22990
% 61

104 0 *E 5A 6 9 3,00 3 7 0,67 4 6 2,00 0 10 -3,33 6 9 3,00 4 11 0,33 23 52 5,67 143,424 25 104 835 1105 23177
% 61

105 4127 RİNET HA CABBAS 5İ 3 12 -1,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 9 6 7,00 3 12 -1,00 22 53 4,33 143,337 8 105 837 1107 23194
% 61

106 190 ZEYNEP KARABURAN 5D 7 4 5,67 3 4 1,67 7 2 6,33 6 1 5,67 1 8 -1,67 1 8 -1,67 25 27 16,00 143,006 2 106 842 1114 23286
% 61

107 981 MERVE ERCAN 5H 10 5 8,33 6 4 4,67 7 2 6,33 6 4 4,67 1 14 -3,67 2 13 -2,33 32 42 18,00 142,570 10 107 849 1122 23389
% 62

108 44 RABİA İNCİRLİ 5C 4 11 0,33 6 4 4,67 9 1 8,67 4 6 2,00 4 11 0,33 4 11 0,33 31 44 16,33 142,169 21 108 854 1129 23469
% 62

109 1024 IRMAK DOĞAN D 5H 7 8 4,33 4 6 2,00 8 2 7,33 3 7 0,67 2 13 -2,33 5 10 1,67 29 46 13,67 142,119 11 109 856 1132 23485
% 62

110 1147 YAĞMUR NİSA 5A 5 5 3,33 4 5 2,33 8 1 7,67 3 6 1,00 2 10 -1,33 22 27 13,00 141,983 26 110 857 1133 23518
% 62

111 410 ÖZLEM TOZLUOĞLU 5E 7 8 4,33 3 7 0,67 5 5 3,33 1 9 -2,00 2 8 -0,67 5 8 2,33 23 45 7,99 141,918 8 111 858 1134 23533
% 62

112 84 NEHİR ÇEKİÇOĞLU 5A 7 8 4,33 4 6 2,00 6 4 4,67 1 8 -1,67 3 12 -1,00 5 10 1,67 26 48 10,00 141,205 27 112 864 1146 23689
% 62

113 395 NARİN CEYLAN 5İ 3 12 -1,00 3 7 0,67 3 7 0,67 4 6 2,00 7 8 4,33 4 11 0,33 24 51 7,00 140,773 9 113 869 1154 23793
% 63

114 0 İKRA CANAN ATEŞ 5E 10 5 8,33 4 6 2,00 7 3 6,00 3 5 1,33 2 12 -2,00 2 13 -2,33 28 44 13,33 140,681 9 114 871 1157 23812
% 63

115 136 ÖMER SÜLEYMAN 5D 6 9 3,00 4 6 2,00 8 2 7,33 3 7 0,67 4 11 0,33 3 11 -0,67 28 46 12,66 139,356 3 115 890 1178 24093
% 63

116 1 MERVE CEYLAN 5H 5 9 2,00 5 5 3,33 4 6 2,00 4 6 2,00 5 10 1,67 3 11 -0,67 26 47 10,33 139,315 12 116 892 1180 24100
% 63

117 0 **  I*        KLI 5 8 7 5,67 5 5 3,33 7 2 6,33 1 4 -0,33 1 11 -2,67 4 10 0,67 26 39 13,00 138,830 16 117 901 1190 24211
% 64

118 1244 GÜLP MBE AKDENİZ 5J 5 10 1,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 4 5 2,33 4 11 0,33 6 9 3,00 23 51 6,00 138,332 4 118 904 1195 24317
% 64

119 0 HAMİDE AHMET ALİ 5 4 11 0,33 5 5 3,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 5 10 1,67 5 10 1,67 25 50 8,33 138,160 17 119 907 1198 24354
% 64

120 485 AYDIN YAMAN 5E 5 9 2,00 4 4 2,67 7 0 7,00 3 5 1,33 2 9 -1,00 21 27 12,00 138,010 10 120 908 1199 24393
% 64

121 0 GÜLAY ÖRÜCÜ 5 6 9 3,00 3 7 0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 11 0,33 5 10 1,67 24 51 7,00 137,804 18 121 911 1203 24428
% 64

122 427 YASEMİN KEKLİK 5E 4 10 0,67 3 6 1,00 6 2 5,33 4 6 2,00 4 7 1,67 3 9 0,00 24 40 10,67 137,474 11 122 918 1212 24513
% 65

123 165 SEMİRA KORKMAZ 5C 6 9 3,00 1 7 -1,33 6 4 4,67 0 7 -2,33 5 8 2,33 3 10 -0,33 21 45 6,01 136,969 22 123 925 1222 24641
% 65

124 345 EMRE AHM*T SAYT 5 6 9 3,00 8 2 7,33 7 3 6,00 3 6 1,00 3 12 -1,00 3 12 -1,00 30 44 15,33 136,028 19 124 935 1236 24869
% 65

125 36 EZGİ AKTURA N 5A 8 7 5,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 4 6 2,00 5 10 1,67 2 13 -2,33 23 52 5,68 135,597 28 125 944 1247 24969
% 66

126 379 CEREN GÜNDOĞDU 5B 6 8 3,33 6 4 4,67 7 2 6,33 3 6 1,00 3 11 -0,67 3 12 -1,00 28 43 13,66 135,553 8 126 945 1248 24978
% 66

127 4090 ELE SÜLEYMAN 5B 3 12 -1,00 4 6 2,00 8 2 7,33 3 7 0,67 6 9 3,00 3 12 -1,00 27 48 11,00 133,935 9 127 959 1267 25319
% 67

128 445 ŞENAY NUR ŞA *NN 5İ 3 12 -1,00 5 5 3,33 4 6 2,00 2 6 0,00 6 9 3,00 4 11 0,33 24 49 7,66 133,160 10 128 968 1280 25535
% 67

129 303 YASİN PEKMEZCİ 5J 6 9 3,00 0 10 -3,33 2 7 -0,33 5 5 3,33 3 12 -1,00 6 9 3,00 22 52 4,67 132,768 5 129 975 1287 25616
% 67

130 4201 MUHAMMEDNUR OSMAN5B 3 12 -1,00 3 7 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 6 9 3,00 5 10 1,67 22 53 4,34 131,877 10 130 983 1297 25788
% 68

131 45 AHMET ENES ÇELİK 5C 6 9 3,00 4 6 2,00 4 6 2,00 3 7 0,67 2 13 -2,33 6 9 3,00 25 50 8,34 131,624 23 131 986 1300 25844
% 68

132 904 ELANUR GÜNAY 5J 7 8 4,33 4 6 2,00 7 3 6,00 3 7 0,67 3 12 -1,00 3 12 -1,00 27 48 11,00 131,372 6 132 989 1303 25904
% 68
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GAZİANTEP ŞAHİNBEY EMİRE MUSTAFA TEZEL ORTAOKULU 5. SINIF 2.DENEME 256 1610 2191 37981

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜR SOS DİN İNG MAT FEN

Türkçe Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 8 4,28 5 5 3,53 5 4 3,81 4 5 2,07 4 8 1,68 5 9 2,37 31 39 17,74 179,820

Okul Ortalaması 6 9 2,79 4 6 2,22 5 5 3,72 3 7 0,57 4 10 0,57 4 10 0,63 26 47 10,50 141,650

KATILIMLAR

133 1054 SAMİYILDIZ 5İ 7 8 4,33 4 6 2,00 6 4 4,67 1 9 -2,00 3 12 -1,00 4 11 0,33 25 50 8,33 130,777 11 133 992 1307 26040
% 69

134 241 MEHMETFIRATPEKMEZCİ5F 7 8 4,33 4 6 2,00 4 6 2,00 0 10 -3,33 4 7 1,67 2 11 -1,67 21 48 5,00 129,478 8 134 1000 1319 26312
% 69

135 8 ELİF ARSLAN 5 8 7 5,67 2 8 -0,67 5 4 3,67 5 5 3,33 3 11 -0,67 2 13 -2,33 25 48 9,00 129,185 20 135 1002 1322 26361
% 69

136 1323 ELVANYILMA ZER 5İ 8 7 5,67 4 6 2,00 6 4 4,67 3 7 0,67 4 11 0,33 1 14 -3,67 26 49 9,67 129,097 12 136 1003 1324 26381
% 69

137 371 MİRAÇ SEY*   *LDIRIM 5C 6 9 3,00 8 2 7,33 8 2 7,33 3 7 0,67 3 12 -1,00 2 13 -2,33 30 45 15,00 128,487 24 137 1007 1331 26508
% 70

138 0 UMUTERCAN 5B 3 12 -1,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 5 10 1,67 6 9 3,00 21 54 3,00 128,447 11 138 1008 1332 26522
% 70

139 4036 ABDULLAH EMMURİ 5D 4 11 0,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 6 9 3,00 4 11 0,33 21 54 2,99 127,939 4 139 1013 1338 26633
% 70

140 290 ELANUR AĞCABAY 5F 6 9 3,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 2 11 -1,67 6 9 3,00 22 51 4,99 127,829 9 140 1016 1341 26660
% 70

141 1164 YUSUF GÜNDÜZ 5E 4 11 0,33 3 7 0,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 4 11 0,33 6 9 3,00 22 53 4,33 126,768 12 141 1029 1362 26899
% 71

142 843 MEHMET ENESTOZLUOHLU5E 7 5 5,33 3 7 0,67 6 2 5,33 2 8 -0,67 3 10 -0,33 2 13 -2,33 23 45 8,00 125,681 13 142 1037 1376 27139
% 71

143 921 E FT*  EH EM 5J 4 10 0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 7 8 4,33 2 13 -2,33 21 53 3,33 125,253 7 143 1042 1383 27211
% 72

144 3033 YUSUFHATİ  B 5 7 8 4,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 4 6 2,00 2 13 -2,33 5 10 1,67 23 52 5,67 125,189 21 144 1043 1385 27222
% 72

145 1240 MERVE KAPLAN 5C 7 8 4,33 4 6 2,00 6 4 4,67 0 10 -3,33 1 14 -3,67 6 9 3,00 24 51 7,00 123,833 25 145 1051 1401 27509
% 72

146 1212 TOP A  BAĞ 5E 5 9 2,00 5 5 3,33 5 5 3,33 3 7 0,67 3 12 -1,00 4 11 0,33 25 49 8,66 123,353 14 146 1056 1410 27633
% 73

147 211 HASAN HASAN 5D 3 12 -1,00 4 6 2,00 6 4 4,67 6 4 4,67 2 13 -2,33 6 9 3,00 27 48 11,01 122,829 5 147 1062 1421 27766
% 73

148 0 YAK * DEMİR 5 6 6 4,00 2 8 -0,67 3 6 1,00 3 6 1,00 2 9 -1,00 4 11 0,33 20 46 4,66 122,745 22 148 1063 1422 27782
% 73

149 4065 ADNANŞEYH 5E 4 11 0,33 3 7 0,67 4 6 2,00 5 5 3,33 4 11 0,33 4 11 0,33 24 51 6,99 122,184 15 149 1069 1432 27905
% 73

150 1095 MEHMET YALÇIN 5 6 9 3,00 3 7 0,67 0 10 -3,33 3 7 0,67 3 11 -0,67 5 10 1,67 20 54 2,01 121,482 23 150 1075 1442 28079
% 74

151 1004 CUMANE HAMİDİ 5E 5 10 1,67 6 4 4,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 5 10 1,67 2 13 -2,33 24 51 7,01 121,116 16 151 1078 1447 28152
% 74

152 1099 MUHAMET EREN ATEŞ 5İ 4 11 0,33 4 6 2,00 3 6 1,00 1 9 -2,00 4 10 0,67 5 10 1,67 21 52 3,67 120,932 13 152 1081 1451 28191
% 74

153 673 DAMLA YÜKSEL 5H 6 9 3,00 6 4 4,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 2 13 -2,33 4 11 0,33 26 49 9,67 120,845 13 153 1083 1453 28217
% 74

154 196 SAİT HANİFİ İNCE 5D 3 10 -0,33 0 7 -2,33 4 6 2,00 5 5 3,33 4 11 0,33 5 10 1,67 21 49 4,67 120,596 6 154 1088 1458 28267
% 74

155 206 RAMAZAN KEKLİKÇİ 5C 6 9 3,00 3 7 0,67 6 4 4,67 4 6 2,00 3 12 -1,00 3 12 -1,00 25 50 8,34 120,573 26 155 1089 1459 28271
% 74

156 157 HÜSEYİN  Ş* HO 5D 7 8 4,33 4 6 2,00 6 4 4,67 4 6 2,00 1 14 -3,67 4 11 0,33 26 49 9,66 119,249 7 156 1106 1485 28585
% 75

157 22221 ZEHRA ÖMÜR BOZ 5F 4 10 0,67 4 6 2,00 2 7 -0,33 3 7 0,67 5 10 1,67 3 11 -0,67 21 51 4,01 119,119 10 157 1107 1487 28625
% 75

158 1135 SERKA  KÜNİLİ 5A 7 8 4,33 5 5 3,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 1 14 -3,67 5 10 1,67 24 51 6,99 118,824 29 158 1111 1493 28688
% 76

159 416 SULT*  ŞAHİN 5E 4 11 0,33 4 6 2,00 1 9 -2,00 2 6 0,00 2 8 -0,67 6 9 3,00 19 49 2,66 118,197 17 159 1116 1499 28817
% 76

160 572 MEHMET ALİYÜ CEL 5E 4 11 0,33 3 7 0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 3 9 0,00 5 10 1,67 21 51 4,00 118,063 18 160 1118 1501 28834
% 76

161 234 FATMA YILDIZ 5D 5 9 2,00 6 4 4,67 3 7 0,67 4 6 2,00 5 10 1,67 1 14 -3,67 24 50 7,34 118,055 8 161 1119 1502 28841
% 76

162 138 ENES SÜLEYMAN 5D 4 11 0,33 7 3 6,00 6 4 4,67 4 6 2,00 3 12 -1,00 3 12 -1,00 27 48 11,00 115,853 9 162 1135 1524 29287
% 77

163 785 EYLÜL FATMA GÜL 5G 4 11 0,33 4 6 2,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 3 12 -1,00 5 10 1,67 23 52 5,66 115,615 2 163 1136 1526 29348
% 77

164 4097 FEYYAZ BURAK KAS L 5G 6 9 3,00 5 5 3,33 5 5 3,33 3 7 0,67 4 10 0,67 1 14 -3,67 24 50 7,33 115,120 3 164 1137 1530 29464
% 78

165 120 BATUHAN ENES BOZKURT5B 2 13 -2,33 2 8 -0,67 6 4 4,67 4 6 2,00 6 9 3,00 2 10 -1,33 22 50 5,34 114,812 12 165 1143 1536 29529
% 78
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GAZİANTEP ŞAHİNBEY EMİRE MUSTAFA TEZEL ORTAOKULU 5. SINIF 2.DENEME 256 1610 2191 37981

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜR SOS DİN İNG MAT FEN

Türkçe Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 8 4,28 5 5 3,53 5 4 3,81 4 5 2,07 4 8 1,68 5 9 2,37 31 39 17,74 179,820

Okul Ortalaması 6 9 2,79 4 6 2,22 5 5 3,72 3 7 0,57 4 10 0,57 4 10 0,63 26 47 10,50 141,650

KATILIMLAR

166 0 İMEN OSMAN 5H 6 9 3,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 5 10 1,67 2 13 -2,33 20 55 1,67 113,748 14 166 1153 1549 29738
% 78

167 565 BEKİR TAŞAR 5D 6 8 3,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 3 11 -0,67 4 11 0,33 19 54 0,99 112,618 10 167 1161 1561 29971
% 79

168 0 MERVENURKARTAL 5B 6 9 3,00 2 8 -0,67 6 4 4,67 3 7 0,67 2 13 -2,33 4 11 0,33 23 52 5,67 112,237 13 168 1167 1568 30043
% 79

169 743 İBRAHİM EFE DEVELİ 5G 5 10 1,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 0 10 -3,33 5 10 1,67 4 11 0,33 17 58 -2,33 112,048 4 169 1168 1571 30085
% 79

170 263 İLYASASPOLAT 5A 4 11 0,33 3 7 0,67 3 6 1,00 1 4 -0,33 5 10 1,67 3 12 -1,00 19 50 2,34 111,739 30 170 1172 1576 30136
% 79

171 604 ESMANUR AKALIN 5İ 6 9 3,00 2 8 -0,67 5 5 3,33 0 10 -3,33 4 11 0,33 3 12 -1,00 20 55 1,66 111,355 14 171 1174 1581 30206
% 80

172 951 ESMA ŞİHO 5B 6 9 3,00 6 4 4,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 2 13 -2,33 3 12 -1,00 25 50 8,34 111,321 14 172 1176 1583 30218
% 80

173 719 MS**  AH**Ü*H M 5E 5 10 1,67 1 9 -2,00 5 5 3,33 3 7 0,67 4 11 0,33 3 12 -1,00 21 54 3,00 110,675 19 173 1183 1595 30361
% 80

174 48900 AYŞE ĞÜL ATICI 5E 2 13 -2,33 2 7 -0,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 5 10 1,67 5 10 1,67 19 55 0,68 110,655 20 174 1185 1597 30372
% 80

175 63 SUDE DOĞANYILMAZ 5C 6 7 3,67 3 6 1,00 5 5 3,33 2 7 -0,33 3 9 0,00 1 12 -3,00 20 46 4,67 110,464 27 175 1187 1600 30416
% 80

176 808 İSMİNUR KEKLİKÇİ 5D 4 11 0,33 5 5 3,33 4 6 2,00 3 7 0,67 3 12 -1,00 4 11 0,33 23 52 5,66 109,876 11 176 1189 1604 30534
% 80

177 166 HAMİT DEVECİ 5 4 11 0,33 2 8 -0,67 6 4 4,67 3 7 0,67 5 10 1,67 2 13 -2,33 22 53 4,34 109,809 24 177 1190 1606 30544
% 80

178 6 BATUHAN KÜÇÜK 5E 6 9 3,00 4 6 2,00 5 5 3,33 0 10 -3,33 5 10 1,67 1 14 -3,67 21 54 3,00 109,607 21 178 1192 1609 30580
% 81

179 1028 TUANA GÜNDOĞDU 5H 7 8 4,33 6 4 4,67 7 3 6,00 4 6 2,00 1 14 -3,67 2 13 -2,33 27 48 11,00 109,200 15 179 1197 1617 30692
% 81

180 4072 SAFA MUHAMMED 5B 3 12 -1,00 3 7 0,67 7 3 6,00 3 7 0,67 4 10 0,67 3 12 -1,00 23 51 6,01 108,413 15 180 1206 1632 30864
% 81

181 933 ÖMER CAN 5B 5 10 1,67 5 5 3,33 8 2 7,33 1 9 -2,00 2 11 -1,67 3 12 -1,00 24 49 7,66 107,545 16 181 1211 1639 31023
% 82

182 212 EYLÜLPOLA T 5C 6 7 3,67 5 3 4,00 6 2 5,33 3 6 1,00 0 10 -3,33 2 11 -1,67 22 39 9,00 106,840 28 182 1213 1644 31150
% 82

183 609 EYLÜLECEYAMAN M 5 4 11 0,33 4 6 2,00 4 6 2,00 3 7 0,67 3 12 -1,00 4 11 0,33 22 53 4,33 106,820 25 183 1214 1645 31152
% 82

184 4 A Y Ş E F A T M A 5 7 8 4,33 4 6 2,00 6 4 4,67 3 7 0,67 1 14 -3,67 3 12 -1,00 24 51 7,00 106,109 26 184 1221 1656 31298
% 82

185 435 MEDİNE KAPISIZ 5E 5 10 1,67 4 6 2,00 4 6 2,00 0 10 -3,33 4 11 0,33 3 12 -1,00 20 55 1,67 106,108 22 185 1222 1657 31299
% 82

186 4034 AYŞE ABURAMADAN 5B 2 13 -2,33 4 4 2,67 3 6 1,00 5 5 3,33 3 12 -1,00 5 10 1,67 22 50 5,34 105,995 17 186 1225 1661 31322
% 82

187 409 SİNAN  CEYRAN 5D 5 9 2,00 3 7 0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 10 0,67 2 13 -2,33 20 53 2,34 105,675 12 187 1226 1664 31390
% 83

188 1097 MEHMETYİĞİTÜLKER 5İ 3 12 -1,00 5 5 3,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 2 13 -2,33 6 9 3,00 22 53 4,33 105,648 15 188 1227 1665 31397
% 83

189 348 YİĞİT ÇETİNKAYA 5H 4 11 0,33 4 6 2,00 5 5 3,33 4 6 2,00 4 11 0,33 2 13 -2,33 23 52 5,66 105,463 16 189 1230 1669 31435
% 83

190 576 ELMAS BAKIR 5İ 3 12 -1,00 4 6 2,00 5 5 3,33 1 9 -2,00 4 11 0,33 4 11 0,33 21 54 2,99 105,191 16 190 1231 1671 31483
% 83

191 0 YAŞAR MİRAÇ DEMİR 5 5 10 1,67 7 3 6,00 7 3 6,00 1 9 -2,00 2 13 -2,33 3 12 -1,00 25 50 8,34 105,176 27 191 1232 1672 31488
% 83

192 0 MİRAÇ ŞEKEROĞLU 5B 3 12 -1,00 6 4 4,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 5 10 1,67 2 13 -2,33 22 53 4,34 104,172 18 192 1241 1684 31701
% 83

193 1310 GÜLLÜŞAH     ÖZBEK 5D 4 10 0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 3 12 -1,00 5 8 2,33 17 55 -1,34 104,107 13 193 1242 1685 31711
% 83

194 110 AYNURCAN ARSLAN 5E 2 13 -2,33 6 4 4,67 5 5 3,33 3 7 0,67 3 11 -0,67 4 10 0,67 23 50 6,34 104,053 23 194 1243 1686 31720
% 84

195 4138 ZEKİ ABDO 5J 3 12 -1,00 1 9 -2,00 4 6 2,00 4 6 2,00 4 11 0,33 4 11 0,33 20 55 1,66 103,984 8 195 1244 1688 31734
% 84

196 4114 MEVLÜDE AHMET ALİ 5H 4 11 0,33 2 8 -0,67 5 5 3,33 3 7 0,67 3 12 -1,00 4 11 0,33 21 54 2,99 103,595 17 196 1257 1703 31833
% 84

197 253 MUZAFFER ALGAN 5C 4 11 0,33 6 4 4,67 7 3 6,00 0 10 -3,33 4 11 0,33 2 13 -2,33 23 52 5,67 102,884 29 197 1264 1711 31977
% 84

198 1146 ÜMMÜ NİSA KÖSE 5 6 6 4,00 4 6 2,00 5 5 3,33 3 7 0,67 3 10 -0,33 0 14 -4,67 21 48 5,00 102,884 28 197 1264 1711 31977
% 84
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GAZİANTEP ŞAHİNBEY EMİRE MUSTAFA TEZEL ORTAOKULU 5. SINIF 2.DENEME 256 1610 2191 37981

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜR SOS DİN İNG MAT FEN

Türkçe Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 8 4,28 5 5 3,53 5 4 3,81 4 5 2,07 4 8 1,68 5 9 2,37 31 39 17,74 179,820

Okul Ortalaması 6 9 2,79 4 6 2,22 5 5 3,72 3 7 0,57 4 10 0,57 4 10 0,63 26 47 10,50 141,650

KATILIMLAR

199 198 LAMA HÜSEYİN 5F 3 12 -1,00 6 4 4,67 7 3 6,00 2 8 -0,67 4 11 0,33 2 13 -2,33 24 51 7,00 101,644 11 199 1271 1726 32206
% 85

200 842 MEHMETCÜNEYT DOĞAN5H 6 9 3,00 3 7 0,67 6 4 4,67 4 6 2,00 3 12 -1,00 1 14 -3,67 23 52 5,67 101,525 18 200 1272 1728 32226
% 85

201 793 FİL İZGÜLTEKİN 5G 7 8 4,33 4 6 2,00 7 3 6,00 3 7 0,67 2 13 -2,33 1 14 -3,67 24 51 7,00 101,136 5 201 1277 1733 32285
% 85

202 356 AYŞENİS * RTL     AA 5D 5 10 1,67 7 3 6,00 5 5 3,33 4 6 2,00 0 14 -4,67 4 11 0,33 25 49 8,66 100,196 14 202 1285 1745 32461
% 85

203 887 SERVET KILIÇ 5H 6 9 3,00 2 8 -0,67 5 5 3,33 3 7 0,67 2 13 -2,33 3 12 -1,00 21 54 3,00 99,827 19 203 1291 1753 32527
% 86

204 368 BELİNAY KORKMAZ 5B 4 11 0,33 5 5 3,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 3 12 -1,00 3 12 -1,00 22 53 4,32 99,623 19 204 1294 1758 32574
% 86

205 4110 JUDY ELAYİD 5H 2 13 -2,33 4 6 2,00 7 3 6,00 5 5 3,33 5 10 1,67 1 14 -3,67 24 51 7,00 99,572 20 205 1295 1759 32581
% 86

206 0 EREN ÖZDAR 5C 4 11 0,33 5 5 3,33 1 9 -2,00 2 7 -0,33 3 12 -1,00 4 11 0,33 19 55 0,66 98,504 30 206 1302 1769 32770
% 86

207 227 MEHMET ALTIN 5D 4 11 0,33 2 8 -0,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 3 12 -1,00 5 10 1,67 17 58 -2,34 97,956 15 207 1306 1774 32874
% 87

208 1143 TUĞÇE KEHRİ  İ 5J 4 11 0,33 5 5 3,33 3 6 1,00 0 10 -3,33 2 13 -2,33 5 9 2,00 19 54 1,00 97,580 9 208 1308 1779 32941
% 87

209 266 İ HALİL YIRTICI 5A 1 14 -3,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 3 7 0,67 3 12 -1,00 6 9 3,00 20 55 1,66 97,227 31 209 1311 1782 33003
% 87

210 0 İLAYDA KAYIŞ 5 6 8 3,33 4 6 2,00 2 6 0,00 1 7 -1,33 3 12 -1,00 2 13 -2,33 18 52 0,67 97,080 29 210 1312 1784 33037
% 87

211 0 MUHAMED GANBUR 5C 5 10 1,67 3 7 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 12 -1,00 3 12 -1,00 19 56 0,34 96,209 31 211 1325 1800 33189
% 87

212 4117 AHMET EL AHMET 5İ 2 10 -1,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 5 10 1,67 16 51 -1,00 96,106 17 212 1328 1804 33207
% 87

213 37 MELİKE AĞCABAY 5B 5 10 1,67 6 4 4,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 12 -1,00 2 13 -2,33 21 54 3,01 95,853 20 213 1336 1813 33262
% 88

214 0 GAMZE TO Z 5D 4 11 0,33 3 7 0,67 6 4 4,67 6 4 4,67 3 11 -0,67 1 14 -3,67 23 51 6,00 94,610 16 214 1347 1826 33478
% 88

215 616 GÖRKEMEFETAŞ 5F 6 9 3,00 3 7 0,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 3 12 -1,00 2 13 -2,33 19 56 0,34 94,428 12 215 1348 1827 33497
% 88

216 333 MERVE ASLAN 5D 5 10 1,67 5 5 3,33 4 6 2,00 1 8 -1,67 3 12 -1,00 2 13 -2,33 20 54 2,00 92,972 17 216 1364 1848 33743
% 89

217 340 A  DE *  M  A      * 5 3 12 -1,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 3 5 1,33 4 10 0,67 2 9 -1,00 16 52 -1,34 92,732 30 217 1368 1852 33784
% 89

218 176 EFE ATEŞ 5E 7 8 4,33 5 5 3,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 12 -1,00 0 15 -5,00 20 55 1,66 90,693 24 218 1380 1875 34118
% 90

219 1011 RABİA DOĞAN 5H 7 8 4,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 2 13 -2,33 2 13 -2,33 18 57 -1,00 89,555 21 219 1391 1890 34291
% 90

220 1026 EMER**EM 5I 2 13 -2,33 3 3 2,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 4 11 0,33 4 11 0,33 16 55 -2,34 88,059 2 220 1405 1909 34512
% 91

221 0 A*U BH*Lİ* * L 5 4 11 0,33 1 9 -2,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 4 10 0,67 2 13 -2,33 16 58 -3,33 86,086 31 221 1416 1925 34795
% 92

222 0 HATİCE KAYA 5G 4 11 0,33 4 6 2,00 5 5 3,33 4 6 2,00 2 12 -2,00 2 13 -2,33 21 53 3,33 85,884 6 222 1419 1929 34820
% 92

223 183 ŞAZİYE SEMRA GÜZEL 5D 1 14 -3,67 3 7 0,67 8 2 7,33 4 6 2,00 4 11 0,33 2 13 -2,33 22 53 4,33 85,651 18 223 1420 1932 34852
% 92

224 191 ŞERİF BOZGEYİK 5H 1 14 -3,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 2 7 -0,33 3 12 -1,00 5 10 1,67 18 56 -0,67 85,499 22 224 1421 1935 34870
% 92

225 127 YUSUF     PAKROY 5D 3 12 -1,00 3 6 1,00 3 5 1,33 3 7 0,67 3 12 -1,00 3 12 -1,00 18 54 0,00 85,089 19 225 1422 1936 34927
% 92

226 667 EMİRHAN GÜNEŞ 5B 1 14 -3,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 5 10 1,67 4 11 0,33 15 60 -5,01 84,663 21 226 1423 1938 34986
% 92

227 723 KEMAL SAR I 5 6 9 3,00 4 6 2,00 4 6 2,00 1 9 -2,00 1 14 -3,67 3 12 -1,00 19 56 0,33 84,632 32 227 1424 1939 34991
% 92

228 995 MÜZEYEN SÜMER 5H 4 11 0,33 5 5 3,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 12 -1,00 2 13 -2,33 19 56 0,33 84,325 23 228 1426 1943 35033
% 92

229 4107 AHMET HAMSİ 5H 2 13 -2,33 1 9 -2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 1 14 -3,67 7 8 4,33 17 58 -2,33 84,017 24 229 1428 1945 35075
% 92

230 0 İLAYDA      POLAT 5D 4 10 0,67 0 9 -3,00 1 9 -2,00 4 4 2,67 2 11 -1,67 3 10 -0,33 14 53 -3,66 83,886 20 230 1429 1946 35095
% 92

231 4108 HALİL ELHACAHMT 5H 3 12 -1,00 1 9 -2,00 5 5 3,33 1 9 -2,00 5 10 1,67 1 12 -3,00 16 57 -3,00 83,401 25 231 1430 1951 35156
% 93
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GAZİANTEP ŞAHİNBEY EMİRE MUSTAFA TEZEL ORTAOKULU 5. SINIF 2.DENEME 256 1610 2191 37981

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜR SOS DİN İNG MAT FEN

Türkçe Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 8 4,28 5 5 3,53 5 4 3,81 4 5 2,07 4 8 1,68 5 9 2,37 31 39 17,74 179,820

Okul Ortalaması 6 9 2,79 4 6 2,22 5 5 3,72 3 7 0,57 4 10 0,57 4 10 0,63 26 47 10,50 141,650

KATILIMLAR

232 329 RABİA    ÖZDEMİR 5İ 5 10 1,67 4 6 2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 2 13 -2,33 2 13 -2,33 19 56 0,35 82,169 18 232 1437 1960 35333
% 93

233 618 HAKANUUÇAR 5F 3 12 -1,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 4 11 0,33 2 13 -2,33 17 58 -2,33 81,659 13 233 1440 1965 35403
% 93

234 4041 ŞEHED BENNEN 5* 3 12 -1,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 3 12 -1,00 3 12 -1,00 17 58 -2,34 79,096 1 234 1456 1986 35732
% 94

235 829 KEMAL TOZ 5H 3 12 -1,00 4 6 2,00 4 6 2,00 2 7 -0,33 4 11 0,33 1 14 -3,67 18 56 -0,67 78,252 26 235 1461 1994 35839
% 94

236 0 MUHMT ALİHALİFİHALİF5 3 9 0,00 1 7 -1,33 3 7 0,67 3 7 0,67 3 12 -1,00 2 12 -2,00 15 54 -2,99 77,508 33 236 1464 2000 35924
% 95

237 0 NURAN BENEN 5H 2 13 -2,33 3 6 1,00 4 6 2,00 3 7 0,67 1 14 -3,67 5 10 1,67 18 56 -0,66 74,732 27 237 1477 2018 36201
% 95

238 40 DERYA NUR KURTOĞLU5A 1 14 -3,67 4 6 2,00 7 3 6,00 4 6 2,00 3 12 -1,00 2 13 -2,33 21 54 3,00 74,632 32 238 1478 2019 36211
% 95

239 1176 ZEYNEP NARİN AY 5J 5 10 1,67 3 7 0,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 1 14 -3,67 3 12 -1,00 17 58 -2,33 73,104 10 239 1489 2034 36348
% 96

240 225 A *Y  A* 5D 1 14 -3,67 4 6 2,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 4 11 0,33 3 12 -1,00 16 59 -3,67 72,949 21 240 1490 2035 36362
% 96

241 32 MELİSA ALKAN 5H 1 14 -3,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 4 10 0,67 3 12 -1,00 14 60 -6,00 70,194 28 241 1503 2052 36580
% 96

242 231 GÖZDE KARAHANLI 5B 3 12 -1,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 3 12 -1,00 3 12 -1,00 14 61 -6,34 69,707 22 242 1506 2056 36617
% 96

243 358 ALİ ÇINA RASLAN 5D 1 14 -3,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 3 12 -1,00 4 11 0,33 15 60 -5,01 68,620 22 243 1510 2065 36695
% 97

244 69 IRMAK ŞAHAN 5 2 13 -2,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 1 14 -3,67 4 11 0,33 18 57 -1,01 68,399 34 244 1512 2067 36710
% 97

245 0 *AE*K KÇ K 5 4 11 0,33 4 6 2,00 5 5 3,33 3 7 0,67 1 14 -3,67 2 13 -2,33 19 56 0,33 68,283 35 245 1513 2068 36718
% 97

246 441 ZUHALDURUR 5E 4 10 0,67 3 6 1,00 4 4 2,67 3 5 1,33 0 13 -4,33 2 11 -1,67 16 49 -0,33 67,641 25 246 1516 2072 36765
% 97

247 111 ABBAS BAĞDATLI 5 2 12 -2,00 5 5 3,33 2 7 -0,33 2 8 -0,67 3 11 -0,67 1 13 -3,33 15 56 -3,67 62,988 36 247 1524 2086 37039
% 98

248 161 MERYEM SAİT 5F 2 12 -2,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 3 12 -1,00 2 13 -2,33 14 60 -6,00 61,790 14 248 1527 2090 37108
% 98

249 0 NURİ EFE 5 2 13 -2,33 3 7 0,67 5 5 3,33 3 6 1,00 2 13 -2,33 2 13 -2,33 17 57 -1,99 60,375 37 249 1531 2094 37186
% 98

250 752 FATMA NİSA YAL*IN 5G 0 15 -5,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 4 6 2,00 3 12 -1,00 3 12 -1,00 15 60 -5,00 58,025 7 250 1532 2095 37278
% 98

251 209 ***TAFA T A 5C 3 8 0,33 4 4 2,67 5 3 4,00 2 8 -0,67 0 15 -5,00 2 13 -2,33 16 51 -1,00 56,450 32 251 1536 2103 37343
% 98

252 522 CANSU KARAĞÜLLE 5İ 2 13 -2,33 1 9 -2,00 4 6 2,00 4 6 2,00 3 12 -1,00 1 14 -3,67 15 60 -5,00 55,752 19 252 1539 2109 37372
% 98

253 421 AHMET DÜZ 5C 2 13 -2,33 3 7 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 2 13 -2,33 2 13 -2,33 14 61 -6,32 50,081 33 253 1545 2117 37530
% 99

254 4135 VELA  KESİH 5J 5 10 1,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 1 14 -3,67 1 14 -3,67 13 62 -7,67 49,012 11 254 1546 2118 37563
% 99

255 0 CEREN TURGUT 5D 3 12 -1,00 0 10 -3,33 4 6 2,00 3 7 0,67 1 13 -3,33 2 13 -2,33 13 61 -7,32 47,497 23 255 1549 2121 37606
% 99

256 0 **İ 5 3 12 -1,00 1 9 -2,00 4 6 2,00 1 9 -2,00 1 14 -3,67 2 12 -2,00 12 62 -8,67 42,905 38 256 1552 2124 37681
% 99

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GAZİANTEP ŞAHİNBEY EMİRE MUSTAFA TEZEL ORTAOKULU 5. SINIF 2.DENEME 256 1610 2191 37981

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜR SOS DİN İNG MAT FEN

Türkçe Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 8 4,28 5 5 3,53 5 4 3,81 4 5 2,07 4 8 1,68 5 9 2,37 31 39 17,74 179,820

Okul Ortalaması 6 9 2,79 4 6 2,22 5 5 3,72 3 7 0,57 4 10 0,57 4 10 0,63 26 47 10,50 141,650

KATILIMLAR

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GAZİANTEP ŞAHİNBEY NENE HATUN İMAM HATİP ORTAOKULU8. SINIF 2.DENEME 38 1183 1664 42188

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 7 9,80 5 4 3,98 5 5 3,06 5 4 3,57 7 7 4,45 9 8 6,26 43 35 31,12 229,060

Okul Ortalaması 11 7 8,70 5 4 3,16 4 5 2,86 4 4 2,90 5 10 1,54 9 9 5,72 38 39 24,88 202,310

KATILIMLAR

1 89 GÖZDE TOYCU 8C 19 1 18,67 9 0 9,00 7 3 6,00 7 3 6,00 12 3 11,00 16 4 14,67 70 14 65,34 386,997 1 1 79 84 3898
% 9,24

2 349 MERVE DAVUT 8A 19 1 18,67 9 1 8,67 3 7 0,67 8 1 7,67 4 0 4,00 18 2 17,33 61 12 57,01 349,710 1 2 128 145 6095
% 14

3 64 BÜŞRA MARANGOZ 8A 19 1 18,67 10 0 10,00 8 2 7,33 7 0 7,00 3 0 3,00 16 4 14,67 63 7 60,67 340,473 2 3 140 162 6782
% 16

4 108 MERYEM VEYİS 8B 16 4 14,67 6 4 4,67 6 4 4,67 5 5 3,33 7 2 6,33 16 4 14,67 56 23 48,34 320,537 1 4 173 200 8324
% 20

5 110 NECLA NUR KURT 8B 14 6 12,00 6 3 5,00 6 4 4,67 7 3 6,00 4 6 2,00 16 4 14,67 53 26 44,34 284,953 2 5 231 281 11563
% 27

6 88 GİZEM NUR POLAT 8B 12 7 9,67 6 4 4,67 6 4 4,67 5 4 3,67 7 10 3,67 15 5 13,33 51 34 39,68 271,243 3 6 264 323 13024
% 31

7 103 SİHEM ELALİ 8B 11 9 8,00 7 3 6,00 10 0 10,00 6 3 5,00 6 12 2,00 15 5 13,33 55 32 44,33 266,250 4 7 271 337 13605
% 32

8 131 RAHA HACHASAN 8A 10 10 6,67 8 2 7,33 5 5 3,33 10 0 10,00 12 4 10,67 8 12 4,00 53 33 42,00 266,067 3 8 272 338 13624
% 32

9 91 HATİCE KAPLAN 8B 12 5 10,33 7 3 6,00 6 4 4,67 3 5 1,33 6 11 2,33 13 5 11,33 47 33 35,99 251,993 5 9 321 400 15318
% 36

10 127 BERAĞ ALİ 8C 12 8 9,33 3 6 1,00 2 3 1,00 8 2 7,33 3 2 2,33 12 5 10,33 40 26 31,32 238,940 2 10 379 479 17023
% 40

11 87 FATMA NUR GÖVHER 8A 17 3 16,00 8 2 7,33 3 7 0,67 3 6 1,00 3 17 -2,67 13 7 10,67 47 42 33,00 238,470 4 11 383 485 17086
% 40

12 0 BUSEYNE CUMA MÜSLÜM8A 17 3 16,00 4 6 2,00 5 5 3,33 6 3 5,00 5 15 0,00 10 10 6,67 47 42 33,00 237,057 5 12 389 492 17272
% 41

13 79 ELİZ NAZ UÇAR 8A 12 7 9,67 8 2 7,33 5 5 3,33 7 3 6,00 2 15 -3,00 14 4 12,67 48 36 36,00 231,073 6 13 407 521 18095
% 43

14 109 NEMA MUHAYMİT 8B 11 5 9,33 6 4 4,67 7 3 6,00 7 1 6,67 3 4 1,67 10 9 7,00 44 26 35,34 229,527 6 14 412 528 18306
% 43

15 168 TÜRKAN NUR KANPLI 8B 13 7 10,67 0 10 -3,33 4 6 2,00 5 5 3,33 6 14 1,33 12 8 9,33 40 50 23,33 218,773 7 15 465 600 19823
% 47

16 95 İLAF ABBAS 8B 11 9 8,00 6 4 4,67 6 4 4,67 5 5 3,33 6 14 1,33 11 9 8,00 45 45 30,00 216,920 8 16 472 609 20073
% 48

17 2 FİLİZ ÖZKAN 8B 13 7 10,67 7 3 6,00 6 4 4,67 4 6 2,00 5 15 0,00 10 10 6,67 45 45 30,01 213,520 9 17 491 635 20577
% 49

18 122 ÜMMÜ GÜLSÜM ALTAN8C 14 6 12,00 6 4 4,67 3 7 0,67 6 2 5,33 1 7 -1,33 9 10 5,67 39 36 27,01 203,677 3 18 533 703 22081
% 52

19 125 ZENNUP YAŞAR 8C 11 7 8,67 3 4 1,67 4 6 2,00 3 6 1,00 5 13 0,67 10 6 8,00 36 42 22,01 200,950 4 19 550 724 22531
% 53

20 83 EYE BAYRAM 8A 14 6 12,00 3 7 0,67 6 4 4,67 3 7 0,67 7 12 3,00 3 15 -2,00 36 51 19,01 178,883 7 20 670 890 26074
% 62

21 126 ZEYNEP TUĞÇE YILDIRI8C 11 6 9,00 3 6 1,00 6 3 5,00 1 9 -2,00 3 6 1,00 4 7 1,67 28 37 15,67 166,790 5 21 733 990 28147
% 67

22 242 BÜŞRA İSA 8A 8 12 4,00 6 4 4,67 3 7 0,67 3 6 1,00 8 12 4,00 6 14 1,33 34 55 15,67 165,363 8 22 740 1000 28396
% 67

23 130 SONGÜL DEMİRTAŞ 8C 11 7 8,67 3 4 1,67 3 7 0,67 7 3 6,00 2 5 0,33 3 8 0,33 29 34 17,67 164,127 6 23 748 1009 28626
% 68

24 170 SUDENAZ UZUNCAN 8B 9 6 7,00 2 4 0,67 3 7 0,67 5 5 3,33 5 13 0,67 7 13 2,67 31 48 15,01 163,617 10 24 753 1015 28737
% 68

25 34 ARİFE ŞEYHO 8C 11 9 8,00 6 4 4,67 5 5 3,33 7 3 6,00 6 14 1,33 3 16 -2,33 38 51 21,00 162,363 7 25 759 1024 28943
% 69

26 120 SENE MAMEY 8C 12 7 9,67 2 5 0,33 1 3 0,00 2 3 1,00 2 7 -0,33 6 11 2,33 25 36 13,00 161,760 8 26 762 1031 29053
% 69

27 163 EMİNE OSMAN 8B 5 7 2,67 0 6 -2,00 2 5 0,33 1 5 -0,67 6 7 3,67 7 6 5,00 21 36 9,00 160,967 11 27 771 1042 29193
% 69

28 119 SARA MUNLLA 8B 8 7 5,67 3 2 2,33 5 2 4,33 2 2 1,33 1 5 -0,67 5 7 2,67 24 25 15,66 153,150 12 28 809 1101 30563
% 72

29 138 BUSE GÜVERCİN 8B 6 5 4,33 2 5 0,33 2 3 1,00 0 3 -1,00 4 7 1,67 4 4 2,67 18 27 9,00 147,637 13 29 842 1144 31558
% 75

30 121 RANA GÜL TÜRKCANOĞLU8B 6 11 2,33 2 5 0,33 3 6 1,00 0 8 -2,67 5 10 1,67 7 6 5,00 23 46 7,66 147,197 14 30 846 1148 31645
% 75

31 118 RÜVEYDA ABOAMSHA 8B 1 6 -1,00 2 1 1,67 4 4 2,67 2 1 1,67 3 4 1,67 5 3 4,00 17 19 10,68 139,417 15 31 887 1217 33083
% 78

32 124 ZAHİDE ALTAN 8C 7 13 2,67 6 4 4,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 5 12 1,00 5 15 0,00 28 59 8,34 127,337 9 32 946 1311 35126
% 83

33 153 MEDİNE MELİKE YOLDIR8C 12 8 9,33 1 9 -2,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 12 0,00 2 18 -4,00 25 61 4,66 122,413 10 33 979 1360 35988
% 85
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GAZİANTEP ŞAHİNBEY NENE HATUN İMAM HATİP ORTAOKULU8. SINIF 2.DENEME 38 1183 1664 42188

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 7 9,80 5 4 3,98 5 5 3,06 5 4 3,57 7 7 4,45 9 8 6,26 43 35 31,12 229,060

Okul Ortalaması 11 7 8,70 5 4 3,16 4 5 2,86 4 4 2,90 5 10 1,54 9 9 5,72 38 39 24,88 202,310

KATILIMLAR

34 82 EMİNE KURU 8A 8 12 4,00 5 5 3,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 6 14 1,33 3 17 -2,67 28 62 7,32 121,667 9 34 984 1365 36115
% 86

35 54 BEDRİYE EBU ALİ 8C 6 14 1,33 5 5 3,33 7 3 6,00 2 8 -0,67 4 16 -1,33 6 14 1,33 30 60 9,99 120,027 11 35 992 1376 36375
% 86

36 39 ASİYENUR KAÇAR 8C 7 13 2,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 4 16 -1,33 6 12 2,00 26 62 5,34 119,967 12 36 993 1377 36387
% 86

37 92 HİBE HAMZE 8A 12 8 9,33 0 10 -3,33 1 9 -2,00 6 4 4,67 3 17 -2,67 2 18 -4,00 24 66 2,00 107,000 10 37 1052 1470 38424
% 91

38 0 SARA SAHLABJİ 8A 6 14 1,33 1 4 -0,33 3 7 0,67 4 6 2,00 2 11 -1,67 2 11 -1,67 18 53 0,33 91,013 11 38 1113 1566 40341
% 96
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