
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GAZİANTEP ŞAHİNBEY Emire Mustafa Tezel Ortaokulu BİNOT - 8.SINIF - KURUMSAL DENEME - 2199 15352 15375 17875

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 9 6,56 5 5 3,15 5 4 3,85 4 4 2,72 4 9 1,01 8 10 4,14 35 41 21,43 179,140

Okul Ortalaması 10 9 6,46 5 5 3,14 5 4 4,13 4 5 2,34 4 10 0,44 8 11 4,05 35 43 20,56 174,580

KATILIMLAR

1 1406 HANIM DİLA DEVECİ 8A 17 3 16,00 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 3 7 0,67 16 3 15,00 62 17 56,34 314,677 1 1 637 637 968

2 1909 YAĞMUR ASLAN 8F 16 3 15,00 9 1 8,67 7 3 6,00 10 0 10,00 6 7 3,67 13 3 12,00 61 17 55,34 313,333 1 2 649 649 992

3 1389 ECE YILDIRIM 8F 15 3 14,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 6 6 4,00 12 4 10,67 63 13 58,67 312,260 2 3 662 662 1010

4 4170 BETÜL MUSTAFA 8G 15 3 14,00 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 3 4 1,67 14 4 12,67 59 14 54,34 300,463 1 4 818 818 1232

5 1833 ŞEVVAL SAYIL 8E 17 3 16,00 9 1 8,67 8 2 7,33 8 2 7,33 4 8 1,33 14 6 12,00 60 22 52,66 299,533 1 5 834 834 1255

6 656 ABDULKADİR ÖKTEN 8C 13 0 13,00 6 1 5,67 6 1 5,67 13 3 12,00 7 3 6,00 45 8 42,34 297,343 1 6 869 869 1309

7 1632 BERAT DEMİRKIRAN 8E 18 1 17,67 8 2 7,33 8 2 7,33 10 0 10,00 1 4 -0,33 13 5 11,33 58 14 53,33 296,407 2 7 892 892 1336

8 954 GÜL EBRAR ÇAM 8F 16 3 15,00 7 2 6,33 9 1 8,67 7 3 6,00 4 9 1,00 14 6 12,00 57 24 49,00 287,573 3 8 1068 1068 1584

9 1816 TUANA ASLAN 8A 16 4 14,67 7 3 6,00 9 1 8,67 9 1 8,67 8 4 6,67 8 11 4,33 57 24 49,01 285,323 2 9 1116 1116 1649

10 640 EMİNE YAMAN 8F 17 3 16,00 9 1 8,67 7 3 6,00 10 0 10,00 4 4 2,67 10 9 7,00 57 20 50,34 283,683 4 10 1143 1143 1685

11 325 CANER PALTACI  14 6 12,00 6 4 4,67 5 5 3,33 8 1 7,67 1 7 -1,33 18 1 17,67 52 24 44,01 280,500 1 11 1201 1201 1769

12 1484 İLYAS KARAKUZULU 8F 14 4 12,67 7 3 6,00 9 1 8,67 4 5 2,33 7 6 5,00 12 8 9,33 53 27 44,00 278,920 5 12 1226 1226 1810

13 1800 İSMAİL YILDIZ 8A 15 5 13,33 8 2 7,33 7 3 6,00 8 2 7,33 5 15 0,00 13 7 10,67 56 34 44,66 265,293 3 13 1546 1547 2256

14 1563 ALİ AKSOY 8F 14 4 12,67 9 1 8,67 7 3 6,00 5 1 4,67 3 8 0,33 13 5 11,33 51 22 43,67 264,623 6 14 1564 1565 2281

15 68 AYŞENAZ YALÇINDAL 8F 11 8 8,33 8 2 7,33 6 4 4,67 10 0 10,00 6 9 3,00 12 5 10,33 53 28 43,66 261,657 7 15 1654 1655 2393

16 3 MÜSLÜM KUŞAKSIZ 8F 16 4 14,67 9 1 8,67 8 2 7,33 6 4 4,67 3 5 1,33 10 9 7,00 52 25 43,67 259,150 8 16 1718 1719 2483

17 1397 GÜRCÜ NUR ŞİMŞEK 8H 13 7 10,67 7 3 6,00 8 2 7,33 4 6 2,00 5 5 3,33 12 6 10,00 49 29 39,33 258,720 1 17 1728 1729 2498

18 741 NİSAGÜL BAYRAMOĞLU8F 15 5 13,33 7 3 6,00 7 3 6,00 7 3 6,00 4 8 1,33 11 7 8,67 51 29 41,33 257,620 9 18 1751 1752 2529

19 308 BURÇİN UÇAR 8H 13 6 11,00 9 1 8,67 7 1 6,67 1 0 1,00 3 2 2,33 12 5 10,33 45 15 40,00 257,200 2 19 1760 1761 2542

20 1642 MUHAMMET EREN CANP8A 13 6 11,00 8 2 7,33 9 1 8,67 5 1 4,67 0 5 -1,67 15 5 13,33 50 20 43,33 256,480 4 20 1781 1782 2567

21 98 BAYRAM CAN BOZAN 8A 13 6 11,00 7 3 6,00 7 3 6,00 8 2 7,33 1 3 0,00 13 6 11,00 49 23 41,33 253,120 5 21 1881 1882 2700

22 1839 SULTAN HOROZ 8H 12 7 9,67 9 1 8,67 10 0 10,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 13 7 10,67 50 29 40,34 252,337 3 22 1904 1905 2729

23 707 ESRANUR YILMAZ 8G 14 6 12,00 8 2 7,33 8 2 7,33 10 0 10,00 2 3 1,00 9 7 6,67 51 20 44,33 250,737 2 23 1976 1977 2821

24 0 İREM ÇALIŞKAN 8F 15 5 13,33 8 2 7,33 9 1 8,67 1 4 -0,33 3 6 1,00 11 6 9,00 47 24 39,00 250,737 10 23 1976 1977 2821

25 145 ELİFİLAYDAYILDIRIM 8F 15 4 13,67 7 3 6,00 10 0 10,00 8 2 7,33 5 9 2,00 8 11 4,33 53 29 43,33 249,007 11 25 2038 2039 2898

26 907 FERİDE SUDE DEMİR 8F 10 6 8,00 9 1 8,67 7 2 6,33 5 1 4,67 4 4 2,67 11 6 9,00 46 20 39,34 244,190 12 26 2215 2217 3125

27 1614 MUAZZEZ KINALI 8E 16 4 14,67 6 4 4,67 9 1 8,67 4 2 3,33 2 5 0,33 10 10 6,67 47 26 38,34 242,917 3 27 2257 2259 3179

28 1474 İLAYDA BOZKURT 8F 10 9 7,00 5 4 3,67 6 2 5,33 3 3 2,00 6 4 4,67 12 6 10,00 42 28 32,67 241,610 13 28 2304 2306 3245

29 1762 ÖKKEŞ KARTAL 8F 12 5 10,33 5 5 3,33 9 1 8,67 0 4 -1,33 6 8 3,33 11 7 8,67 43 30 33,00 239,943 14 29 2373 2375 3329

30 174 İMRAN ARSLAN 8F 12 5 10,33 6 2 5,33 9 0 9,00 5 4 3,67 4 8 1,33 11 8 8,33 47 27 37,99 239,710 15 30 2383 2385 3343

31 1545 KEVSER  HORO  Z 8F 14 6 12,00 9 1 8,67 10 0 10,00 6 4 4,67 3 6 1,00 9 11 5,33 51 28 41,67 238,830 16 31 2420 2423 3387

32 950 AHMET YELTEKİN 8F 14 6 12,00 8 2 7,33 6 4 4,67 6 4 4,67 3 9 0,00 11 9 8,00 48 34 36,67 235,733 17 32 2544 2547 3542

33 1022 GÜLAY KAR 8H 15 3 14,00 3 6 1,00 6 2 5,33 2 8 -0,67 4 1 3,67 8 7 5,67 38 27 29,00 235,160 4 33 2575 2578 3579

34 284 BİLAL KAHRAMAN 8F 13 6 11,00 7 3 6,00 8 2 7,33 4 6 2,00 5 9 2,00 10 9 7,00 47 35 35,33 234,767 18 34 2593 2596 3598

35 60 AYŞE SENA ALICI 8F 12 8 9,33 7 2 6,33 9 1 8,67 8 2 7,33 4 9 1,00 10 10 6,67 50 32 39,33 232,217 19 35 2714 2717 3745

36 1755 OKTAY SAMET ŞAHAN 8E 13 7 10,67 8 2 7,33 8 2 7,33 4 0 4,00 3 6 1,00 10 10 6,67 46 27 37,00 231,303 4 36 2766 2769 3802

37 1385 SEMANUR KANLI 8E 9 11 5,33 3 7 0,67 9 1 8,67 10 0 10,00 5 15 0,00 14 6 12,00 50 40 36,67 231,067 5 37 2777 2780 3813

38 1783 RUKİYE KARAÇA 8C 13 7 10,67 8 2 7,33 9 1 8,67 7 3 6,00 2 7 -0,33 10 9 7,00 49 29 39,34 230,913 2 38 2785 2788 3823

39 1562 ARDA TAŞÇI 8F 11 7 8,67 4 5 2,33 7 3 6,00 3 3 2,00 6 5 4,33 9 6 7,00 40 29 30,33 229,633 20 39 2846 2849 3899

40 819 FATMA EMRE 8H 12 8 9,33 6 4 4,67 6 4 4,67 4 6 2,00 7 13 2,67 11 9 8,00 46 44 31,34 229,520 5 40 2850 2853 3903

41 1963 HASAN GÜZEL 8H 11 8 8,33 3 6 1,00 8 2 7,33 10 0 10,00 4 16 -1,33 13 7 10,67 49 39 36,00 228,103 6 41 2912 2915 3990

42 4026 LENE ŞAHRUL 8E 9 11 5,33 4 6 2,00 6 4 4,67 8 2 7,33 9 11 5,33 10 10 6,67 46 44 31,33 226,213 6 42 3023 3027 4124

43 1633 BERKAY KURT 8E 13 7 10,67 8 2 7,33 6 4 4,67 8 2 7,33 1 8 -1,67 11 9 8,00 47 32 36,33 223,777 7 43 3150 3154 4290

44 901 FERİDE KORKMAZ 8E 11 7 8,67 5 3 4,00 7 3 6,00 6 2 5,33 2 1 1,67 9 6 7,00 40 22 32,67 222,160 8 44 3230 3236 4391

45 1864 YUSUF EMRE ERDOĞAN8F 13 6 11,00 9 0 9,00 8 2 7,33 2 6 0,00 5 6 3,00 7 11 3,33 44 31 33,66 221,927 21 45 3239 3245 4407

46 1816 ZEKİYE SELİN BURÇ 8H 10 9 7,00 6 3 5,00 6 3 5,00 1 2 0,33 4 9 1,00 13 7 10,67 40 33 29,00 219,470 7 46 3350 3356 4547

47 1204 AHMET ŞAHAN 8A 12 8 9,33 4 6 2,00 8 2 7,33 12 8 9,33 36 24 27,99 218,053 6 47 3427 3434 4640
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 9 6,56 5 5 3,15 5 4 3,85 4 4 2,72 4 9 1,01 8 10 4,14 35 41 21,43 179,140

Okul Ortalaması 10 9 6,46 5 5 3,14 5 4 4,13 4 5 2,34 4 10 0,44 8 11 4,05 35 43 20,56 174,580

KATILIMLAR

48 575 ELİF NUR ÖZDEMİR 8D 9 10 5,67 4 3 3,00 8 2 7,33 5 3 4,00 4 2 3,33 10 8 7,33 40 28 30,66 217,670 1 48 3439 3446 4655

49 167 B EYLÜL YILDIRIM 8H 14 6 12,00 2 3 1,00 8 2 7,33 1 8 -1,67 2 4 0,67 10 8 7,33 37 31 26,66 216,030 8 49 3536 3543 4774

50 218 BERAT KIYANÇİÇEK 8D 10 9 7,00 7 2 6,33 7 3 6,00 4 2 3,33 1 4 -0,33 12 7 9,67 41 27 32,00 215,563 2 50 3559 3566 4803

51 1835 ŞENGÜL DEMİR 8A 10 7 7,67 5 3 4,00 7 2 6,33 6 3 5,00 3 5 1,33 9 6 7,00 40 26 31,33 214,830 7 51 3603 3610 4860

52 1723 NAZLI NUR UÇAR 8G 12 8 9,33 8 2 7,33 7 3 6,00 9 1 8,67 2 5 0,33 8 12 4,00 46 31 35,66 212,970 3 52 3706 3714 4987

53 1519 KADER İBİŞ 8H 12 6 10,00 5 5 3,33 7 3 6,00 5 1 4,67 3 17 -2,67 12 7 9,67 44 39 31,00 212,597 9 53 3728 3736 5012

54 1910 YAĞMUR AKTÜRK 8H 11 6 9,00 7 3 6,00 7 3 6,00 0 2 -0,67 1 6 -1,00 12 8 9,33 38 28 28,66 210,160 10 54 3857 3868 5172

55 605 ABDUL SAMET POLAT 8E 11 8 8,33 6 4 4,67 8 2 7,33 0 1 -0,33 0 3 -1,00 12 7 9,67 37 25 28,67 209,280 9 55 3910 3921 5236

56 264 İREMSU BOZGEYİK 8B 15 5 13,33 5 3 4,00 2 7 -0,33 4 6 2,00 5 11 1,33 8 12 4,00 39 44 24,33 208,553 1 56 3946 3957 5280

57 1980 SERVET KANLI 8H 14 6 12,00 4 6 2,00 6 4 4,67 1 9 -2,00 6 7 3,67 7 13 2,67 38 45 23,01 206,177 11 57 4068 4079 5428

58 401 CEMRE CAN 8B 15 4 13,67 3 4 1,67 5 4 3,67 4 2 3,33 4 14 -0,67 8 11 4,33 39 39 26,00 204,347 2 58 4201 4212 5584

59 847 ELA GÖZLER 8H 13 7 10,67 3 6 1,00 7 3 6,00 3 6 1,00 1 9 -2,00 11 7 8,67 38 38 25,34 202,697 12 59 4306 4317 5711

60 1635 MUHAMMET ÇELİK 8H 13 7 10,67 6 4 4,67 9 1 8,67 2 8 -0,67 2 4 0,67 6 6 4,00 38 30 28,01 201,673 13 60 4376 4387 5795

61 1737 NİSA GÜL BOZGEYİK 8F 9 9 6,00 8 2 7,33 8 2 7,33 6 3 5,00 2 9 -1,00 10 8 7,33 43 33 31,99 200,707 22 61 4442 4453 5875

62 992 İBRAHİM H ÇETİNKAY 8A 10 10 6,67 7 3 6,00 5 5 3,33 6 4 4,67 1 5 -0,67 11 9 8,00 40 36 28,00 200,060 8 62 4476 4487 5915

63 1170 AYLİN YILMAZ 8E 13 7 10,67 5 5 3,33 5 4 3,67 6 2 5,33 0 5 -1,67 9 9 6,00 38 32 27,33 199,397 10 63 4524 4535 5970

64 1838 SÜMEYYE TÜRKMEN 8B 15 4 13,67 6 4 4,67 4 6 2,00 1 6 -1,00 4 13 -0,33 8 12 4,00 38 45 23,01 198,010 3 64 4612 4623 6073

65 1502 İREMZEYNEPKARAHAN8G 11 9 8,00 8 2 7,33 7 3 6,00 10 0 10,00 1 8 -1,67 8 11 4,33 45 33 33,99 197,847 4 65 4625 4636 6090

66 450 DENİZ ÜNEK 8B 9 11 5,33 6 4 4,67 6 4 4,67 0 1 -0,33 4 14 -0,67 13 7 10,67 38 41 24,34 197,583 4 66 4640 4651 6109

67 1834 ŞERİFE KOCA 8D 12 7 9,67 2 1 1,67 8 1 7,67 7 0 7,00 0 7 -2,33 9 10 5,67 38 26 29,35 195,493 3 67 4770 4781 6265

68 128 RÜMEYSA DÜZ 8C 11 9 8,00 5 5 3,33 6 4 4,67 2 8 -0,67 8 12 4,00 7 13 2,67 39 51 22,00 193,653 3 68 4888 4899 6398

69 1593 MELİSA ERTUGRUL 8A 12 6 10,00 5 4 3,67 6 3 5,00 7 3 6,00 3 3 2,00 4 11 0,33 37 30 27,00 192,730 9 69 4952 4963 6472

70 1483 İLHAN ARDA KARAKOÇ8D 8 12 4,00 4 6 2,00 5 5 3,33 2 0 2,00 1 4 -0,33 13 7 10,67 33 34 21,67 191,030 4 70 5076 5087 6616

71 1102 ÖZLEM TAKTAK 8A 9 6 7,00 5 2 4,33 8 2 7,33 8 2 7,33 2 7 -0,33 7 9 4,00 39 28 29,66 190,960 10 71 5084 5095 6624

72 0 AL*AU**BK 8H 11 9 8,00 3 7 0,67 7 3 6,00 0 3 -1,00 1 1 0,67 10 10 6,67 32 33 21,01 190,883 14 72 5088 5099 6629

73 1543 KEMAL  YILDIRIM 8H 9 11 5,33 2 8 -0,67 5 5 3,33 2 6 0,00 5 15 0,00 13 7 10,67 36 52 18,66 190,820 15 73 5093 5104 6634

74 4324 REYANMMASRİ 8H 12 7 9,67 2 8 -0,67 2 7 -0,33 3 6 1,00 2 3 1,00 9 8 6,33 30 39 17,00 190,620 16 74 5104 5115 6646

75 936 SEVİM SAVCILI 8A 9 8 6,33 6 2 5,33 5 5 3,33 6 4 4,67 1 4 -0,33 9 8 6,33 36 31 25,66 190,043 11 75 5147 5158 6694

76 194 BAHAR ALTUNBAŞ 8A 9 10 5,67 3 5 1,33 8 1 7,67 5 5 3,33 7 10 3,67 6 10 2,67 38 41 24,34 189,833 12 76 5160 5171 6712

77 299 BURAK ÖZME İOĞLU 8E 10 10 6,67 6 4 4,67 8 2 7,33 4 6 2,00 6 14 1,33 8 12 4,00 42 48 26,00 189,520 11 77 5182 5193 6737

78 725 EYUP CAN Ö ZLTIN 8E 10 9 7,00 6 4 4,67 9 1 8,67 0 1 -0,33 1 2 0,33 9 11 5,33 35 28 25,67 189,370 12 78 5198 5209 6756

79 639 EMİNE ÖZDEMİR 8D 14 6 12,00 6 4 4,67 9 1 8,67 4 1 3,67 1 9 -2,00 6 13 1,67 40 34 28,68 186,893 5 79 5379 5390 6961

80 1710 MUSTAFA PEKMEZCİ 8E 11 9 8,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 2 9 -1,00 12 8 9,33 33 48 16,99 186,637 13 80 5400 5411 6984

81 585 ELİF ÖZHAN 8E 8 12 4,00 1 9 -2,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 10 10 6,67 8 11 4,33 33 56 14,33 186,483 14 81 5413 5424 6999

82 1322 ALPEREN ŞAHAN 8D 10 9 7,00 4 5 2,33 4 2 3,33 2 2 1,33 9 10 5,67 29 28 19,66 185,273 6 82 5499 5510 7104

83 1558 MARAM ELHU İN 8E 10 10 6,67 7 3 6,00 6 4 4,67 6 3 5,00 1 11 -2,67 10 9 7,00 40 40 26,67 184,247 15 83 5573 5584 7193

84 1587 MELİKE OKKAN 8H 9 10 5,67 5 5 3,33 5 5 3,33 3 7 0,67 7 11 3,33 7 10 3,67 36 48 20,00 183,800 17 84 5608 5619 7230

85 124 BEKİREFEKARAKUZULU8D 8 12 4,00 2 8 -0,67 6 4 4,67 5 5 3,33 9 11 5,33 7 13 2,67 37 53 19,33 183,800 7 84 5608 5619 7230

86 1735 NİLAY DAMLA KASAL 8G 7 8 4,33 6 2 5,33 5 2 4,33 8 2 7,33 4 12 0,00 7 6 5,00 37 32 26,32 182,160 5 86 5701 5712 7344

87 1365 MANSUR UMUT * ÇÜK 8E 5 15 0,00 6 4 4,67 4 6 2,00 5 5 3,33 7 13 2,67 11 9 8,00 38 52 20,67 181,253 16 87 5769 5781 7421

88 1596 MERT DÖNMEZ 8F 10 10 6,67 5 5 3,33 4 6 2,00 1 9 -2,00 9 11 5,33 6 14 1,33 35 55 16,66 180,933 23 88 5797 5809 7455

89 479 DERYA KALKAN 8C 12 8 9,33 3 7 0,67 8 2 7,33 3 1 2,67 7 13 2,67 33 31 22,67 180,780 4 89 5816 5829 7475

90 748 EZEL BIÇKICI 8E 12 4 10,67 6 4 4,67 1 6 -1,00 7 7 4,67 26 21 19,01 180,650 17 90 5825 5838 7484

91 1814 ZEMZEM KUMRUOĞLU8A 10 10 6,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 6 8 3,33 8 12 4,00 33 51 15,99 180,620 13 91 5826 5839 7486

92 914 FERİDE YAL INDAL 8E 12 8 9,33 5 5 3,33 6 3 5,00 2 4 0,67 3 11 -0,67 8 12 4,00 36 43 21,66 180,440 18 92 5845 5858 7508

93 1754 NURGÜLŞEMSİ YILDIZ 8B 10 10 6,67 5 5 3,33 7 3 6,00 4 6 2,00 8 12 4,00 5 15 0,00 39 51 22,00 179,987 5 93 5881 5894 7550

94 288 ARDA EFE BERKPINAR 8E 10 10 6,67 8 2 7,33 6 4 4,67 7 3 6,00 0 8 -2,67 9 11 5,33 40 38 27,33 179,427 19 94 5931 5944 7610
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GAZİANTEP ŞAHİNBEY Emire Mustafa Tezel Ortaokulu BİNOT - 8.SINIF - KURUMSAL DENEME - 2199 15352 15375 17875

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 9 6,56 5 5 3,15 5 4 3,85 4 4 2,72 4 9 1,01 8 10 4,14 35 41 21,43 179,140

Okul Ortalaması 10 9 6,46 5 5 3,14 5 4 4,13 4 5 2,34 4 10 0,44 8 11 4,05 35 43 20,56 174,580

KATILIMLAR

95 688 ESMANUR GÜRLER 8D 9 10 5,67 5 5 3,33 5 4 3,67 4 1 3,67 1 2 0,33 8 9 5,00 32 31 21,67 178,467 8 95 6014 6027 7705

96 1544 KEREM YILDIRIM 8D 9 11 5,33 6 4 4,67 7 3 6,00 0 3 -1,00 10 9 7,00 32 30 22,00 177,793 9 96 6066 6079 7761

97 865 ZEYNE PGÖKTÜRK 8A 9 11 5,33 8 2 7,33 7 3 6,00 6 4 4,67 2 4 0,67 6 11 2,33 38 35 26,33 177,337 14 97 6108 6121 7805

98 1740 NİSA NUR ATICI 8C 7 9 4,00 7 3 6,00 7 3 6,00 8 2 7,33 2 13 -2,33 9 9 6,00 40 39 27,00 174,763 5 98 6318 6332 8041

99 1747 NİSANUR GÜRLER 8C 13 7 10,67 5 5 3,33 6 4 4,67 5 5 3,33 5 15 0,00 5 15 0,00 39 51 22,00 174,160 6 99 6369 6383 8099

100 542 EKREM SÜLLÜOĞLU 8D 16 4 14,67 7 3 6,00 6 4 4,67 0 4 -1,33 3 15 -2,00 32 30 22,01 171,813 10 100 6539 6554 8301

101 1440 HİRANUR BOZKURT 8B 11 9 8,00 2 8 -0,67 5 5 3,33 7 3 6,00 4 9 1,00 6 14 1,33 35 48 18,99 171,137 6 101 6600 6615 8367

102 1495 İREM YILDIRIM 8D 10 7 7,67 5 5 3,33 6 4 4,67 4 1 3,67 1 5 -0,67 7 13 2,67 33 35 21,34 170,467 11 102 6658 6674 8437

103 1249 ALİ ALKAN 8G 8 12 4,00 5 5 3,33 7 3 6,00 0 10 -3,33 8 12 4,00 7 13 2,67 35 55 16,67 170,280 6 103 6672 6688 8453

104 286 MEHMET TAŞ 8B 12 8 9,33 6 4 4,67 5 5 3,33 2 1 1,67 5 15 0,00 4 9 1,00 34 42 20,00 169,700 7 104 6715 6731 8502

105 1103 NURSENA PALTA 8C 11 9 8,00 9 1 8,67 6 4 4,67 5 5 3,33 4 16 -1,33 6 14 1,33 41 49 24,67 169,147 7 105 6774 6790 8567

106 464 ŞABAN ALPER KUŞ 8G 8 12 4,00 5 5 3,33 5 5 3,33 1 9 -2,00 8 12 4,00 7 13 2,67 34 56 15,33 168,587 7 106 6817 6833 8620

107 1903 YAĞMUR YALÇIN 8H 12 8 9,33 4 6 2,00 6 4 4,67 6 14 1,33 5 15 0,00 33 47 17,33 166,793 18 107 6963 6979 8791

108 1643 HACİ GÜVERCİN OGLU 8H 7 13 2,67 3 7 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 5 15 0,00 12 8 9,33 32 58 12,67 166,480 19 108 6993 7010 8823

109 1388 GİZEM KARTAL 8E 10 7 7,67 1 9 -2,00 6 4 4,67 1 5 -0,67 8 10 4,67 26 35 14,34 164,277 20 109 7179 7197 9024

110 693 ESMANUR ÖZAYĞIR 8D 8 12 4,00 5 5 3,33 9 1 8,67 8 12 4,00 30 30 20,00 163,033 12 110 7281 7299 9135

111 1478 İLAYDA POLAT 8G 8 9 5,00 0 9 -3,00 4 5 2,33 3 4 1,67 3 8 0,33 9 9 6,00 27 44 12,33 162,823 8 111 7302 7320 9159

112 1201 BATUHANERENPOLAT 8E 7 12 3,00 7 3 6,00 7 3 6,00 3 7 0,67 6 14 1,33 7 13 2,67 37 52 19,67 161,037 21 112 7446 7464 9316

113 1904 YAĞMUR TAŞDEMİR 8F 5 13 0,67 6 4 4,67 6 4 4,67 4 5 2,33 5 4 3,67 6 12 2,00 32 42 18,01 159,913 24 113 7535 7553 9418

114 0 SEVİMNUR ALTINDİ Ç 8F 5 5 3,33 4 4 2,67 6 2 5,33 1 10 -2,33 10 7 7,67 26 28 16,67 158,033 25 114 7690 7708 9599

115 1806 KEVSER KURTOĞLU 8F 10 9 7,00 2 8 -0,67 1 4 -0,33 3 3 2,00 2 8 -0,67 8 11 4,33 26 43 11,66 157,240 26 115 7745 7763 9664

116 955 AHMET ERAY ÖZTÜRK 8A 8 9 5,00 6 4 4,67 4 5 2,33 2 5 0,33 3 13 -1,33 8 9 5,00 31 45 16,00 157,190 15 116 7749 7767 9668

117 0 ZEYNEP BAYRAKTAR 8E 9 11 5,33 2 7 -0,33 2 8 -0,67 6 14 1,33 8 12 4,00 27 52 9,66 156,007 22 117 7853 7871 9792

118 994 CÜNEYT YILMAZ 8E 4 4 2,67 3 1 2,67 3 3 2,00 0 1 -0,33 1 0 1,00 7 6 5,00 18 15 13,01 155,337 23 118 7917 7935 9863

119 324 CANAN YANAR 8C 6 11 2,33 2 7 -0,33 4 5 2,33 1 9 -2,00 7 5 5,33 5 10 1,67 25 47 9,33 155,147 8 119 7937 7955 9884

120 674 ENES GEZER 8D 12 5 10,33 5 5 3,33 2 6 0,00 2 2 1,33 2 7 -0,33 3 11 -0,67 26 36 13,99 154,367 13 120 8015 8033 9970

121 1471 İKRANUR SAĞLAM 8G 8 9 5,00 2 7 -0,33 6 3 5,00 2 8 -0,67 3 8 0,33 7 10 3,67 28 45 13,00 154,097 9 121 8037 8055 9996

122 47 AYŞE GÜZEL 8G 8 12 4,00 2 8 -0,67 5 5 3,33 4 6 2,00 6 14 1,33 7 13 2,67 32 58 12,66 152,333 10 122 8204 8222 10179

123 7455 HÜSEYIN YILMAZ 8G 13 7 10,67 3 7 0,67 7 3 6,00 2 8 -0,67 2 18 -4,00 7 13 2,67 34 56 15,34 151,707 11 123 8268 8286 10247

124 1761 ÖKKEŞKARAHAN 8C 8 10 4,67 6 3 5,00 6 4 4,67 2 7 -0,33 4 7 1,67 4 13 -0,33 30 44 15,35 148,523 9 124 8572 8590 10583

125 1386 GİZEM KALAK 8E 6 11 2,33 2 8 -0,67 5 5 3,33 3 2 2,33 2 4 0,67 7 9 4,00 25 39 11,99 147,813 24 125 8634 8652 10652

126 569 ELİF KEKLİKÇİ 8C 10 10 6,67 6 4 4,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 4 7 1,67 3 14 -1,67 30 48 14,00 147,447 10 126 8667 8685 10689

127 870 FATMANUR KEKLİKÇİ 8E 8 12 4,00 5 5 3,33 6 4 4,67 2 8 -0,67 5 15 0,00 7 13 2,67 33 57 14,00 147,333 25 127 8680 8698 10705

128 588 ELİF TOZ 8C 6 14 1,33 5 5 3,33 7 3 6,00 3 6 1,00 3 17 -2,67 10 10 6,67 34 55 15,66 144,710 11 128 8961 8979 11011

129 1866 YUSUFÇ*İ  N 8H 5 15 0,00 6 4 4,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 3 16 -2,33 11 9 8,00 33 56 14,34 144,317 20 129 8995 9013 11050

130 1409 H CİHAN BEŞOĞLU 8H 8 12 4,00 4 6 2,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 5 15 0,00 8 12 4,00 29 61 8,67 143,920 21 130 9029 9048 11090

131 322 BÜŞRANUR KARABACAK8C 6 13 1,67 4 6 2,00 6 4 4,67 4 6 2,00 2 7 -0,33 7 10 3,67 29 46 13,68 142,383 12 131 9191 9210 11272

132 1698 MUHARREM POLAT 8G 8 12 4,00 1 9 -2,00 5 5 3,33 1 9 -2,00 6 14 1,33 7 13 2,67 28 62 7,33 141,413 12 132 9282 9301 11371

133 1624 MUHAMETRES*GENEZ 8D 13 7 10,67 3 7 0,67 3 7 0,67 5 15 0,00 3 17 -2,67 27 53 9,34 140,500 14 133 9375 9394 11475

134 836 İSMAİL ŞAHİN 8B 8 10 4,67 3 3 2,00 5 13 0,67 6 14 1,33 22 40 8,67 138,660 8 134 9577 9596 11684

135 0 GÜLŞAH * ÇAKLAR 8E 9 9 6,00 3 6 1,00 5 3 4,00 0 6 -2,00 2 12 -2,00 7 12 3,00 26 48 10,00 137,830 26 135 9662 9681 11777

136 664 ENES BOZKURT 8D 4 16 -1,33 4 6 2,00 1 9 -2,00 4 6 2,00 6 14 1,33 9 11 5,33 28 62 7,33 136,413 15 136 9814 9833 11942

137 59 AYŞE POLAT 8A 8 12 4,00 4 6 2,00 7 3 6,00 6 4 4,67 4 16 -1,33 5 15 0,00 34 56 15,34 134,813 16 137 99931001212132

138 708 EYÜP BARAK 8C 2 11 -1,67 2 6 0,00 4 2 3,33 0 3 -1,00 5 9 2,00 7 7 4,67 20 38 7,33 134,480 13 138 100221004112162

139 387 8B 7 3 6,00 1 1 0,67 3 1 2,67 1 8 -1,67 2 1 1,67 14 14 9,34 133,940 9 139 100901010912237

140 1859 SENA SEZEN BİLİM 8G 4 12 0,00 3 7 0,67 7 2 6,33 1 9 -2,00 6 14 1,33 7 12 3,00 28 56 9,33 133,223 13 140 101651018412320

141 1736 NİSAAGCABAY 8E 7 12 3,00 1 0 1,00 7 2 6,33 2 1 1,67 2 11 -1,67 5 8 2,33 24 34 12,66 133,093 27 141 101771019612332

                                                3 / 5



OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GAZİANTEP ŞAHİNBEY Emire Mustafa Tezel Ortaokulu BİNOT - 8.SINIF - KURUMSAL DENEME - 2199 15352 15375 17875

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 9 6,56 5 5 3,15 5 4 3,85 4 4 2,72 4 9 1,01 8 10 4,14 35 41 21,43 179,140

Okul Ortalaması 10 9 6,46 5 5 3,14 5 4 4,13 4 5 2,34 4 10 0,44 8 11 4,05 35 43 20,56 174,580

KATILIMLAR

142 574 ZEHRA PAKSOY 8C 9 9 6,00 5 5 3,33 1 8 -1,67 5 15 0,00 20 37 7,66 133,007 14 142 101871020612342

143 487 DİLEK TAŞ 8E 11 8 8,33 2 3 1,00 1 2 0,33 0 5 -1,67 4 12 0,00 18 30 7,99 132,867 28 143 102101022912366

144 876 BARAN BULUT 8B 6 14 1,33 4 6 2,00 4 6 2,00 3 7 0,67 7 13 2,67 5 15 0,00 29 61 8,67 132,547 10 144 102431026212400

145 1727 NAZLINUR TURGUT 8D 7 11 3,33 1 7 -1,33 4 6 2,00 2 0 2,00 1 0 1,00 4 11 0,33 19 35 7,33 130,253 16 145 104991051812673

146 240 OGUZHAN GÜLER 8F 8 10 4,67 8 2 7,33 4 6 2,00 1 13 -3,33 6 12 2,00 27 43 12,67 129,040 27 146 106321065212816

147 1605 MERYEM NUR KORKMAZ8H 7 13 2,67 1 9 -2,00 8 2 7,33 2 2 1,33 3 11 -0,67 6 14 1,33 27 51 9,99 128,000 22 147 107231074312917

148 1813 ZEYNEP DOĞAN 8F 7 13 2,67 4 6 2,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 3 13 -1,33 7 13 2,67 28 58 8,67 127,227 28 148 108031082413001

149 0 UĞUR YAMAN 8B 5 9 2,00 4 4 2,67 5 5 3,33 0 5 -1,67 6 9 3,00 20 32 9,33 126,193 11 149 109181093913126

150 1745 NİSANUR AKKUŞ 8A 12 8 9,33 0 10 -3,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 16 -1,33 4 16 -1,33 26 64 4,67 126,187 17 150 109221094313131

151 0 MÇİ  * * KE 8C 7 11 3,33 1 5 -0,67 4 4 2,67 1 4 -0,33 2 3 1,00 15 27 6,00 124,767 15 151 110811110213298

152 1769 ÖMER YİGİT 8C 10 10 6,67 5 5 3,33 4 6 2,00 1 9 -2,00 3 13 -1,33 3 12 -1,00 26 55 7,67 123,910 16 152 111891121013406

153 1869 YUNUSEMRE ALBAYRAM8C 11 9 8,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 5 15 0,00 3 17 -2,67 26 64 4,67 123,813 17 153 111961121713413

154 660 EMRECAN ŞİMŞEK 8C 8 12 4,00 5 5 3,33 4 6 2,00 1 6 -1,00 5 15 0,00 23 44 8,33 122,670 18 154 113091133013532

155 840 FATMA NUR DOĞAN 8D 7 13 2,67 0 10 -3,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 7 12 3,00 4 16 -1,33 24 65 2,34 122,623 17 155 113111133213534

156 769 ALEYNA YÜCEL 8F 7 9 4,00 2 8 -0,67 1 3 0,00 4 14 -0,67 5 11 1,33 19 45 3,99 121,747 29 156 113961141713621

157 855 BARAN TOLGA DAĞ  7 13 2,67 5 5 3,33 4 6 2,00 1 9 -2,00 7 13 2,67 3 17 -2,67 27 63 6,00 120,960 2 157 114761149713710

158 453 DERVİŞKOCA 8H 11 9 8,00 3 7 0,67 3 7 0,67 0 10 -3,33 4 16 -1,33 4 15 -1,00 25 64 3,68 120,657 23 158 115051152613742

159 536 EFECAN ATMACA 8C 4 10 0,67 5 1 4,67 3 2 2,33 0 4 -1,33 2 5 0,33 4 9 1,00 18 31 7,67 120,560 19 159 115151153613753

160 1468 İBRAHİM YÜKSELİR 8G 11 9 8,00 4 6 2,00 5 5 3,33 1 9 -2,00 3 17 -2,67 4 16 -1,33 28 62 7,33 119,773 14 160 115961161713842

161 1847 SUDENAZ BAL 8D 5 10 1,67 3 4 1,67 6 4 4,67 5 15 0,00 19 33 8,01 119,150 18 161 116661168713916

162 654 NARİN YETER 8B 8 12 4,00 6 4 4,67 3 7 0,67 1 7 -1,33 2 14 -2,67 6 13 1,67 26 57 7,01 118,330 12 162 117511177314006

163 1599 MERT KEKLİKÇİ 8C 7 13 2,67 3 7 0,67 4 5 2,33 2 8 -0,67 6 14 1,33 4 16 -1,33 26 63 5,00 118,260 20 163 117601178214015

164 4018 İBRAHİM İBRAHİM 8C 6 11 2,33 4 5 2,33 4 4 2,67 3 9 0,00 2 8 -0,67 19 37 6,66 116,537 21 164 119631198514230

165 591 ELMAS BUDAK 8F 4 12 0,00 4 5 2,33 7 2 6,33 4 7 1,67 3 14 -1,67 22 40 8,66 116,500 30 165 119671198914234

166 1395 GÜRAY KURT 8E 5 7 2,67 6 2 5,33 1 1 0,67 4 16 -1,33 16 26 7,34 116,460 29 166 119731199514240

167 52 AYŞE POLAT 8D 5 14 0,33 1 8 -1,67 4 6 2,00 4 6 2,00 5 15 0,00 6 13 1,67 25 62 4,33 115,573 19 167 120741209614345

168 443 DAMLA PORSUK 8D 7 13 2,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 5 15 0,00 5 15 0,00 25 65 3,34 114,693 20 168 121611218314439

169 1301 KEVSER ASLAN 8C 6 14 1,33 3 7 0,67 2 5 0,33 4 6 2,00 6 14 1,33 4 16 -1,33 25 62 4,33 113,887 22 169 122411226314526

170 210 BERAT ĞEÇER 8B 10 10 6,67 8 2 7,33 2 8 -0,67 0 10 -3,33 3 17 -2,67 4 16 -1,33 27 63 6,00 113,080 13 170 123221234414612

171 293 BUKET İSPİR 8B 6 11 2,33 1 9 -2,00 4 6 2,00 3 7 0,67 5 15 0,00 5 15 0,00 24 63 3,00 112,763 14 171 123591238114650

172 488 ÜLKÜ ÖZLEM ÖZB* 8B 5 15 0,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 6 14 1,33 5 15 0,00 24 66 1,99 110,613 15 172 125541257614856

173 403 CENGİZ BOZKURT 8C 5 13 0,67 1 7 -1,33 3 4 1,67 3 0 3,00 3 2 2,33 1 11 -2,67 16 37 3,67 110,467 23 173 125741259614876

174 1843 ŞUDENUR EMRE 8B 4 16 -1,33 7 3 6,00 4 6 2,00 4 6 2,00 4 16 -1,33 6 14 1,33 29 61 8,67 110,400 16 174 125831260514886

175 1617 EREN MISIRLIOĞLU 8D 6 14 1,33 0 10 -3,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 6 14 1,33 5 15 0,00 22 68 -0,67 109,053 21 175 127171273915028

176 620 EMİNE GÜL 8E 7 13 2,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 4 16 -1,33 6 14 1,33 23 67 0,66 108,147 30 176 127941281615111

177 2059 AMANİ HASAN 8E 5 15 0,00 4 6 2,00 4 6 2,00 4 6 2,00 7 13 2,67 2 18 -4,00 26 64 4,67 106,293 31 177 129591298115286

178 1413 HASANHÜSEYİNPOLAT 8C 7 11 3,33 4 5 2,33 3 5 1,33 5 10 1,67 1 18 -5,00 20 49 3,66 105,933 24 178 129921301415320

179 315 BURHAN EFE YILDIRI 8D 4 16 -1,33 1 9 -2,00 3 7 0,67 1 2 0,33 4 16 -1,33 8 12 4,00 21 62 0,34 105,143 22 179 130641308615399

180 516 DURAN ŞAHAN 8C 9 10 5,67 5 5 3,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 16 -1,33 2 18 -4,00 26 63 5,00 104,930 25 180 130781310015417

181 4049 MUHAMMED HAZZURİ 8B 6 14 1,33 3 7 0,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 4 16 -1,33 6 14 1,33 23 67 0,67 103,320 17 181 132201324215571

182 524 İLAYDA ASLAN 8B 6 14 1,33 4 6 2,00 4 6 2,00 0 1 -0,33 3 17 -2,67 6 14 1,33 23 58 3,66 102,750 18 182 132771329915629

183 858 MUSTAFA BUDAK 8C 7 13 2,67 0 10 -3,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 5 15 0,00 4 16 -1,33 21 69 -1,99 99,440 26 183 135281355015903

184 394 ALİ KEREM KOÇMAN 8B 3 15 -2,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 5 4 3,67 2 16 -3,33 8 12 4,00 23 62 2,34 98,270 19 184 136211364315999

185 1791 SABRİCAN ER AĞ 8C 4 10 0,67 2 7 -0,33 2 3 1,00 1 14 -3,67 6 9 3,00 15 43 0,67 96,993 27 185 137141373616096

186 1831 ŞEYMA APAL 8B 4 16 -1,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 4 16 -1,33 6 14 1,33 21 59 1,33 96,807 20 186 137281375016112

187 179 GALYE ELHÜSEYİN 8B 8 11 4,33 0 10 -3,33 4 6 2,00 0 10 -3,33 4 12 0,00 1 12 -3,00 17 61 -3,33 94,993 21 187 138711389316260

188 1430 ZİYA TOSUNOGLU 8G 4 16 -1,33 7 3 6,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 5 15 0,00 3 17 -2,67 26 64 4,66 93,333 15 188 139761399816378
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GAZİANTEP ŞAHİNBEY Emire Mustafa Tezel Ortaokulu BİNOT - 8.SINIF - KURUMSAL DENEME - 2199 15352 15375 17875

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 9 6,56 5 5 3,15 5 4 3,85 4 4 2,72 4 9 1,01 8 10 4,14 35 41 21,43 179,140

Okul Ortalaması 10 9 6,46 5 5 3,14 5 4 4,13 4 5 2,34 4 10 0,44 8 11 4,05 35 43 20,56 174,580

KATILIMLAR

189 498 DÖNE NURÖ ZDEMİR 8C 5 15 0,00 3 7 0,67 6 4 4,67 4 6 2,00 2 18 -4,00 5 15 0,00 25 65 3,34 86,933 28 189 143571437916787

190 1733 NEHİR KARTAL 8G 7 13 2,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 5 5 3,33 3 17 -2,67 3 17 -2,67 22 68 -0,67 85,573 16 190 144401446216878

191 41 AYSİMANURYATMAZ 8A 10 10 6,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 2 18 -4,00 2 18 -4,00 22 68 -0,67 85,413 18 191 144461446816885

192 611 ADEMFURKANBULT 8E 4 16 -1,33 8 2 7,33 2 7 -0,33 3 7 0,67 3 17 -2,67 4 16 -1,33 24 65 2,34 82,247 32 192 146081463117057

193 931 DİLAN GEZER  5 15 0,00 10 0 10,00 3 7 0,67 4 6 2,00 3 17 -2,67 1 19 -5,33 26 64 4,67 75,800 3 193 148281485117296

194 1848 SUDE YILDIRIM 8C 3 16 -2,33 1 9 -2,00 0 10 -3,33 1 9 -2,00 4 16 -1,33 6 14 1,33 15 74 -9,66 73,423 29 194 148921491517368

195 4305 NASİM ELCUMA 8B 2 18 -4,00 0 10 -3,33 3 7 0,67 3 7 0,67 4 9 1,00 3 17 -2,67 15 68 -7,66 68,123 22 195 150251504817509

196 462 ŞEVVAL DAĞDEVİREN 8G 2 13 -2,33 2 7 -0,33 5 4 3,67 3 4 1,67 1 13 -3,33 3 14 -1,67 16 55 -2,32 66,123 17 196 150601508317545

197 975 EFE KORKMAZ 8F 3 16 -2,33 0 10 -3,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 4 16 -1,33 2 18 -4,00 13 76 -12,32 47,903 31 197 152301525317735

198 1711 MUSTAFA ŞAHAN 8G 3 17 -2,67 0 10 -3,33 1 9 -2,00 4 6 2,00 2 18 -4,00 4 16 -1,33 14 76 -11,33 47,613 18 198 152341525717739

199 0  0 0 0,00
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